证券代码：300690               证券简称：双一科技             公告编号：2019-024

山东双一科技股份有限公司

关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员

减持计划期限届满的公告

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日披露了《关于持股

5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》 （公告编号：2018-048），

公司股东鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）、江苏高科技产业投资有限公司

（以下简称“江苏高科投”），监事张俊霞女士、任玉升先生、董事赵福城先生和财务总监

冯好真女士计划以集中竞价或大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间为集中竞价交

易自公告之日起十五个交易日后六个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内，

其中鲁证创投减持股份数量不超过6,656,640股（占公司总股本的6%）；江苏高科投减持股

份数量不超过2,218,880股（占公司总股本的2%）；张俊霞女士减持股份数量不超过500,000

股（占公司总股本的0.45%）；任玉升先生减持股份数量不超过133,330股（占公司总股本的

0.12%）；赵福城先生减持股份数量不超过350,000股（占公司总股本的0.32%）；冯好真女

士减持股份数量不超过200,000股（占公司总股本的0.18%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至 2019 年 3 月 10 日上述

股东本次减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况：

股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公

积转增股本取得的股份。

1、鲁证创投减持公司股份计划的实施情况：

股东名称  减持方式  减持日期
减持股数

（股）

减持价格

（元/股）
减持比例

鲁证创投  集中竞价  2018年 9月 17 日 3,700  17.53  0.0033%

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2018年 9月 18 日 509,120  17.34  0.4589%

2018年 9月 19 日 520,000  17.39  0.4687%

2018年 9月 26 日 76,000  17.68  0.0685%

2018年 12月 19日 110,000  18.48  0.0991%

2018年 12月 20日 116,000  18.61  0.1046%

2018年 12月 21日 29,000  18.72  0.0261%

2018年 12月 24日 570,000  18.71  0.5138%

2018年 12月 26日 282,700  18.64  0.2548%

2019年 3月 5 日  400,000  17.94  0.3605%

合计  ‐  2,616,520   2.3584%

2、江苏高科投减持公司股份计划的实施情况：

股东名称  减持方式  减持日期
减持股数

（股）

减持价格

（元/股）
减持比例

江苏高科

投
集中竞价

2019年 2月 18 日 10,000  17.5  0.0090%

2019年 2月 19 日 30,000  17.45  0.0270%

2019年 2月 20 日 50,000  19.15  0.0451%

2019年 2月 21 日 96,000  20.14  0.0865%

2019年 2月 22 日 54,000  20.24  0.0487%

2019年 2月 26 日 30,200  20.26  0.0272%

2019年 3月 4 日  51,000  20.27  0.0459%

2019年 3月 5 日  50,000  20.74  0.0451%

2019年 3月 6 日  50,000  21.65  0.0451%

2019年 3月 7 日  47,800  22  0.0431%

2019年 3月 8 日  51,000  22.36  0.0459%

合计  ‐  520,000    0.4686%

3、任玉升先生减持公司股份计划的实施情况

姓名  减持方式  减持日期  减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总

股本比例

任玉升  集中竞价  2018年 11月 1日 19.81  133,200  0.1201%

4、冯好真女士减持公司股份计划的实施情况

股东名称  减持方式  减持日期
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

冯好真  集中竞价

2018年 11月 1日 19.87  26,000  0.0234%

2018年 11月 2日 20.21  31,000  0.0279%

2018年 11月 7日 19.46  2,000  0.0018%

2018年 11 月 12

日
19.90  6,000  0.0054%

2019年 2月 21  20.35  50,000  0.0451%

合计  ‐  ‐  ‐  115,000  0.1037%

5、张俊霞女士减持公司股份计划的实施情况

姓名  减持方式  减持日期  减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总

股本比例

张俊霞  大宗交易  2018年 8月 24日 19.50  500,000  0.4507%

6、赵福城女士减持公司股份计划的实施情况

姓名  减持方式  减持日期  减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总

股本比例

赵福城  大宗交易  2018年 8月 28日 19.50  350,000  0.3155%

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称  股份性质

本次减持前所持股份  本次减持后所持股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

鲁证创投  无限售流通股  8,688,000  7.8310%  6,071,480  5.4726%

江苏高科投  无限售流通股  8,000,000  7.2108%  7,480,000 6.7421%

任玉升

合计持有股份

数

533,477  0.4809%  400,277  0.3608%

其中：无限售

条件股份

133,369  0.1202%  169  0.0002%

有限售条件股

份

400,108  0.3606%  400,108  0.3606%

冯好真  合计持有股份

数

975,866  0.8796%  860,866  0.7759%

其中：无限售

条件股份

243,966  0.2199%  128,966  0.1162%

有限售条件股

份

731,900  0.6597%  731,900  0.6597%

张俊霞  合计持有股份

数

3,200,000  2.8843%  2,700,000  2.4337%

其中：无限售

条件股份

800,000  0.7211%  300,000  0.2704%

有限售条件股

份

2,400,000  2.1633%  2,400,000  2.1633%

赵福城  合计持有股份

数

1,892,134  1.7055%  1,542,134  1.3900%

其中：无限售

条件股份

473,033  0.4264%  123,033  0.1109%

有限售条件股

份

1,419,101  1.2791%  1,419,101  1.2791%

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

三、其他相关说明

1、鲁证创投、张俊霞女士、赵福城先生、冯好真女士、任玉升先生减持的实施符合《证

券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。

2、截至本公告日，鲁证创投、张俊霞女士、赵福城先生、冯好真女士、任玉升先生的

减持实施情况与已披露的减持计划和其相关承诺一致。

3、公司将持续关注鲁证创投、江苏高科投、张俊霞女士、赵福城先生、冯好真女士、

任玉升先生的实施进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、鲁证创投出具的《关于股份减持情况的告知函》；

2、赵福城先生出具的《关于股份减持情况的告知函》；

3、张俊霞女士出具的《关于股份减持情况的告知函》；

4、冯好真女士出具的《关于股份减持情况的告知函》；

5、任玉升先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日