证券代码：002584         证券简称：西陇科学       公告编号：2019-011

西陇科学股份有限公司

关于实际控制人终止减持计划的公告

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）收到实际控制

人提交的《关于终止股份减持的告知函》，因实际控制人实施减持计划的时间期

限届满，实际控制人终止减持计划，现将具体情况公告如下。

一、减持计划披露情况

（一）2018 年 7 月 7 日，公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露了《关

于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：

2018-071），因股东质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持，在公

告披露的 15 个交易日后的 6 个月内，黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦

杰【以下简称“实际控制人”】的质权人可能通过集中竞价交易减持公司股份合

计不超过公司总股本比例的 2%（在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持

股份的总数不得超过公司股份总数的 1%）。

（二）2018 年 8 月 28 日，公司在信息披露媒体及巨潮资讯网披露了《关于

控股股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-084），

实际计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2018 年 9 月 18 日

至 2019 年 3 月 17 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 9,291,328 股，占

本公司总股本比例 1.59%；在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过

公司股份总数的 1%。实际控制人计划在本减持股份的预披露公告发布之日起 2

个交易日后的六个月内（即 2018 年 8 月 30 日至 2019 年 2 月 28 日），以大宗交

易方式减持本公司股份不超过 23,408,657 股，占本公司总股本比例 4%；在任意

连续 90 个自然日内，大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

控股股东及实际控制人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

 二、实际控制人减持情况

    （一）2018 年 10 月 27 日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人被

动减持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-103），截至被动减持计划终止，

实际控制人在本次被动减持预披露的时间范围内未发生被动减持公司股份的情

形。

（二）截至本公告日，实际控制人在 2018 年 8 月 28 日披露的减持预披露计

划的时间范围内共减持公司股份14,520,216股，占公司总股本比例为2.4812%。

其中集中竞价交易减持 8,131,565 股，占公司总股本比例 1.3895%；大宗交易方

式减持 6,388,651 股，占公司总股本比例 1.0917%。具体如下：

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股）
减持比例

（%）
1

黄侦凯

集中竞价交易 2018年9月19日 6.27 759,539 0.13%

集中竞价交易 2018年9月20日 6.39 460,466 0.08%

集中竞价交易 2018年9月21日 6.19 178,870 0.0306%

黄伟波

大宗交易 2018年9月13日 5.94 834，700 0.14%

集中竞价交易 2018年9月19日 6.43 315,000 0.05%

集中竞价交易 2018 年 9 月 21 日 6.17 346,204 0.0592%

集中竞价交易 2018 年 9 月 25 日 6.06 305,117 0.0521%

集中竞价交易 2018 年 12 月 12 日 6.43 358,807 0.0613%

集中竞价交易 2018 年 12 月 13 日 6.45 521,231 0.0891%

集中竞价交易 2018 年 12 月 17 日 6.077 439,602 0.0751%

集中竞价交易 2018 年 12 月 18 日 6.251 408,066 0.0697%

集中竞价交易 2018 年 12 月 20 日 5.985 206,181 0.0352%

集中竞价交易 2018 年 12 月 21 日 6.429 300,000 0.0513%

集中竞价交易 2018 年 12 月 26 日 6.421 345,232 0.0590%

集中竞价交易 2018 年 12 月 27 日 6.289 300,091 0.0513%

集中竞价交易 2018 年 12 月 28 日 6.074 256,403 0.0438%

1 各分项比例与合计比例不一致的，系四舍五入保留小数所致。

大宗交易 2019 年 1 月 8日 5.45 953,495 0.1629%

大宗交易 2019 年 1 月 9日 5.48 766,967 0.1311%

大宗交易 2019 年 1 月 10 日 5.67 629,309 0.1075%

大宗交易 2019 年 1 月 16 日 5.91 524,829  0.0897%

大宗交易 2019 年 1 月 17 日 5.92 443,668  0.0758%

大宗交易 2019 年 1 月 18 日 5.76 379,376  0.0648%

集中竞价交易 2019 年 1 月 18 日 6.201 129,408  0.0221%

大宗交易 2019 年 1 月 21 日 5.58 315,705  0.0539%

集中竞价交易 2019 年 1 月 21 日 6.186 107,454  0.0184%

黄伟鹏

大宗交易 2018年9月13日 5.94 845,500 0.14%

集中竞价交易 2018年9月19日 6.46 218,719 0.04%

集中竞价交易 2018年9月20日 6.37 5000 —

集中竞价交易 2018 年 9 月 21 日 6.17 328,467 0.0561%

集中竞价交易 2018 年 9 月 25 日 6.1 286,255 0.0489%

集中竞价交易 2018 年 12 月 12 日 6.42 171,633 0.0293%

集中竞价交易 2018 年 12 月 13 日 6.42 231,851 0.0396%

集中竞价交易 2018 年 12 月 17 日 6.221 206,303 0.0353%

集中竞价交易 2018 年 12 月 18 日 6.181 193,890 0.0331%

集中竞价交易 2018 年 12 月 20 日 5.977 127,116 0.0217%

集中竞价交易 2018 年 12 月 21 日 6.406 174,026 0.0297%

集中竞价交易 2018 年 12 月 26 日 6.481 166,840 0.0285%

大宗交易 2019 年 1 月 8日 5.45 384,257 0.0657%

大宗交易 2019 年 1 月 9日 5.49 310,845 0.0531%

集中竞价交易 2019 年 1 月 10 日 6.282 99,400 0.0170%

集中竞价交易 2019 年 1 月 18 日 6.219 95,358  0.0163%

集中竞价交易 2019 年 1 月 21 日 6.18 89,036  0.0152%

合计 14,520,216 2.4812%

 三、实际控制人本次减持公司股份前后持股情况

预披露的减持计划实施前，实际控制人共持有公司股份 267,510,635 股，占

公司总股本比例为 45.71%。减持计划实施后，实际控制人共持有公司股份

252,990,419 股，占公司总股本比例为 43.23%。

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(万股)

占总股

本比例

(%)

股数(万股)
占总股本

比例(%)
2

黄伟波

合计持有股份 9239.1135 15.78% 8320.429 14.22%

其中：无限售条件股份 1741.25 2.97% 1761.3414 3%

高管锁定股 7497.8635 12.81% 6559.0876 11.21%

黄伟鹏

合计持有股份 7253.75 12.4% 6860.3004 11.72%

其中：无限售条件股份 1813.4375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.1% 1641.6579 2.80%

高管锁定股 5440.3125 9.3% 5218.6425 8.92%

黄少群

合计持有股份 7450 12.73% 7450 12.73%

其中：无限售条件股份 1862.5 3.18% 1862.5 3.18%

高管锁定股 5587.5 9.55% 5587.5 9.55%

黄侦凯

合计持有股份 1283.45 2.19% 1143.5625 1.95%

其中：无限售条件股份 139.8875 0.24% 285.8906 0.49%

高管锁定股 1143.5625 1.95% 857.6719 1.47%

黄侦杰

合计持有股份 1524.75 2.61% 1524.75 2.61%

其中：无限售条件股份 381.1875 0.65% 381.1875 0.65%

高管锁定股 1143.5625 1.95% 1143.5625 1.95%

四、其他相关说明

1．实际控制人减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持行为符合

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规

及规范性文件的规定。

2．本次减持计划终止后，实际控制人共持有公司股份 252,990,419 股，占

2分项比例与合计比例不一致的，系四舍五入保留小数所致。

公司总股本比例为 43.23%，黄氏家族仍为公司控股股东、实际控制人。

3. 本次减持计划期限期满，本终止公告披露后，实际控制人本次减持计划

终止实施。

备查文件：

1、实际控制人关于终止股份减持的告知函

特此公告

               西陇科学股份有限公司

                                            董事会

                                                      2019年3月19 日