证券代码：300685      证券简称：艾德生物      公告编号：2019-034

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

特别提示：

本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生

变更。

一、本次权益变动的基本情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）

近日收到公司股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙

岩鑫莲鑫”）出具的《简式权益变动报告书》，2018年8月10日至2019年3月

29日期间，龙岩鑫莲鑫通过集中竞价方式和大宗交易方式累计减持艾德生物股

份4,539,573股。本次权益变动后，截至本公告日，龙岩鑫莲鑫持有艾德生物股

份7,200,027股，占公司总股本5.00%。具体情况如下：

1、本次权益变动情况

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

占总股本比

例（%）

福 建 省

龙 岩 市

鑫 莲 鑫

投 资 合

伙 企 业

（ 有 限

合伙）

大宗

交易

2018 年 8 月 10 日 46.94 532,500 0.3698%

2018 年 8 月 13 日 47.52 420,000 0.2917%

2018 年 8 月 21 日 47.19 812,000 0.5639%

2019 年 3 月 27 日 47.78 450,000 0.3125%

集中

竞价

2018 年 8 月 24 日 56.67 50,000 0.0347%

2018 年 8 月 27 日 57.43 309,790 0.2151%

2018 年 8 月 28 日 57.51 240,160 0.1668%

2018 年 8 月 29 日 56.68 64,100 0.0445%

2018 年 9 月 3 日 56.57 266,420 0.1850%

2018 年 9 月 4 日 57.07 116,260 0.0807%

2018 年 9 月 5 日 57.39 51,420 0.0357%

股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信

息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2018 年 9 月 7 日 56.66 247,360 0.1718%

2018 年 9 月 10 日 56.86 90,033 0.0625%

2018 年 9 月 11 日 57.89 4,363 0.0030%

2018 年 11 月 29 日 49.00 10,000 0.0069%

2018 年 12 月 3 日 49.15 224,500 0.1559%

2018 年 12 月 11 日 46.48 7,900 0.0055%

2018 年 12 月 13 日 47.15 76,900 0.0534%

2018 年 12 月 13 日 46.95 14,100 0.0098%

2018 年 12 月 24 日 41.41 79,000 0.0549%

2018 年 12 月 25 日 42.27 75,000 0.0521%

2018 年 12 月 27 日 42.14 47,800 0.0332%

2019 年 1 月 4 日 40.87 162,488 0.1128%

2019 年 1 月 9 日 39.31 73,600 0.0511%

2019 年 1 月 18 日 38.88 68,679 0.0477%

2019 年 1 月 21 日 40.59 1,700 0.0012%

2019 年 3 月 27 日 55.02 16,300 0.0113%

2019 年 3 月 28 日 54.78 300 0.0002%

2019 年 3 月 29 日 54.81 26,900 0.0187%

合  计 4,539,573 3.1525%

2、本次权益变动前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

持股数量

（股）

占总股本

比例（%）

持股数量

（股）

占总股本

比例（%）

福建省龙

岩市鑫莲

鑫投资合

伙企业（有

限合伙）

合计持有股份 11,739,600 8.15 7,200,027 5.00

其中：无限售条件股份 11,739,600 8.15 7,200,027 5.00

      有限售条件股份 0 0 0 0

二、其他相关说明

1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权

发生变更。

2、信息披露义务人龙岩鑫莲鑫已履行权益变动报告义务，具体内容详见同

日公告的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

龙岩鑫莲鑫出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

         厦门艾德生物医药科技股份有限公司

            董 事 会

                                            2019年4月1日