股票简称： 银亿股份                  股票代码：000981              公告编号：2019-047

银亿股份有限公司

关于控股股东部分股份被动减持的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 2 日披露了

《控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-029），

即自 2019 年 3 月 1 日起，宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）

的银河证券信用账户预计在连续三个月内可能被动减持公司 40,279,898

股。

公司收到控股股东银亿控股的通知，自 2019 年 3 月 1 日起至 2019 年

4 月 15 日收盘，银亿控股的银河证券信用账户被动减持数量累计已达

33,398,698 股，具体情况如下：

一、本次被动减持情况

1、本次被动减持基本情况

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持均价

（元/股）

减持股份数量

（股）

成交金额

（万元）

占总股本

比例(%)

银亿

控股

集中

竞价

2019 年 3月 5 日

至 2019年 4月 15日
4.3592 33,398,698  14,559.05  0.83

2、被动减持前后持股情况

股东

名称

股份性质

账户性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

银亿控股
无限售流

通股

普通账户 716,303,413 17.78 716,303,413  17.78

信用账户 90,777,220 2.25 57,378,522  1.42

合计 807,080,633 20.04 773,681,935  19.21

本 次 减 持 前 ， 银 亿 控 股 及 其 一 致 行 动 人 共 持 有 公 司 股 份

2,962,537,486 股（其中信用账户持有公司股份 106,302,520 股），占公

司总股本的 73.55%。

本 次 减 持 后 ， 银 亿 控 股 及 其 一 致 行 动 人 共 持 有 公 司 股 份

2,929,138,788 股（其中信用账户持有公司股份 72,903,822 股），占公

司总股本的 72.72%。

二、累计被动减持情况

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持均价

（元/股）

减持股份数

量（股）

成交金额

（万元）

占总股本

比例(%)
相关披露情况

银亿

控股

集中

竞价

2018 年 11月 30 日

至 2018 年 12 月 3 日
3.7268 10,128,288 3,774.65 0.25%

《关于控股股东部分股

份被动减持的公告》（公

告编号 2018-168）

2018 年 12月 4 日

至 2018年 12月 26日
3.7506 26,337,904 9,878.22 0.65%

《关于控股股东部分股

份被动减持情况暨可能

存在被动减持风险的提

示性公告》（公告编号

2018-170）

2018 年 12月 27 日

至 2019 年 1月 2 日
3.1641  1,033,806  327.11 0.03%

2019 年 1月 3 日

至 2019 年 1月 24 日
3.0473  2,378,031  724.66 0.06%

《关于控股股东部分股

份被动减持计划的预披

露公告》（公告编号

2019-003）

2019 年 1月 25 日

至 2019 年 3月 5 日
2.9505  391,969  115.65 0.01%

2019 年 3月 5 日

至 2019 年 3月 22 日
4.2281 22,924,356  9,692.63 0.57% 《控股股东部分股份被

动减持计划的预披露公

告》（公告编号

2019-029）

2019 年 3月 23 日

至 2019 年 4月 15 日
4.6487  10,442,724  4,854.46  0.26%

其中，2018 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 3 日、2018 年 12 月 4 日至

2018 年 12 月 26 日、2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 24 日、2019 年 3 月

5 日（仅包括公告 2019-029 披露的被动减持计划减持股数）至 2019 年 3

月 22 日共减持公司股份数量为 61,768,579 股，占公司总股本的 1.53%。

三、其他相关说明

1、控股股东部分股份被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生

直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。

2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份被动减持的后续进

展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时

报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信

息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、银亿控股出具的《告知函》；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                        银亿股份有限公司

                                         董 事 会

                                            二Ｏ一九年四月十七日