乐心医疗 2019 年公告

证券代码：300562          证券简称：乐心医疗         公告编号：2019-046

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于股东、董事、监事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告

首次公开发行前持股的股东正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）（原中山市

汇康股权投资合伙企业（有限合伙））及正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）（原

中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙））保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、公司股东中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙）因地址搬迁、变更合伙企

业名称等事项办理了工商变更，变更后合伙企业名称为正安县汇康企业管理服务中心

（有限合伙）（以下简称“正安汇康”）。

2、公司股东中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）因地址搬迁、变更合伙企

业名称等事项办理了工商变更，变更后合伙企业名称为正安县协润企业管理服务中心

（有限合伙）（以下简称“正安协润”）。

3、公司股东正安汇康的有限合伙人潘农菲、梁启光及正安协润的有限合伙人万卫

东为广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简

称“股权激励计划”）首次授予的激励对象，潘农菲通过正安汇康间接持有公司的 703,934

股股份、梁启光通过汇康投资间接持有公司的 672,230 股股份及万卫东通过正安协润间

接持有公司的441,567股股份将不因正安汇康、正安协润本次减持公司股份而进行减持。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日披露

了《关于股东、董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：

2018-079），减持计划披露了公司股东沙华海先生以集中竞价或大宗交易方式减持其直

接持有本公司股份不超过 1,350,000 股（占本公司总股本比例 0.72%），减持期间为自

减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内进行（即自 2018 年 11 月 05 日至

2019 年 05 月 03 日）。公司股东正安汇康以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不
超过 2,352,000 股（占本公司总股本比例 1.25%），减持期间为自减持计划公告发布之

日起十五个交易日后的六个月内进行（即自 2018 年 11月 05日至 2019 年 05月 03日）。

公司股东正安协润以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,016,000 股（占

本公司总股本比例 1.07%），减持期间为自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的

六个月内进行（即自 2018 年 11 月 05 日至 2019 年 05 月 03 日）。

    2019 年 04 月 25 日，公司收到股东沙华海先生、正安汇康及正安协润出具的《股份

减持计划实施完成告知函》，截至 2019 年 04 月 25 日，沙华海先生以集中竞价交易方

式减持其直接持有本公司股份数量累计为 1,296,600 股，占公司总股本的 0.6831%，其

减持计划已完成。正安汇康以集中竞价交易方式减持其直接持有本公司股份数量累计为

2,351,934 股，占公司总股本的 1.2392%，其减持计划已完成。正安协润以集中竞价交

易方式减持其直接持有本公司股份数量累计为 2,016,000 股，占公司总股本的 1.0622%，

其减持计划已完成。

    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有

关规定，在减持时间区间内，董监高人员减持完成，应当披露减持进展情况。

一、股东减持情况

1、股份减持的基本情况

（1）股东沙华海先生减持情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

沙华海

集中竞价交易 2018 年 11 月 5 日 11.242 50,000 0.0263

集中竞价交易 2018 年 11 月 6 日 11.232 31,300 0.0165

集中竞价交易 2018 年 11 月 7 日 11.719 58,700 0.0309

集中竞价交易 2018 年 11 月 8 日 11.312 40,000 0.0211

集中竞价交易 2018 年 11 月 9 日 11.125 26,200 0.0138

集中竞价交易 2018年11月12日 11.276 118,800 0.0626

集中竞价交易 2018年11月13日 11.574 75,000 0.0395

集中竞价交易 2018年11月14日 11.71 34,000 0.0179

集中竞价交易 2018年11月15日 11.753 106,000 0.0558

集中竞价交易 2018年11月16日 12.129 30,000 0.0158

集中竞价交易 2018年11月19日 11.883 60,000 0.0316

集中竞价交易 2018年11月20日 12.03 40,000 0.0211

集中竞价交易 2018年11月21日 11.708 40,000 0.0211

集中竞价交易 2018年11月22日 12.08 60,000 0.0316

集中竞价交易 2018 年 12 月 4 日 11.348 60,000 0.0316

集中竞价交易 2018 年 12 月 6 日 11.139 40,000 0.0211

集中竞价交易 2018年12月26日 10.376 80,000 0.0422

集中竞价交易 2018年12月27日 10.186 81,800 0.0431

集中竞价交易 2018年12月28日 9.933 62,000 0.0327

集中竞价交易 2019 年 1 月 8 日 10.575 47,000 0.0248

集中竞价交易 2019 年 1 月 9 日 11.646 36,500 0.0192

集中竞价交易 2019 年 1 月 10 日 11.028 28,900 0.0152

集中竞价交易 2019 年 1 月 11 日 10.73 23,000 0.0121

集中竞价交易 2019 年 1 月 14 日 10.72 19,000 0.0100

集中竞价交易 2019 年 1 月 15 日 10.86 15,600 0.0082

集中竞价交易 2019 年 1 月 16 日 10.834 12,900 0.0068

集中竞价交易 2019 年 1 月 17 日 10.62 10,800 0.0057

集中竞价交易 2019 年 1 月 18 日 10.63 9,100 0.0048

大宗交易 - - - -

合  计 - - 1,296,600 0.6831

（2）股东正安汇康减持情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

正安县汇康

企业管理服

务中心（有限

合伙）

集中竞价交易 2019 年 1 月 2 日 9.8016 428,400 0.2257

集中竞价交易 2019 年 1 月 8 日 10.9912 1,071,000 0.5643

集中竞价交易 2019 年 2 月 19 日 11.226 390,634 0.2058

集中竞价交易 2019 年 4 月 24 日 13.272 461,900 0.2434

合  并 2,351,934 1.2392

（3）股东正安协润减持情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

正安县协润

企业管理服

务中心（有限

合伙）

集中竞价交易 2018 年 12 月 27 日 10.265 389,529 0.2052

集中竞价交易 2018 年 12 月 28 日 9.945 443,271 0.2335

集中竞价交易 2019 年 1 月 4 日 9.783 500,000 0.2634

集中竞价交易 2019 年 1 月 7 日 9.919 417,200 0.2198

集中竞价交易 2019 年 1 月 8 日 11.03 50,000 0.0263

集中竞价交易 2019 年 2 月 19 日 11.164 88400 0.0466

集中竞价交易 2019 年 4 月 24 日 13.375 127600 0.0672

合  并 2,016,000 1.0622

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

沙华海

合计持有股份 10,962,101 5.8062 8,520,287 4.4891

其中：

无限售条件股份
10,962,101 5.8062 4,400,567 2.3186

有限售条件股份 0 0 4,119,720 2.1706

正安县汇

康企业管

理服务中

心（有限合

伙）

合计持有股份 9,408,000 4.9831 7,056,066 3.7177

其中：

无限售条件股份
9,408,000 4.9831 7,056,066 3.7177

有限售条件股份 0 0 0 0

正安县协

润企业管

理服务中

心（有限合

伙）

合计持有股份 8,064,000 4.2712 6,048,000 3.1866

其中：

无限售条件股份
8,064,000 4.2712 6,048,000 3.1866

有限售条件股份 0 0 0 0

    注1：公司股东沙华海本次减持前直接和间接合计持本公司股份10,962,101股，其中，直接持有

公司股份5,416,320股，通过正安汇康间接持有公司股份5,545,781股；本次减持完成后其直接和间

接合计持本公司股份8,520,287股，其中，直接持有公司股份4,119,720股，通过正安汇康间接持有

公司股份4,400,567股。公司于2019年02月21日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了

董事会换届选举的相关议案，因任期届满，公司第二届董事会非独立董事沙华海不再担任公司非独

立董事及副总经理，相关法律法规的规定及相关承诺，沙华海换届离任后6个月内不转让其所持有的

公司股份。

    注2：正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）由执行事务合伙人欧高良（本公司监事），有

限合伙人沙华海（本公司前任董事、副总经理）、梁启光（本公司前任副总经理）、潘农菲（本公

司董事、副总经理）、黄瑜（本公司前任副总经理）及其他员工等合伙人共同出资设立。

    注3：正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）由执行事务合伙人麦炯章（本公司董事、总经

理），有限合伙人欧高良（本公司前任监事）、钟前荣（本公司监事）、周甜（本公司监事）、万

卫东（本公司前任副总经理）、许迎丰（本公司前任副总经理）及其他员工等合伙人共同出资设立。

    注4：公司于2018年10月12日披露了《关于股东、董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预

披露公告》，本次减持计划实施前公司总股本为188,800,000股。因公司实施了2018年股票期权与限

制性股票激励计划并完成了股票期权和限制性股票的首次授予登记工作，授予的股票期权登记时间

为2019年01月18日，授予的限制性股票上市日期为2019年01月18日，公司总股本变更为189,797,349

股。本次减持计划实施前后，各股东所持股份占总股本比例的差异系上述股本变动原因造成。

    注5：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾

数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、其他相关说明

1、本次公司股东、董事、监事、高级管理人员股份减持计划减持计划未违反《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法

规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次减持数量在减持计划范围内，公司股东沙华海先生、正安汇康及正安协润

减持已完成。上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和

持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、沙华海先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》；

2、正安汇康出具的《股份减持计划实施完成告知函》；

3、正安协润出具的《股份减持计划实施完成告知函》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

                                              董事会

                                                二〇一九年四月二十六日