万马科技股份有限公司 关于公司部分董监高股份减持计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月9日发布了《关 于持股 5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》 (2019-001),其中公司董事盛涛先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日 后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过670,000股(占 公司总股本比例为 0.5%),公司副董事长兼总经理杨义谦先生计划自上述公告 发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司 股份不超过 670,000 股(占公司总股本比例为 0.5%),公司监事姜燕军先生自 上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 75,075 股(占公司总股本比例为 0.0560%), 公司监事邵国江先生 自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公 司股份不超过 75,075 股(占公司总股本比例为 0.0560%), 公司副总经理翁林 炜先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易 方式减持公司股份不超过112,612股(占公司总股本比例为0.0840%),公司副 总经理徐亚国先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集 中竞价交易方式减持公司股份不超过94,219股(占公司总股本比例为0.0703%), 公司副总经理马雅军女士计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月 内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 94,219 股(占公司总股本比例为 0.0703%), 具体内容详见上述公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 (证监会公告(2017)9号)以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,在减持时间区间内,董监高在减

持数量过半、减持时间过半及减持完毕或减持区间结束但未减持完毕时,应当披露减持进展情况。

截至 2019 年 4 月 29 日,预披露减持计划的减持区间结束,公司收到姜燕军 先生、翁林炜先生、徐亚国先生、马雅军女士出具的《关于公司股份减持计划进 展情况的告知函》(股东盛涛先生、杨义谦先生、邵国江先生已公告减持完毕)。 截止本公告披露日,盛涛先生、杨义谦先生、姜燕军先生、邵国江先生、翁林炜 先生、徐亚国先生、马雅军女士已通过集中竞价交易方式按照减持预披露公告进 行减持,具体减持情况如下:

一、股东减持情况

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数	减持占总
			(元/股)	(股)	股本比例
盛涛	竞价交易	2019年3月5日	17. 734	257, 200	0. 1919%
	竞价交易	2019年3月11日	18. 029	252, 600	0. 1885%
	竞价交易	2019年3月19日	17. 859	160,000	0. 1194%
	竞价交易	2019年3月22日	17. 970	200	0. 0001%
		670,000	0. 5000%
杨义谦	竞价交易	2019年2月11日	15. 091	98,000	0. 0731%
	竞价交易	2019年2月12日	15. 129	172, 000	0. 1284%
	竞价交易	2019年2月13日	15. 436	75, 300	0. 0562%
	竞价交易	2019年2月14日	15. 573	78,000	0. 0582%
	竞价交易	2019年2月15日	15. 631	165, 500	0. 1235%
	竞价交易	2019年3月5日	17. 597	80,000	0. 0597%
	竞价交易	2019年3月21日	18. 100	1,000	0. 0007%
	竞价交易	2019年3月22日	17. 830	200	0. 0001%
		670,000	0. 5000%
姜燕军	竞价交易	2019年3月5日	18. 011	10,000	0. 0075%
	竞价交易	2019年3月21日	18. 080	20,000	0. 0149%
	竞价交易	2019年4月29日	20. 800	5, 000	0. 0037%

		35, 000	0. 0261%
邵国江	竞价交易	2019年3月21日	18. 050	15, 075	0. 0113%
	竞价交易	2019年3月22日	18. 081	60, 000	0. 0448%
		75, 075	0. 0560%
翁林炜	竞价交易	2019年3月20日	17. 800	7, 600	0. 0057%
	竞价交易	2019年3月21日	18.064	12, 400	0. 0093%
	竞价交易	2019年3月22日	18. 134	40,000	0. 0299%
	竞价交易	2019年4月26日	20. 012	32, 600	0. 0243%
	竞价交易	2019年4月29日	20. 752	20, 012	0. 0149%
		112, 612	0. 0840%
徐亚国	竞价交易	2019年4月29日	21. 100	94, 219	0. 0703%
		94, 219	0. 0703%
马雅军	竞价交易	2019年3月13日	18. 524	9, 219	0. 0069%
	竞价交易	2019年4月26日	20. 041	35, 000	0. 0261%
		44, 219	0. 0330%
		1, 701, 125	1. 2695%

2、本次减持前与减持后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数(股)	占总股本	股数(股)	占总股本
			比例		比例
盛涛	股份总数	32, 535, 200	24. 2800%	31, 865, 200	23. 7800%
	其中: 无限售 条件流通股	8, 133, 800	6. 0700%	7, 463, 800	5. 5700%
	有限售条件 流通股	24, 401, 400	18. 2100%	24, 401, 400	18. 2100%
杨义谦	股份总数	6, 700, 000	5. 0000%	6, 030, 000	4. 5000%
	其中: 无限售 条件流通股	1, 675, 000	1. 2500%	1, 005, 000	0. 7500%
	有限售条件 流通股	5, 025, 000	3. 7500%	5, 025, 000	3. 7500%
姜燕军	股份总数	300, 298	0. 2241%	265, 298	0. 1980%

	其中: 无限售条件流通股	75, 075	0. 0560%	40, 075	0. 0299%
	有限售条件 流通股	225, 223	0. 1681%	225, 223	0. 1681%
	股份总数	300, 298	0. 2241%	225, 223	0. 1681%
邵国江	其中: 无限售 条件流通股	75, 075	0. 0560%	0	0.00%
	有限售条件 流通股	225, 223	0. 1681%	225, 223	0. 1681%
	股份总数	450, 448	0. 3362%	337, 836	0. 2521%
翁林炜	其中: 无限售 条件流通股	112, 612	0. 0840%	0	0.00%
	有限售条件 流通股	337, 836	0. 2521%	337, 836	0. 2521%
	股份总数	376, 875	0. 2813%	282, 656	0. 2109%
徐亚国	其中: 无限售 条件流通股	94, 219	0. 0703%	0	0.00%
	有限售条件 流通股	282, 656	0. 2109%	282, 656	0. 2109%
	股份总数	376, 875	0. 2813%	332, 656	0. 2483%
马雅军	其中: 无限售 条件流通股	94, 219	0. 0703%	50, 000	0. 0373%
	有限售条件 流通股	282, 656	0. 2109%	282, 656	0. 2109%

二、其他相关说明

- 1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
- 2、上述股东减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露,具体内容详见 2019 年 1 月 9 日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的《关于持股 5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

截至本公告日, 预减持公告中披露的减持人员盛涛先生、杨义谦先生、邵国

江先生、翁林炜先生、徐亚国先生本次拟减持股票已全部减持完毕,姜燕军先生、马雅军女士因工作较繁忙未全额减持预告数量。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构 及持续经营产生影响。

三、报备文件

- 1、姜燕军先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》;
- 2、翁林炜先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》;
- 3、徐亚国先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》;
- 4、马雅军女士出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。特此公告。

万马科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日