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	1、根据深圳证券交易所《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019]265号），公司股票将自2019年5月13日起暂停上市。
	2、公司股票暂停上市后，如公司出现《创业板上市规则》13.4.1规定相关情形，公司股票存在被终止上市的风险。
	3、公司股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，同时披露股票可能存在终止上市的风险提示公告。请广大投资者关注投资风险。
	乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于2019年5月10日收到深圳证券交易所《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019]265号），公司股票将自2019年5月13日起暂停上市，现将相关情况公布如下：
	一、公司股票暂停上市的基本情况
	1、股票种类：A股
	2、股票简称：乐视网
	3、证券代码：300104
	4、暂停上市起始日期：2019年5月13日
	二、股票暂停上市决定的主要内容
	“你公司2018年年度报告显示，你公司2018年年末经审计的净资产为负值。根据《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》13.1.1条的规定以及本所上市委员会的审核意见，本所决定你公司股票自2019年5月13日起暂停上市。”
	三、股票可能被终止上市的风险提示
	1、根据《创业板股票上市规则》第13.4.1条的规定，因最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负被深圳证券交易所暂停上市后，出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交易：
	1）、未能在法定披露期限内披露暂停上市后首个年度报告；
	2）、暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
	3）、暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值；
	4）、暂停上市后首个年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
	5）、未能在首个年度报告披露后的五个交易日内提出恢复上市申请；
	6）、恢复上市申请未被受理或恢复上市申请未被审核同意；
	7）、公司最近三十六个月内累计受到本所三次公开谴责；
	8）、公司被依法强制解散或被法院宣告公司破产。
	2、公司因涉嫌信息披露违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查，若调查结果公司存在违法行为触及重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票可能存在终止上市的风险。
	四、公司已采取措施及未来重点解决问题
	六、其他事项