证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2019-090

债券代码：128036         债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

  关于股东持有公司股份变动后持股比例低于 5%的权益变

动提示性公告

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019

年 6 月 3 日收到公司股东蔡长兴先生股份减持的通知及简式权益变动报告书。蔡

长兴先生持有的本公司股份因公司可转债转股股本增加被动稀释，2017 年 12 月

8 日至 2019 年 5 月 29 日通过集中竞价交易或大宗交易方式累计减持公司股份

6,478,600 股，以及 2015 年、2016 年业绩承诺未实现回购注销合计 2,141,357

股之影响，其持有本公司股份的比例已低于 5%。本次权益变动前，蔡长兴先生

持有公司股份 30,126,087 股，占变动前公司总股本的 7.8623%，本次权益变动

后，蔡长兴先生持有公司股份 21,506,130 股，占变动后公司总股本的 4.9750%，

截至 2019 年 5 月 31 日蔡长兴先生不再为公司持股 5%以上股东。具体情况如下：

一、股东本次权益变动的基本情况

股 东

名称

时间 股份变动数

（股）

变动后持股

数量（股）

股份变动

比例

变动后持

股比例

公司总股本

（股）

持股比例变动原因

2016.7.26 -1,893,895 28,232,192 -0.4492% 7.4131% 380,842,772 2015 年业绩承诺未

实现，回购注销

2017.8.21 -247,462 27,984,730 -0.0591% 7.3540% 380,538,204 2016 年业绩承诺未

实现，回购注销

2017.12.8-

2017.12.28

-2,150,000 25,834,730 -0.565% 6.7890% 380,538,204 以大宗交易方式减持

公司股份合计 215 万

股

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

蔡 长

兴

2019.3.27 -1,000,000 24,834,730 -0.4409% 6.3481% 391,216,547 以大宗交易方式减持

公司股份 100 万股，

同时因可转债转股公

司总股本增加，持股

比例被动稀释

2019.4.1 -600,000 24,234,730 -0.1534% 6.1947% 391,218,521 以大宗交易方式减持

公司股份 60 万股，同

时因可转债转股公司

总股本增加，持股比

例被动稀释

2019.4.4-2

019.5.29

-2,728,600 21,506,130 -1.1876% 5.0071% 429,510,577 以集中竞价方式累计

减持公司股份 272.86

万股，同时因可转债

转股公司总股本增

加，持股比例被动稀

释

2019.5.30-

2019.5.31

0 21,506,130 -0.0321% 4.9750% 432,284,867 因可转债转股，公司

总股本增加，持股比

例被动稀释

备注：1、公司于 2015 年 11 月 18 日收到中国证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限

公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605 号），

核准公司向蔡长兴发行 30,126,087 股股份、向蔡亚玲发行 2,317,391 股股份、向深圳市众

富盈邦投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众富盈邦”）发行 4,634,782 股股份购买深

圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%股权，核准公司向金新农 2015

年第一期员工持股计划和陈俊海等6人非公开发行不超过35,895,459 股新股募集本次发行

股份购买资产的配套资金。该股份于 2015 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市，股份性质

为有限售条件的流通股。公司总股本由 310,200,000 股变更至 383,173,719 股。

2、交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦关于盈华讯方 2015 年度、2016 年度的业绩承诺均

未能实现，公司回购并注销交易对方应补偿的股份数合计 2,635,515 股（其中 2016 年回购

注销 2,330,947 股，2017 年回购注销 304,568 股）。其中蔡长兴先生分别被回购注销

1,893,895 股及 247,462 股，合计 2,141,357 股。

3、2017 年 12 月 8 日至今 2019 年 5 月 29 日蔡长兴先生以大宗交易方式累计减持公司股份

375 万股，以集中竞价交易方式累计减持公司股份 272.86 万股，合计减持公司股份 647.86

万股。

4、公司于 2018 年 3 月 7 日公开发行了 6.5 亿元可转换公司债券（债券简称“金农转债”、

债券代码“002548”），并于 2018 年 9 月 17 日进入转股期，截止 2019 年 5 月 31 日公司可

转债累计转股 51,746,663 股，公司总股本由转股前 380,538,204 股增加至 432,284,867 股，

蔡长兴先生持有公司的股份被动稀释。

二、本次权益变动前后股东持股情况

股东名称 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况

持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）

蔡长兴

有限售条

件流通股

30,126,087 7.8623% 19,376,047 4.4822%

无限售条

件流通股

0 0 2,130,083 0.4927%

合计 30,126,087 7.8623% 21,506,130  4.9750%

备注：变动前持股比例为占 2015 年 12 月 23 日公司总股本比例；变动后持股情况为占

2019 年 5 月 31 日公司总股本比例。

三、股东承诺及履行情况

公司股东蔡长兴先生在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易实施情况暨新增股份上市公告书》及《关于股份锁定的承诺函》中承诺：通过

本次交易所取得的上市公司的股份自取得标的股份上市之日起锁定 12 个月后可

解锁其持有的标的股份总额的三分之一，剩余三分之二的股份继续锁定 24 个月。

期满之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。同时蔡长兴先生于 2015 年 5

月 21 日签署的《业绩补偿协议》中承诺：深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以

下简称“盈华讯方”）2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性

损益后的归属于母公司净利润将分别不低于 4,100 万元、5,000 万元、6,000 万

元。其中 2015 年、2016 年盈华讯方业绩承诺完成率分别为 84.95%及 98.39%，

未实现业绩承诺，蔡长兴先生累计应补偿的股份总数为 2,141,357 股，上述股份

公司已完成回购注销；2017 年业绩承诺完成率为 106.05%，实现业绩承诺。蔡长

兴先生在 2018 年 10 月 11 日与公司签订的《股权转让协议》中承诺：盈华讯方

2018 年净利润不低于 5,500 万元人民币、2019 年净利润不低于 6,300 万元人民

币、2020 年净利润不低于 7,200 万元人民币。该承诺尚在履行中。

蔡长兴先生所持本公司股份的三分之一已于 2016 年 12 月 23 日解除限售，

其余部分已于 2018 年 12 月 24 日起全部解除限售。蔡长兴先生严格履行了所作

承诺，本次减持股份事项不存在违反其股份锁定承诺的情况。

蔡长兴先生承诺在任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总

数不得超过公司股份总数的 1%，以大宗交易减持方式减持股份的总数不得超过

公司股份总数的 2%的规定；且在股份限制转让期间届满后 12 个月内通过集中竞

价交易方式减持的股份总数，不得超过其持有的该次非公开发行股份的 50%。

蔡长兴先生的本次减持不存在违背相关承诺的情形。

四、其他说明

1、在本次减持股份期间，蔡长兴先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上

市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持的股东不属于公司控股股东，本次减持行为的实施不会导致公

司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本次权益变动前，蔡长兴先生持有公司股份 30,126,087 股，占变动前公

司总股本的 7.8623%；本次权益变动后，蔡长兴先生持有公司股份 21,506,130 股，

占变动后公司总股本的 4.9750%，不再为公司持股 5%以上股东。

4、经在最高人民法院网查询，截至本公告日，蔡长兴不属于失信被执行人。

5、本次权益变动报告详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

1、《蔡长兴减持公司股份通知书》

2、《简式权益变动报告书》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日