证券代码：002861    证券简称：瀛通通讯   公告编号：2019-056

瀛通通讯股份有限公司

关于股东减持公司股份的提示性公告

本公司股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰

股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）保证

向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

2019 年 7 月 8 日，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或者“公

司”）收到股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创

恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、

深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）于 2019

年 7 月 8 日出具的《关于减持瀛通通讯股份有限公司股份的减持计划告知函》（以

下简称“告知函”）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规，现将有关情况公告如下：

一、股份减持的基本情况

达晨创恒持有公司股份 57.00 万股，占公司股份总数的 0.46%；达晨创泰持

有公司股份 60.00 万股，占公司股份总数的 0.49%；达晨创瑞持有公司股份 57.00

万股，占公司股份总数的 0.46%。达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有公司

174.00 万股，占总股本比例 1.42%。

现因达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞自身的资金安排需求，达晨创恒、达晨

创泰、达晨创瑞拟通过大宗交易、集中竞价的方式减持所持公司股份，现将具体
减持计划告知如下：

1、减持股东名称：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达

晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）。

2、减持原因：自身资金安排需求。

3、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。

4、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计减持股份数量合

计将不超过 1,740,000 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变

动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 1.42%。其中，达

晨创恒预计减持股份数量 57.00 万股，占公司股份总数的 0.46%；达晨创泰预计

减持股份数量 60.00 万股，占公司股份总数的 0.49%；达晨创瑞预计减持股份数

量 57.00 万股，占公司股份总数的 0.46%。

其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份

总数不超过公司股本总数的 2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连

续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的 1%。

5、减持期间：自公司本次公告之日起的3个交易日后的6个月内。如通过大

宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过证券

交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之

后进行。

6、减持方式：大宗交易或集中竞价交易。

7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

8、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持对公司治理结构及持续经营没

有影响。

二、股份相关承诺与履行情况

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上

市公告书》，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞作出的所持瀛通通讯股份流通限制

及自愿锁定的承诺如下：
1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有

的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业持有的公司公开发

行股票前已发行的股份。

2、在锁定期届满后 24 个月内如减持的，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞

将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东减

持的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施，并提前 3个交易日通知公

司予以公告。

若达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞违反上述承诺，则：(1) 在公司股东大会

及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资

者道歉；(2) 及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益，

并提交公司股东大会审议；(3) 如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益

归公司所有；(4) 如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将

向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、(1) 本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制或施加重大影响的公

司与瀛通通讯之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对

于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、

公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。(2) 本

企业将严格遵守瀛通通讯章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交

易均将按照瀛通通讯关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交

易事项进行信息披露。(3) 本企业保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不

会通过影响瀛通通讯的经营决策来损害瀛通通讯及其他股东的合法权益。

承诺履行情况：

2018年11月22日，达晨创泰减持公司股份210,000股，达晨创恒减持公司股

份210,000股，达晨创瑞减持公司股份160,000股，合计减持公司股份580,000股，

未履行“在锁定期届满后24个月内如减持的，提前3个交易日通知公司予以公告”

的承诺。详细内容请见公司于2018年11月24日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于收到股东<关于股份减持计划的告知

函>的提示性公告》（公告编号：2018-099）。除此之外，达晨创恒、达晨创泰、

达晨创瑞承诺本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，无其他未履行相
关承诺的情况。

三、历次减持情况

（一）公司于2018年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上披露了《关于股东拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2018-021），达晨

创恒、达晨创泰、达晨创瑞因经营发展需要，拟通过协议转让、大宗交易或集中

竞价交易的方式减持公司股份合计不超过2,952,000 股（若此期间公司有送股、

资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公

司总股本的2.4%。相关股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份。

减持期间：自公司公告之日起的3个交易日后的6个月内，如通过大宗交易方

式或协议转让进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通

过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交

易日之后进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超

过公司股份总数的1%。

上述减持计划已实施完毕，减持的基本情况如下表所示：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

 减持金额

 （元）
减持比例

达晨创恒
集中竞价

交易

2018 年 5 月 15 日 24.64 100,000 2,464,170.92 0.08%

2018 年 5 月 16 日 24.36 100,000 2,436,166.85 0.08%

2018 年 5 月 17 日 24.08 100,000 2,407,512.28 0.08%

2018 年 5 月 18 日 23.85 110,000 2,623,325.06 0.09%

2018 年 8 月 20 日 19.63 210,000 4,122,353.50 0.17%

2018 年 8 月 21 日 19.34 200,000 3,867,352.64 0.16%

小计 21.85 820,000 17,920,881.25 0.67%

达晨创泰
集中竞价

交易

2018 年 5 月 15 日 24.43 100,000 2,442,679.83 0.08%

2018 年 5 月 16 日 24.38 100,000 2,437,813.79 0.08%

2018 年 5 月 17 日 23.89 100,000 2,388,707.31 0.08%

2018 年 5 月 18 日 23.76 110,000 2,613,686.79 0.09%

2018 年 8 月 20 日 19.30 210,000 4,053,784.87 0.17%

2018 年 8 月 21 日 19.26 200,000 3,852,553.22 0.16%

小计 21.69 820,000 17,789,225.81 0.67%

达晨创瑞
集中竞价

交易

2018 年 5 月 15 日 24.41 100,000 2,441,366.53 0.08%

2018 年 5 月 16 日 24.36 100,000 2,435,982.23 0.08%

2018 年 5 月 17 日 23.80 100,000 2,379,740.63 0.08%

2018 年 5 月 18 日 23.58 110,000 2,594,076.18 0.09%
2018 年 8 月 20 日 19.26 210,000 4,044,463.91 0.17%

2018 年 8 月 21 日 19.59 200,000 3,918,443.80 0.16%

小计 21.72 820,000 17,814,073.28 0.67%

合计 21.76 2,460,000 53,524,180.34 2.00%

注：上表中存在个别数据加总后与合计数据存在尾差，系数据计算时四舍五

入造成的。

该次减持前后持股情况如下表所示：

股东名称 股份性质
本次减持前持有的股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

达晨创恒 无限售条件股份 2,000,000 1.63% 1,180,000 0.96%

达晨创泰 无限售条件股份 2,050,000 1.67% 1,230,000 1.00%

达晨创瑞 无限售条件股份 1,950,000 1.59% 1,130,000 0.92%

合计 6,000,000 4.89% 3,540,000 2.89%

注：上表中存在个别数据加总后与合计数据存在尾差，系数据计算时四舍五

入造成的。

本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监

会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

截至本次减持实施完毕，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞严格遵守预披露公

告披露的减持计划。

（二）公司于2018年11月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上披露了《关于收到股东<关于股份减持计划的告知函>的提示性公告》（公告编

号：2018-099），达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞因经营发展需要，拟通过协议

转让、大宗交易或集中竞价的方式减持所持公司股份合计不超过2,460,000股（若

此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应

调整），即不超过公司总股本的2.00%。相关股份来源为首次公开发行股票并上

市前持有的股份。

减持期间：自公司公告之日起的3个交易日后的6个月内，如通过大宗交易方

式或协议转让进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通
过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交

易日之后进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超

过公司股份总数的1%。

上述减持计划已实施完毕，减持的基本情况如下表所示：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持金额

（元）
减持比例

达晨创恒
集中竞价

交易

2018年 11月 22日 18.98 210,000 3,986,219.96 0.17%

2019 年 4 月 29 日 24.58 200,000 4,916,664.49 0.16%

2019 年 4 月 30 日 22.83 200,000 4,565,855.40 0.16%

小计 22.08 610,000 13,468,739.85 0.50%

达晨创泰
集中竞价

交易

2018年 11月 22日 18.79 210,000 3,945,586.70 0.17%

2019 年 4 月 29 日 23.46 220,000 5,161,284.11 0.18%

2019 年 4 月 30 日 22.42 200,000 4,484,971.55 0.16%

小计 21.57 630,000 13,591,842.36 0.51%

达晨创瑞
集中竞价

交易

2018年 11月 22日 18.81 160,000 3,009,947.22 0.13%

2019 年 4 月 29 日 23.66 260,000 6,151,491.16 0.21%

2019 年 4 月 30 日 23.47 140,000 3,285,775.83 0.11%

小计 22.23 560,000 12,447,214.21 0.46%

合计 21.95 1,800,000 39,507,796.42 1.47%

注：上表中存在个别数据加总后与合计数据存在尾差，系数据计算时四舍五

入造成的。

该次减持前后持股情况如下表所示：

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

达晨创恒 无限售条件股份 1,180,000 0.96% 570,000 0.46%

达晨创泰 无限售条件股份 1,230,000 1.00% 600,000 0.49%

达晨创瑞 无限售条件股份 1,130,000 0.92% 570,000 0.46%

合计  3,540,000 2.89% 1,740,000 1.42%

注：上表中存在个别数据加总后与合计数据存在尾差，系数据计算时四舍五

入造成的。

其他相关说明：

2018年11月22日，达晨创泰减持公司股份210,000股，达晨创恒减持公司股

份210,000股，达晨创瑞减持公司股份160,000股，合计减持公司股份580,000股，
未履行“在锁定期届满后24个月内如减持的，提前3个交易日通知公司予以公告”

的承诺。详细内容请见公司2018年11月24日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于收到股东<关于股份减持计划的告知

函>的提示性公告》（公告编号：2018-099）。

针对达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞（以下统称“达晨投资”）上述违规减

持行为，中国证券监督管理委员会湖北监管局出具了《行政监管措施决定书》，

相关内容请见公司2019年3月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上披露的《关于股东收到中国证券监督管理委员会湖北监管局<行政监管措施决

定书>的公告》（公告编号：2019-023）。根据《行政监管措施决定书》要求，

经达晨投资与公司协商，制定了相关整改措施。截至本公告发布之日，达晨投资

已按相应整改措施进行了整改。

四、相关风险提示

1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞将根据市场情况、公司股价情况等情形

决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不

确定性。

2、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞不属于公司控股股东和实际控制人，本

次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持

续经营产生重大影响。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日 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