证券代码：300001       证券简称：特锐德       公告编号：2019-040

青岛特锐德电气股份有限公司

关于川开集团一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2018 年 12 月

14 日披露了《关于川开集团一致行动人拟减持股份的提示性公告》（公告编号：

2018-099），公司股东袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀华、李杰、罗小琼、

王红、谢莉萍、简瑶（上述股东是公司 5%以上股东川开实业集团有限公司的一致行动

人）计划在自减持计划公告之日十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或

协议转让等法律、法规允许的方式减持公司股份合计不超过 3,286,148 股，占公司总股

本比例为 0.3294%。

公司于近日收到上述人员出具的关于股份减持计划完成的告知函。袁会云、简晓

琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀华、李杰、罗小琼、王红、谢莉萍及简瑶减持计划实

施期限已经届满，通过二级市场集合竞价交易方式减持股份合计 3,848,915 股，占公司

总股本的 0.3858%。现将具体情况公告如下：

一、 股份减持计划的实施情况

（一）相关人员减持股份的具体情况

股东姓名 减持方式 减持日期
减持均价

（元/股）

减持数量

（股）
占公司总

股本比例

袁会云
集中竞价 2019 年 1 月 11 月—

2019 年 2 月 25 日
19.57 450,000 0.0451%

简晓琴
集中竞价 2019 年 2 月 11 月—

2019 年 2 月 28 日
18.80 1,774,700 0.1778%

赵玲 集中竞价 2019 年 3 月 11 日 25.21 200,000 0.0200%

王洪
集中竞价 2019 年 2 月 22 月—

2019 年 3 月 3 日
21.02 56,000 0.0056%

李怀玉
集中竞价 2019 年 1 月 25 月—

2019 年 2 月 18 日
17.60 244,418 0.0245%

股东袁会云先生、简晓琴女士、赵玲女生、王洪先生、李怀玉先生、叶秀华女士、

李杰先生、罗小琼女士、王红女士、谢莉萍女士、简瑶女士保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

叶秀华
集中竞价 2019 年 2 月 23 月—

2019 年 3 月 6 日
20.80 130,000 0.0200%

李杰
集中竞价 2019 年 2 月 11 日—

2019 年 2 月 28 日
18.70 474,000 0.475%

罗小琼
集中竞价 2019 年 2 月 11 日—

2019 年 2 月 28 日
18.48 340,900 0.0343%

王  红
集中竞价 2019 年 3 月 1 日—

2019 年 3 月 11 日
25.10 93,500  0.0094%

谢莉萍
集中竞价 2019 年 1 月 9 日—

2019 年 1 月 21 日
17.08 83,097  0.0083%

简  瑶
集中竞价 2019 年 3 月 10 日—

2019 年 3 月 15 日
25.60 2,300 0.0002%

合  计 -- -- -- 3,848,915  0.3858%

（二）相关人员本次减持计划前后持股情况

股东姓名
减持前 减持后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

袁会云 2,422,013 0.2428% 1,972,013 0.1977%

简晓琴 2,602,292 0.2609% 827,592 0.0830%

赵  玲 1,163,837 0.1167% 963,837 0.0966%

王  洪 791,403 0.0793% 735,403 0.0737%

李怀玉 384,085 0.0385% 139,667 0.0140%

#叶秀华 631,924 0.0663% 501,924 0.0503%

李  杰 593,552 0.0595% 119,552 0.0120%

罗小琼 581,918 0.0583% 241,018 0.0242%

王  红 195,631 0.0196% 102,131 0.0102%

谢莉萍 130,581 0.0131% 47,484 0.0048%

简  瑶 4,655 0.0005% 2,355 0.0002%

合计 9,501,891 0.9525% 5,652,976 0.5667%

注：叶秀华女士持有公司的 501,924 股股份通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有。

二、其他说明

1、简晓琴女士、李杰先生、罗小琼女士在本次减持计划实施过程中因个人操作不

慎，总计减持公司股份 1,888,881 股，超过其减持计划 700,719 股，超过部分占公司总

股数的 0.0702%，金额约为 1313.85 万元。其中，简晓琴减持股数超过减持计划 1,301,146

股，超过部分占公司总股数的 0.0475%，金额约为 890.28 万元；李杰减持股数超过减

持计划 177,224 股，超过部分占公司总股数的 0.0178%，金额约为 331.41 万元；罗小

琼持股数超过减持计划 49,941 股，超过部分占公司总股数的 0.0050%，金额约为 92.16

万元。上述人员为此给投资者带来的不便深表歉意，表示将会进一步加强对《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的学习，并严格遵守

有关规定。

2、本次减持涉及的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会

导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

减持股东出具的《股份减持计划完成的告知函》。

特此公告。

              青岛特锐德电气股份有限公司

              董 事 会

               2019 年 7 月 11 日