关于持股 5%以上股东权益变动的补充公告

 1

证券代码：300563           证券简称：神宇股份          公告编号：2019-062

神宇通信科技股份公司

关于持股5%以上股东权益变动的补充公告

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于 2019 年 7 月 16

日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-061）

和公司持股 5%以上股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦

创投”）出具的《简式权益变动报告书》，亚邦创投自 2017 年 12 月 21 日至 2019 年

7 月 16 日通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份 4,200,100 股，占公司总股本

比例 5.250%，本次权益变动后，亚邦创投持有公司股份 3,999,900 股，占公司总股

本的 5.000%（四舍五入），不再是公司持股 5%以上的股东。

现就本次权益变动有关事项补充说明如下：

公司于 2019 年 6 月 28 日披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告

编号：2019-055）和亚邦创投出具的《简式权益变动报告书》，亚邦创投自 2017 年

12 月 21 日至 2019 年 6 月 28 日累计权益变动比例达到公司总股本的 5%，截至 2019

年 6 月 28 日，亚邦创投持有公司无限售流通股 4,193,700 股，占公司总股本的

5.242%，其所持股份通过集中竞价交易方式减持，减持比例累计达到 5.008%。

亚邦创投于 2019 年 6 月 29 日至 2019 年 7 月 16 日期间，通过交易所集中竞价

方式减持公司股份 193,800 股，占公司总股本比例 0.242%，截至 2019 年 7 月 16 日，

亚邦创投持有公司股份 3,999,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股

5%以上的股东。

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持股价 减持股数 占公司总股

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

（元/股） （股） 本的比例（%）

亚邦创投
集中竞价 2019 年 7 月 4 日 32.212 100,000 0.125%

集中竞价 2019 年 7 月 16 日 28.164 93,800 0.117%

合计 193,800 0.242%

2、股东减持前后持股情况

股东名称 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

亚邦创投

合计持有股份 4,193,700 5.242% 3,999,900 4.9999%

其中：有限售条件股份 0 0 0 0

无限售条件股份 4,193,700 5.242% 3,999,900 4.9999%

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一九年七月十七日