证券代码：300250   证券简称：初灵信息  公告编号：2019-072

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员减持时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019

年4月30日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露

公告》（公告编号：2019—042），公司董事兼副总经理金兰女士、董事李宏伟

先生和陈朱尧先生，监事王力成先生，董秘兼财务总监许平先生、副总经理王敏

先生、龚永兴先生和周亮先拟于2019年5月1日起15个交易日后的6个月，通过集

中竞价交易方式减持公司股票合计不超过1,297,540股,即不超过公司总股本的

0.565%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减

持区间内，董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。

一、股份减持计划的实施进展

（一）截至本公告披露日，本次减持计划期间已过半，副总经理龚永兴、董

事李宏伟先生已完成减持股份计划，减持情况如下：

公司副总经理龚永兴先生于2019年5月27日通过集中竞价方式减持公司股份

6,900股，减持均价为15.28元/股，其已完成本次减持计划，详见公司于2019年5

月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公

告》（编号：2019-048）。

公司董事李宏伟先生于2019年6月12日至2019年6月21日期间通过集中竞价

方式减持公司股份117，400股，减持均价为14.24元/股，其已完成本次减持计划，

详见公司于2019年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事股份减持计划实

施完毕的公告》（编号：2019-053）。

（二）董事兼副总经理金兰女士金兰女士、董事陈朱尧先生、减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占目前总

股本比例

（%）

金  兰 竞价交易 2019/7/23 13.272 97,000 0.044

陈朱尧 竞价交易

2019/5/31 15.07 30,000 0.014

2019/6/17 13.60 32,200 0.015

2019/6/21 14.49 50,000 0.023

2019/7/4 14.16 100,000 0.045

（三）董秘兼财务总监许平先生、监事会主席王力成、高级管理人员王敏先

生、周亮先生未通过任何方式减持本公司股份。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）

金  兰

合计持有股份 1,523,112 0.663 1,426,112 0.658%

其中：无限售条件股份 380,778 0.166 283,778 0.131%

有限售条件股份（高管锁定股） 1,142,334 0.497 1,142,334 0.527%

陈朱尧

合计持有股份 2,710,162 1.179 863,795 0.399%

其中：无限售条件股份 677,541 0.295 383,568 0.177%

有限售条件股份（高管锁定股） 480,227 0.209 480,227 0.222%

王力成

合计持有股份 123,719 0.054 123,719 0.057%

其中：无限售条件股份 30,930 0.014 30,930 0.014%

有限售条件股份（高管锁定股） 92,789 0.040 92,789 0.043%

许  平

合计持有股份 219,153 0.095 219,153 0.101%

其中：无限售条件股份 54,788 0.024 54,788 0.025%

有限售条件股份（高管锁定股） 164,365 0.071 164,365 0.076%

王  敏 合计持有股份 70,000 0.031 70,000 0.032%

注：

1、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。

2、2019年7月1日，公司因回购注销的股票数量共计9,860,181股，并在中国 证

券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本由229,850,083

变更为 219,989,902 股。

3、陈朱尧注销首发后限售股1,552,394和无限股81,773,合计注销1,634,167股

    三、其他情况说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划系董事、监事、高级管理人员正常减持行为，减持股东不

属于公司控股股东和实际控制人，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公

司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

3、公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法

规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、董事兼副总经理金兰女士、董事陈朱尧先生，监事王力成先生，董秘兼

财务总监许平先生、副总经理王敏先生、周亮的出具的《关于股份减持计划实施

进展的告知函》。

特此公告。

其中：无限售条件股份 17,500 0.008 17,500 0.008%

有限售条件股份（高管锁定股） 52,500 0.023 52,500 0.024%

周  亮

合计持有股份 9,763 0.004 9,763 0.005%

其中：无限售条件股份 2,441 0.001 2,441 0.001%

有限售条件股份（高管锁定股） 7,322 0.003 7,322 0.003%

                         杭州初灵信息技术股份有限公司

                         董 事 会

                          2019 年 8 月 27 日