深圳市奋达科技股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售的股份数量为 94,145,992 股, 占公司总股本 4.5328%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2018年10月19日(星期五)。

一、非公开发行概况及股份变动情况

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奋达科技")于2017 年7月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奋达科技股份有限 公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕 1372号,以下简称"《批复》"),根据《批复》,公司向金鹰基金管理有限公 司(以下简称"金鹰基金")、金元顺安基金管理有限公司(以下简称"金元顺安 基金")、太平资产管理有限公司(以下简称"太平资管")、广州市玄元投资管理 有限公司(以下简称"玄元投资")、建信基金管理有限责任公司(以下简称"建 信基金") 等 5 家非公开发行对象共发行 67.357.512 股募集本次发行股份购买资 产的配套资金。经深圳证券交易所批准同意,上述股份于2017年10月19日上 市。具体情况如下:

序号	认购对象	股东全称	配售股数
1	金鹰基金	金鹰基金-渤海银行-粤财信托-粤 财信托 粤中 6 号单一资金信托	7,401,924
2	金元顺安基金	金元顺安基金-浙商银行-华润信托 -华润信托 增利 42 号单一资金信托	21,095,484
3	太平资管	太平资管一招商银行一太平资产定增 24 号资管产品	6,735,751
4	玄元投资	广州市玄元投资管理有限公司-玄元	14,803,849

		六度元宝 5 号私募投资基金
5	建信基金	建信基金-杭州银行-华润深国投信 托-华润信托 增利 33 号单一资金信托	17,320,504
合计			67,357,512

2018年7月4日,公司实施了向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.596558元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3.977059股的2017 年度权益分派方案。以上权益分派方案实施后,上述股东本次限售股持股情况如下:

序号	认购 对象	股东全称	变动前所 持限售股 份数	本次变动	变动后所 持限售股 份数
1	金鹰基金	金鹰基金-渤海银行-粤财信托-粤财信托-粤财信托 粤中 6 号单 一资金信托	7,401,924	+2,943,789	10,345,713
2	金元 顺安 基金	金元顺安基金一浙商银行一 华润信托一华润信托 增利 42 号单一资金信托	21,095,484	+8,389,798	29,485,282
3	太平 资管	太平资管一招商银行一太平 资产定增 24 号资管产品	6,735,751	+2,678,848	9,414,599
4	玄元 投资	广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝 5 号私募 投资基金	14,803,849	+5,887,578	20,691,427
5	建信基金	建信基金-杭州银行-华润 深国投信托-华润信托 增 利 33 号单一资金信托	17,320,504	+6,888,467	24,208,971
合计			67,357,512	+26,788,480	94,145,992

截至目前,公司总股本为 2,077,003,786 股,上述股东本次限售股尚未解锁共 94,145,992 股,占公司总股本的 4.5328%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东作出关于本次申请解除限售股份锁定期的承诺

募集配套资金的股份发行对象金鹰基金、金元顺安基金、太平资管、玄元投资、建信基金的锁定期承诺:自深圳市奋达科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让本公司/本人所认购的上述股份。

- 2、经核查:本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述锁定期的承诺。
- 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上 市公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2018年10月19日。
- 2、本次申请解除限售的数量为94,145,992股,占公司总股本的4.5328%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名。
- 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	股东全称	所持限售股 份总数	本次解除限 售数量	是否基于 高管身份 申请锁定	质押、 冻结股 数
1	金鹰基金一渤海银行一粤 财信托一粤财信托 粤中 6 号单一资金信托	10,345,713	10,345,713	否	0
2	金元顺安基金一浙商银行 一华润信托一华润信托 增 利 42 号单一资金信托	29,485,282	29,485,282	否	0
3	太平资管一招商银行一太 平资产定增24号资管产品	9,414,599	9,414,599	否	0
4	广州市玄元投资管理有限 公司-玄元六度元宝5号私 募投资基金	20,691,427	20,691,427	否	0
5	建信基金一杭州银行一华 润深国投信托一华润信 托 增利 33 号单一资金信托	24,208,971	24,208,971	否	0
	合计	94,145,992	94,145,992		0

上述各限售股份持有人将上述股份依法托管在合资格的证券公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记。

5、其他说明

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和承诺,并及时进行信息披露。

四、股本结构变动情况

本次限售股份流通上市后,股本结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后
成份失至	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例

一、限售条件 流通股/非流 通股	1,066,281,596	51.34%	-94,145,992	-4.53%	972,135,604	46.80%
其中: 高管 锁定股	714,898,373	34.42%	0	0.00%	714,898,373	34.42%
首发后限售 股	327,077,817	15.75%	-94,145,992	-4.53%	232,931,825	11.21%
股权激励限 售股	24,305,406	1.17%	0	0.00%	24,305,406	1.17%
二、无限售条件流通股	1,010,722,190	48.66%	+94,145,992	+4.53%	1,104,868,182	53.20%
三、总股本	2,077,003,786	100.00%	0	0.00%	2,077,003,786	100.00%

本次限售股份上市流通后、公司的股权分布仍具备上市条件。

五、独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次限售股份解禁并上市 流通出具如下结论性意见:

- 1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。
- 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、 部门规章、有关规则和股东承诺。
- 3、截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整,本次申请解除股份限售的股东不存在违反公司重大资产重组时关于股份锁定所做出的承诺的行为。
- 4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,待奋达科技履行完成必要的申请和批准程序后,本独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会 二〇一八年十月十八日