金安国纪科技股份有限公司                                      关于公司股东追加限售承诺的公告

证券代码：002636         证券简称：金安国纪        公告编号：2018-048

金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

关 于 公 司 股 东 追 加 限 售 承 诺 的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到公司

控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及一致行动人金安

国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）出具的《关于追加股份锁定的承

诺函》，基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，东临投资及香

港金安自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年。具体情况如下：

一、追加承诺股东的基本情况介绍

（一）东临投资

1、追加承诺股东的全称：上海东临投资发展有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3001室

3、注册资本：人民币伍仟万元

4、法人代表：程爱仙

5、经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪），电子元件

的研发及销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用

爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的销售。

（二）香港金安

1、追加承诺股东的全称：金安国际科技集团有限公司

2、注册地址：香港新界荃湾西楼角路1-17号新领域广场17楼1701室

3、名义股本：港币壹万元

4、法律地位：法人

5、业务性质：控股

二、追加承诺股东持有公司股份的情况

东临投资和香港金安原分别持有金安国纪首发前机构类限售股11,151.00万

股和7,182.00万股。2015年5月22日，公司实施了资本公积转增股本的方案，以总

股本28,000.00万股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增16股。转增后，

东临投资所持有的限售股份变为28,992.60万股，香港金安所持有的限售股份变为

18,673.20万股。

股东名称 股份类别 股数（万股）
占总股本比例

(%)

原限售股份

限售情况的说明

东临投资

无限售条件股份 0 0 -

首发前机构类限售股 28,992.60 39.83
2018年11月24日起解

除限售

香港金安

无限售条件股份 0 0 -

首发前机构类限售股 18,673.20 25.65
2018年11月24日起解

除限售

合计 47,665.80 65.48

东临投资为公司控股股东，香港金安为一致行动人。

三、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

东临投资和香港金安最近十二个月无减持公司股票情况。

四、此次追加承诺的主要内容

股东名称
追加承诺

股份性质

追加承诺涉及股份
原限售

截止日

延长锁

定期限

（年）

延长锁定期后的

限售截止日
股数

(万股)

占总股本

比例(%)

东临投资
首发前机构

类限售股
28,992.60 39.83

2018 年 11

月 24 日
1 2019 年 11 月 24 日

香港金安
首发前机构

类限售股
18,673.20 25.65

2018 年 11

月 24 日
1 2019 年 11 月 24 日

锁定期内，东临投资和香港金安不转让或者委托他人管理其所持有的上述股

份，也不由公司回购其所持有的上述股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也

同样锁定。

在锁定期间东临投资和香港金安若违反承诺减持上述股份，所减持股份所得

全部上缴上市公司。

五、东临投资和香港金安将在公司对外公告两个工作日内委托公司向

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。

六、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承

诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违

约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理追加锁定的相关手续。

七、备查文件

1、股东关于追加股份锁定的承诺函；

2、股东追加承诺申请表。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二○一八年十一月十四日