证券代码：002557        证券简称：洽洽食品        公告编号：2018-071

洽洽食品股份有限公司

关于控股股东股份减持比例达到 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年12月4日收到公司控

股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的《股份减持告知

函》。其在2018年11月13日至2018年12月3日期间通过可交换债券自愿换股、二

级市场竞价交易减持其历年通过竞价交易增持股份方式共计导致其持有的公司

无限售流通股减少6,232,526 股，占公司总股本的1.23%。具体情况如下：

 一、股东减持情况

（一）股东减持股份情况

股东

名称

减持方式 减持时间 减持均价（元

/股）

    本次减持股份

股数 占总股本比例

（%）

华泰

集团

“16华泰01”

自愿换股
注1

2018年11月13日至

12月3日

18.75 3,445,326 0.68

华泰

集团

二级市场减

持
注2

2018年11月28日 18.63

612,800
0.12

华泰

集团

二级市场减

持
注2

2018年11月29日 18.60

198,900
0.04

华泰

集团

二级市场减

持
注2

2018年11月30日 18.63

69,600
0.01

华泰 二级市场减 2018年12月3日 19.20

1,905,900
0.38

集团 持
注2

合计 / / / 6,232,526 1.23

注1：华泰集团因本次可交换债券而质押给中德证券有限责任公司所持公司股份为

27,870,000 股；本次换股后，尚余质押股份 24,424,674 股。

注2：本次二级市场减持股份均为前期通过二级市场竞价交易增持的部分。

（二）因2016年发行可交换债券投资人自愿换股导致持股减少情况

华泰集团于2016 年 2 月 26 日发行了2016年非公开发行可交换公司债券

（第一期）（债券代码：117016，债券简称：16 华泰 01，以下简称“本次可交

换债券”以下简称“本期债券”）。发行规模为人民币 5.15 亿元，发行期限为

3年，初始换股价格为人民币 20.00 元/股。详见 2015 年 12 月 29 日、2016 年 3

月 2 日、2016 年 7 月 7 日及 2016 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟发行可交

换公司债券的公告》（2015-072）、《关于公司控股股东发行可交换私募债券暨

办理股权质押的公告》（2016-009），《关于公司控股股东股份补充质押的公告》

（2016-028），《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》

（2016-041）。

根据约定，本期债券于 2016 年 8 月 26 日进入换股期，换股期自 2016 年

8 月 26 日起至本次可交换债券摘牌日前一日止。换股期间，华泰集团所持本公

司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。因公司权益分派原因，2016 年 5

月 20 日（含当日）前的换股价格 20 元/股，2016 年 5 月 23 日（含当日）至 2017

年 5 月 23 日（含当日）的换股价格 19.5 元/股，2017 年 5 月 24 日（含当日）

至 2018 年 5 月 29 日（含当日）的换股价格 19.1 元/股， 2018 年 5 月 30 日（含

当日）后的换股价格为 18.75 元/股。

本次可交换债券自愿换股部分即为上述 2016 年发行的可交换债券持有人行

使换股权利交换的公司股票。

（三）二级市场减持控股股东历年通过二级市场集中竞价增持股份情况

2014 年 11 月 10 日，公司接到控股股东华泰集团的通知，截至 2014 年

11 月 9 日止，其通过二级市场累计增持公司股份 562,700 股，占公司总股本

的 0.17%（详见巨潮资讯网上披露的《关于控股股东完成增持公司股份的公告》

2014-070），经2014年度权益分配转增股本（每10股转增5股）后上述股份数变

为844,050股。

2016 年 2 月 26 日，公司接到控股股东华泰集团的通知，截至 2016 年 2

月 26 日止，其通过二级市场累计增持公司股份 5,237,873 股，占公司总股本

的 1.033%（详见巨潮资讯网上披露的《关于控股股东完成增持公司股份的公告》

2016-006)。

经过上述两次二级市场集中竞价交易方式增持，控股股东累计增持公司股份

数6,081,923股，占公司总股本的1.20%。

本次通过二级市场减持的2,787,200 股即来源于上述控股股东通过二级市

场集中竞价增持的股份。

（四）控股股东本次减持前后的股份情况

股东

名称

股份性质 减持前股份情况 减持后股份情况

股份（股） 占公司总

股本比例

（%）

股份（股） 占公司总股

本比例（%）

华泰

集团

合计持有股份数 253,244,423 49.95 247,011,897 48.72

其中：无限售流通

股

253,244,423 49.95 247,011,897 48.72

二、华泰集团此前已披露的承诺及履行情况如下：

1.公司首次公开发行时作出承诺：自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起

三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的

股份，也不由股份公司收购该部分股份。

2.于2014年5月9日作出增持承诺：基于目前对资本市场形势的认识及对公司

未来发展前景的强烈信心，华泰集团计划自首次增持之日起（2014年5月9日）算

不超过六个月，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增

持不超过公司总股本 2%（公司总股本为 338,000,000 股），总股数不低于

328,966 股。该承诺事项已履行完毕。

3.于2015年8月26日作出增持承诺：基于目前对资本市场形势的认识及对公

司未来发展前景的强烈信心，华泰集团计划自公告日（2015年8月26日）起六个

月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交

易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券

公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持不超过公司总股本 2%的公司

股份（公司总股本为 507,000,000 股）。该承诺事项已履行完毕。

三、其他相关说明

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018

年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法

规和规范性文件的规定；

2、本次换股股东换股的价格按照《合肥华泰集团股份有限公司2016年非公

开发行可交换公司债券募集说明书》约定的价格执行；

3、 本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持

续性经营产生影响。本次减持后，华泰集团仍为公司控股股东；

4、华泰集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于

公司股份总数的 5%；

5、公司将继续关注公司持股 5%以上股东、董事、监事、高管人员持股变动

情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、华泰集团的《股份减持告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日