证券代码：300001       证券简称：特锐德       公告编号：2018-099

青岛特锐德电气股份有限公司

关于川开集团一致行动人拟减持股份的提示性公告

特别提示：

合计持有本公司股份 9,501,891 股（占本公司总股本比例 0.9525%）的股东袁会云、

简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀华、李杰、罗小琼、王红、谢莉萍、简瑶（上述

股东是公司 5%以上股东川开实业集团有限公司一致行动人）计划在未来六个月内以集

中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规允许的方式减持公司股份合计不超过

3,286,148 股（占本公司总股本比例 0.3294%），该股份为 2015 年 11 月公司以发行股份

方式购买的川开电气有限公司 100%股权新增上市股份。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司

5%以上股东川开实业集团有限公司（以下简称“川开集团”）一致行动人袁会云先生、

简晓琴女士、赵玲女生、王洪先生、李怀玉先生、叶秀华女士、李杰先生、罗小琼女

士、王红女士、谢莉萍女士、简瑶女士的《股份减持计划告知函》，袁会云先生、简晓

琴女士、王洪先生、李怀玉先生、叶秀华女士、李杰先生、罗小琼女士、王红女士、

谢莉萍女士、简瑶女士拟通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律、法规允许

的方式减持其所持有的本公司股份，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东的名称：袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀华、李杰、罗小琼、

王红、谢莉萍、简瑶。

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：

截至本公告日，袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀华、李杰、罗小琼、

王红、谢莉萍、简瑶合计持有公司股份 9,501,891 股，占公司总股本的 0.9525%，其中

持股 5%以上股东川开实业集团有限公司一致行动人袁会云先生、简晓琴女士、赵

玲女生、王洪先生、李怀玉先生、叶秀华女士、李杰先生、罗小琼女士、王红女士、

谢莉萍女士、简瑶女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

无限售条件流通股合计 4,905,503 股，占公司总股本的 0.4917%；有限售条件流通股合

计 4,228,888 股，占公司总股本的 0.4239%。具体持股明细如下：

股东姓名
持股数量

（股）

占公司总股

本比例

无限售流通股

数量（股）

占公司总股

本比例

限售流通股

数量（股）

占公司总股

本比例

袁会云 2,422,013 0.2428% 1,286,126 0.1289% 1,135,887 0.1139%

简晓琴 2,602,292 0.2609% 1,561,374 0.1565% 1,040,918 0.1043%

赵玲 1,163,837 0.1167% 698,302 0.0700% 465,535 0.0467%

王洪 791,403 0.0793% 474,840 0.0476% 316,563 0.0317%

李怀玉 384,085 0.0385% 104,750 0.0105% 279,335 0.0280%

#叶秀华 631,924 0.0633% 0 0.0000% 264,424 0.0265%

李杰 593,552 0.0595% 356,130 0.0357% 237,422 0.0238%

罗小琼 581,918 0.0583% 349,150 0.0350% 232,768 0.0233%

王  红 195,631 0.0196% 39,218 0.0039% 156,413 0.0157%

谢莉萍 130,581 0.0131% 35,613 0.0036% 94,968 0.0095%

简  瑶 4,655 0.0005% 0 0.0000% 4,655 0.0005%

合计 9,501,891 0.9525% 4,905,503 0.4917% 4,228,888 0.4239%

注：（1）上述人员的限售股将于 2018 年 12 月 19 日上市流通；（2）叶秀华女士除通过普通证

券账户持有公司股份 264,424 股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

公司股份 367,500 股，实际合计持有公司股份 631,924 股。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金使用安排。

2、股份来源：2015 年 11 月 5 日公司以发行股份方式购买川开集团以及简兴福等

53 名自然人持有的川开电气有限公司 100%股权新增上市股份。

3、减持股份数量及比例：预计合计减持股份数量为 3,286,148 股，减持比例占公

司总股本的 0.3294%。具体减持明细如下：

序号 股东姓名 计划减持数量 计划减持比例

1 袁会云 450,000 0.0451%

2 简晓琴 1,301,146 0.1304%

3 赵  玲 200,000 0.0200%

4 王  洪 100,000 0.0100%

5 李怀玉 244,418 0.0245%

6 叶秀华 200,000 0.0200%

7 李  杰 296,776 0.0297%

8 罗小琼 290,959 0.0292%

9 王  红 117,425 0.0118%

10 谢莉萍 83,097 0.0083%

11 简  瑶 2,328 0.0002%

合计 3,286,148 0.3294%

注：本公告所有数值保留至小数点后 4 位数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据

之和尾数不符。

4、减持时间：自本减持计划公告之日十五个交易日后的六个月内。

5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式。

6、减持价格：根据二级市场交易价格或协议双方意向等确定。

7、承诺及履行情况：2015 年 11 月 5 日，袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、

叶秀华、李杰、罗小琼、王红、谢莉萍、简瑶通过发行股份购买资产合计取得的公司

股份自上市之日起 12 个月内（即法定限售期内）不得转让，同时根据业绩承诺实现情

况分三年解除限售。截至本公告日，袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀华、

李杰、罗小琼、王红、谢莉萍、简瑶严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行

为。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施的不确定性：袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀

华、李杰、罗小琼、王红、谢莉萍及简瑶将根据市场情况、公司股价情况等决定是否

实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公

司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份

锁定及减持相关承诺的情况。

3、公司 5%以上股东川开集团一致行动人袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、

叶秀华、李杰、罗小琼、王红、谢莉萍、简瑶不属于公司的控股股东，本次减持计划

实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经

营产生影响。

4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将继续督促公司 5%以上股东川开集团

一致行动人袁会云、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、叶秀华、李杰、罗小琼、王红、

谢莉萍、简瑶严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，严格

履行其承诺。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、袁会云先生、简晓琴女士、赵玲女士、王洪先生、李怀玉先生、叶秀华女士、

李杰先生、罗小琼女士、王红女士、谢莉萍女士、简瑶女士出具的《股份减持计划的

告知函》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                 青岛特锐德电气股份有限公司

                 董 事 会

                  2018 年 12 月 14 日