股票代码：002537         股票简称：海联金汇         公告编号：2018-157

海联金汇科技股份有限公司

关于部分回购股份注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次部分回购股份注销数量为 4,014,856 股，占公司总股本 1,251,350,095

股的 0.32%。本次注销的股份为公司通过集中竞价交易回购的 A 股非限售股，回

购金额为 0.3855 亿元。本次注销完成后，公司总股本由 1,251,350,095 股变更为

1,247,335,239 股。

2、截至 2018 年 12 月 20 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司完成注销手续。

一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 2

月 9 日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十六次

（临时）会议、2018 年 2 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过

了《关于回购股份以实施股权激励的预案》。回购总金额不超过 1.5 亿元（含），

回购股份的价格不超过人民币 15 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议

通过方案起不超过 12 个月。截至 2018 年 8 月 7 日，公司累计回购股份数量

13,614,856 股，占公司总股本的 1.09%，支付的总金额为 149,966,501.17（不含交

易费及利息收入）元，公司本次回购股份计划实施完成，公司于 2018 年 8 月 9

日披露了《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2018-082）。

2、2018 年 10 月 11 日召开的公司第三届董事会第三十三次（临时）会议及

公司第三届监事会第三十二次（临时）会议、2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年

第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，结合公

司发展战略和股权激励计划，同意将公司已回购的 13,614,856 股中的 4,014,856

股变更用于注销以减少注册资本，占已回购股数的 29.49%，占公司总股本的

0.32%。本次变更后公司总股本由 1,251,350,095 股变更为 1,247,335,239 股。公司

于 2018 年 10 月 30 日发布了《关于注销部分已回购股票减少公司注册资本的债

权人通知公告》（公告编号：2018-133）。

二、本次回购股票注销事项的相关情况

公司于 2018 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立

回购专用证券账户，自 2018 年 3 月 15 日至 2018 年 8 月 7 日公司通过集中竞价

方式累计回购公司股份 13,614,856 股。公司第三届董事会第三十三次（临时）会

议、公司第三届监事会第三十二次（临时）会议及 2018 年第三次临时股东大会

审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，将公司已回购的 13,614,856

股中的 4,014,856 股变更用于注销以减少注册资本。公司于 2018 年 12 月 20 日在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,014,856 股回购股份

的注销手续。

三、本次部分回购股份注销后公司股本的变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由 1,251,350,095 股变更为

1,247,335,239 股，具体如下：

股东性质
注销前 注销后

股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比

一、限售条件流

通股/非流通股
42,897,711 3.43% 42,897,711 3.44%

二、无限售条件

流通股
1,208,452,384 96.57 % 1,204,437,528 96.56%

三、总股本 1,251,350,095 100% 1,247,335,239 100%

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日