证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-001

广东奥马电器股份有限公司

关于持股 5%以上股东股份减持计划未实施且已到期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于 2018

年 5月 16日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》

（公告编号：2017-048），公司持股 5%以上的股东西藏金梅花投资有限公司（以

下简称“西藏金梅花”）计划通过大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持不超

过 6,280,594 股，即减持不超过公司总股本 0.9850%（若计划减持期间有送股、

资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整），

通过集中竞价方式减持的，减持期间为自 2018年 5月 16日起十五个交易日后的

六个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自 2018年 5月 16日起的六个

月内。西藏金梅花减持计划的减持期限已届满，在此期间未通过大宗交易、竞价

交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下：

公司于近日收到西藏金梅花《关于股份减持计划实施进展情况告知函》及《关

于截止目前的股份持有情况告知函》，截止 2018年 12月 28日，西藏金梅花未通

过大宗交易、竞价交易方式减持公司股份，现持有公司 44,405,656 股股份（包

括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份），占公司总股

本的 4.10%，其中无限售条件流通股 10,677,010股。

另外，2018 年 5 月 4 日，西藏金梅花与天安人寿保险股份有限公司签署了

《股份转让协议》，西藏金梅花将其持有的奥马电器 37,625,044 股无限售条件

流通股份通过协议转让的方式转让给天安人寿保险股份有限公司，该协议转让事

项已于 2018 年 6 月 28 日办理完毕过户登记手续，公司已于 2018 年 7 月 3 日在

巨潮资讯网披露了《关于公司股东协议转让公司股份过户完成的公告》（公告编

号：2018-064）。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018年 12月 28日