证券代码：300153         证券简称：科泰电源          公告编号：2019-001

上海科泰电源股份有限公司

关于5%以上股东新疆荣旭泰减持股份的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月

25 日披露了《关于 5%以上股东新疆荣旭泰减持股份的公告》（2018-064），

对公司 5%以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭

泰”）近期减持股份的情况暨减持计划实施进展情况进行了披露。现就公

司前期已披露的新疆荣旭泰的减持情况进行汇总披露如下：

减持时间
减持

方式

减持数量

（万股）

减持时

总股本

（万股）

减持

比例
信息披露情况

2016 年

12 月 5 日

大宗

交易
100 32,000  0.3125%

2016年 12月6日披露《关

于控股股东、持股 5%以上

股东减持股份的公告》

（2016-072），披露变动

比例为 0.5938%

2016 年

12 月 6 日

大宗

交易
90 32,000  0.2813%

2017 年

9 月 28 日

集中

竞价
47.5 32,000  0.1484%

2017年 12月6日披露《关

于持股 5%以上股东股份

减持计划实施完毕的公

告》（2017-065），披露

变动比例为 0.2920%

2017 年

9 月 29 日

集中

竞价
45.94 32,000  0.1436%

2018 年

12 月 21 日

集中

竞价
125.16 32,000  0.3911%

2018 年 12 月 25 日披露

《关于 5%以上股东新疆

荣旭泰减持股份的公告》

（2018-064），披露变动

比例为 0.8661%

2018 年

12 月 24 日

集中

竞价
85.02 32,000  0.2657%

2018 年

12 月 25 日

集中

竞价
66.98 32,000  0.2093%

合计 560.60 —— 1.7519% ——

公司于 2016 年 12 月 6 日披露《关于控股股东、持股 5%以上股东减

持股份的公告》（2016-072），对新疆荣旭泰于 2016 年 12 月 5 日、6 日

合计减持公司 0.5638%股权的情况进行了披露；公司于 2017 年 12 月 6

日披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》

（2017-065），对新疆荣旭泰于 2017 年 9 月 28 日、29 日合计减持公司

0.2920%股权的情况进行了披露；公司于 2018 年 12 月 25 日披露《关于

5%以上股东新疆荣旭泰减持股份的公告》（2018-064），对新疆荣旭泰于

2018 年 12 月 21 日、24 日、25 日合计减持公司 0.8661%股权的情况进行

了披露。

自新疆荣旭泰于 2016 年 9 月 28 日披露《简式权益变动报告书》后，

至 2018 年 12 月 25 日，新疆荣旭泰合计减持公司股权比例为 1.7519%。

特此补充公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日