华平信息技术股份有限公司 公告

证券代码：300074             证券简称：华平股份            公告编号：201901-02

华平信息技术股份有限公司

关于控股股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日接到控

股股东智汇科技投资（深圳）有限公司（以下简称“智汇科技”）的通知，获悉

智汇科技于2019年1月9日减持公司股份2,485,000股（占公司总股本的0.46%），

现将相关情况公告如下：

一、本次减持股份情况

1、减持股份情况

股东姓名 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）
减持数量（股）

智汇科技 集中竞价交易 2019年1月9日 4.0355  2,485,000

2、减持前后持股情况

名称
减持前 减持后

股票数量（股） 持股比例 股票数量（股） 持股比例

智汇科技 82,686,488 15.25%  80,201,488  14.79%

二、关于交易情况的说明

本次减持前，智汇科技持有公司股份82,686,488股，占公司总股本的15.25%。

智汇科技所持公司股份取得方式为：1）智汇科技于2017年至2018年期间通过集

中竞价交易方式买入公司股份9,315,098股；2）智汇科技于2018年1月17日通过

协议转让的方式受让刘晓丹、刘海兰、刘焱合计持有的公司股份73,371,390股。

智汇科技于2019年1月9日通过集中竞价交易减持公司股份 2,485,000股（占

公司总股本的0.46%），上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第七十四条、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第11.11.1条和11.11.2条、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.1.4条的规定。

三、智汇科技对本次违规行为的致歉声明

智汇科技造成此次不适当减持的原因，主要是相关工作人员对减持规定的理

解不到位，现已深刻认识到本次减持事项的严重性。智汇科技对因本次违规减持

行为给公司和市场带来不良影响，致以诚恳的歉意！智汇科技已积极组织有关部

门加强对相关法律法规的学习，以提高工作人员的证券管理水平。今后，智汇科

技将自觉遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，提高诚

信规范意识，杜绝此类事项的再次发生。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年1月10日