证券代码：002212           证券简称：南洋股份       公告编号：2019-025

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于控股股东股份权益变动提示性公告

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南洋股份”）于 2019

年 3 月 11 日收到公司控股股东郑钟南的《股份减持告知函》，其在 2018 年 5 月 3 日

至 2019年 3月 11日期间通过大宗交易及集中竞价方式共计减持其持有的公司无限售

流通股 57,345,078 股，占公司总股本的 5%。本次减持后，郑钟南及其一致行动人樟

树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鸿晟汇”）合计持有本公司股份

229,680,325 股，占公司总股本的 20.03%。截至 2019 年 3 月 11 日，郑钟南及其一致

行动人持股变动比例已达到 5%，信息披露义务人郑钟南已根据相关规定编制并披露了

《简式权益变动报告书》，本次权益权变动具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日披

露的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下：

一、股东本次权益变动的基本情况

（一）权益变动方式

自 2018 年 5 月 3 日至 2019 年 3 月 11 日，郑钟南通过大宗交易及集中竞价方式

共计减持其持有的公司无限售流通股 57,345,078 股，占公司总股本的 5%。具体情况

如下：

减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股份

股数（股）
占公司总股本

比例

集中竞价 2018.5.3 14.14 531,000 0.05%

集中竞价 2018.5.4 14.23 1,028,000 0.09%

集中竞价 2018.5.7 14.36 500,000 0.04%

集中竞价 2018.5.8 14.01 1,350,000 0.12%

集中竞价 2018.5.9 14.00 436,000 0.04%

集中竞价 2018.5.10 13.92 1,253,000 0.11%

集中竞价 2018.5.14 13.62 937,600 0.08%

大宗交易 2018.9.21 11.20 10,800,000 0.94%

控股股东郑钟南保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

大宗交易 2018.9.25 11.18 5,400,000 0.47%

大宗交易 2018.9.26 11.20 2,900,000 0.25%

集中竞价 2019.3.5 15.19 4,990,300 0.44%

集中竞价 2019.3.6 15.16 5,582,378 0.49%

集中竞价 2019.3.7 15.59 896,300 0.08%

大宗交易 2019.3.8 14.43 19,000,000 1.66%

大宗交易 2019.3.11 14.21 1,740,500 0.15%

合计

- 57,345,078 5.00%

注：上述部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。

本次权益变动后，郑钟南及其一致行动人合计持有南洋股份229,680,325股，占

总股本的比例为20.03%。

（二）、控股股东本次权益变动前后持股情况

本次权益变动完成前，信息披露义务人郑钟南及其一致行动人鸿晟汇合计持有公

司股份数量为 287,025,403 股，占公司总股本的比例为 25.03%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人郑钟南及其一致行动人鸿晟汇合计持有公

司股份数量为 229,680,325 股，占公司总股本的比例为 20.03%。具体情况如下：

股东名称 股份种类 持股数量（股）
占公司总股本的

比例

郑钟南 无限售条件股份 209,061,769 18.23%

鸿晟汇 有限售条件股份 20,618,556 1.80%

合计 - 229,680,325 20.03%

二、其他相关说明

（一）、本次股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）、郑钟南此前已披露的承诺及履行情况如下：

1.郑钟南在2008年1月21日首次公开发行时作出承诺：自公司首次公开发行A股股

票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已

直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。该承诺事项已履行完

毕。

2.郑钟南在2008年1月21日首次公开发行时作出承诺：本人作为公司的控股股东

或者实际控制人期间或者持有公司5%以上股份期间，本人不在任何地域以任何形式，

从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的

活动。该承诺事项正常履行中。

3.郑钟南在2015年7月8日作出承诺：鉴于近期股票市场波动较大，同时基于对公

司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维

护中小投资者的利益，承诺自本承诺日起，未来六个月内不减持其持有的公司股票。

该承诺事项已履行完毕。

4.郑钟南在2015年7月8日作出承诺：承诺自2015年7月9日起，根据股票二级市场

实际情况，未来十二个月内通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交

易、二级市场、大宗交易及参与公司定增等一种或多种方式择机增持本公司股票，增

持股数不低于100万股。该承诺事项已履行完毕。

5.郑钟南在2014年7月24日作出承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有

的公司股份低于公司股份总数的5%。该承诺事项已履行完毕。

6.郑钟南在2017年1月23日资产重组时作出以下承诺：（1）关于提供信息真实、

准确、完整的承诺；（2）关于无违法违规行为的承诺；（3）关于保证上市公司独立

性的承诺；（4）本次交易中，本人不存在放弃公司控制权的相关安排，与本次交易

有关各方也不存在其他任何未披露的协议、安排，包括委托、转让表决权、提案权、

提名权等相关权益的安排。本次交易完成后36个月内，本人作为上市公司控股股东，

不会放弃上市公司控制权，也不会放弃本人在上市公司董事会及股东大会的提名权、

提案权、表决权及合法权益；（5）关于避免同业竞争的承诺；（6）关于规范关联交

易的承诺。前述承诺均正常履行中。

7.郑钟南在2018年9月25日作出承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有

的公司股份低于公司股份总数的5%。该承诺事项正常履行中。

8.郑钟南在2019年3月7日作出承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的

公司股份低于公司股份总数的5%。该承诺事项正常履行中。

9.郑钟南在2019年3月8日作出承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的

公司股份低于公司股份总数的5%。该承诺事项正常履行中。

截止本报告日，郑钟南严格遵守了以上承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次

减持未违反相关承诺事项。

（三）、本次减持后，郑钟南仍为公司控股股东。

三、备查文件

1、郑钟南的《股份减持告知函》；

2、郑钟南及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日