证券代码：000670               证券简称：盈方微               公告编号：2019-017

盈方微电子股份有限公司

关于公司股票被实行其他风险警示暨股票停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、鉴于公司美国数据中心租赁业务已与客户终止合作并在合同终止的三个

月内尚未恢复正常，且公司预计该业务在未来三个月内仍难以恢复，公司股票

触及其他风险警示情形。自 2019 年 3 月 27 日（周三）开市起，公司股票交易

被实施其他风险警示。公司股票简称由“盈方微”变更为“ST 盈方”，股票代

码仍为“000670”，股票交易日涨跌幅限制为 5%。

2、公司股票交易于 2019 年 3 月 26 日（周二）停牌一天，自 2019 年 3 月

27 日（周三）开市起实施其他风险警示特别处理。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司美国数

据中心租赁业务已与客户终止合作并在合同终止的三个月内尚未恢复正常，且公

司预计该业务在未来三个月内仍难以恢复，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行其他风险警示，现将风险提示如

下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实行其他风险警示起始日

1、股票种类：A股

2、其他风险警示前的股票简称：盈方微

3、证券代码：000670

4、其他风险警示起始日：2019年 3月 27日（周三）

公司股票于 2019年 3月 26 日（周二）停牌一天，自 2019 年 3月 27日复牌

之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行其他风险警示。

5、其他风险警示后的股票简称：ST盈方

6、其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%

二、实行退市风险警示的主要原因

公司于 2018 年 12 月 22 日披露了《关于全资子公司重要经营合同进展的公

告》（公告编号：2018-078），公司下属全资子公司 INFOTM,INC.就其位于美国

的数据中心租赁业务与客户签署了《终止协议》。公司该项业务系以资产出租的

模式为大型互联网企业或特定客户提供数据机房、机柜出租、电力宽带接入和运

行维护等服务。2017年度及 2018 年 1—11月，公司数据中心租赁业务收入分别

占公司营业收入的 59.46%和 91.25%。截至目前，该项业务已暂停运营达到三个

月且尚未签订新的合作客户，公司预计该业务在未来三个月内仍难以恢复，公司

因此触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1 条“生产经营活动受到严重

影响且预计在三个月内不能恢复正常”规定的情形，公司股票交易将被深圳证券

交易所实施其他风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

董事陈炎表、史浩樑及独立董事宗士才、杨利成认为：董事会正在积极主动

采取措施，与潜在客户积极沟通，并寻找各种有效途径，解决营运资金问题，力

争尽快恢复正常经营，改善公司持续经营能力。

董事方旭升、连松育、朱鹏及独立董事林卓彬认为：鉴于公司美国数据中心

找不到合作伙伴，公司管理层应派得力业务人员赴美自营，组织力量追讨应收账

款，保持公司业务发展。

四、风险提示

1、因公司 2017 年度业绩亏损，若 2018 年度经审计的净利润为负值，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被实施退市风险警

示。

2、控股股东上海盈方微电子技术有限公司及实际控制人陈志成先生所持有

的全部公司股份已多次被相关法院轮候冻结，且浙江省杭州市中级人民法院和上

海市黄浦区人民法院已对其持有的部分股份启动了拍卖程序，若其所持股份后续

继续被司法强制执行，可能导致公司的实际控制权发生变更。

3、公司于 2016 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》

（鄂证调查字 2016005号）。因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共

和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，截至

目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》的相关规定，如公司触及

13.2.1 条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。

实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直

至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决

定。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披

露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性

投资，注意风险。

五、实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系电话：021-58853066

2、传真号码：021-58853100

3、电子邮箱：infotm@infotm.com

4、联系地址：上海市浦东新区盛夏路 500弄 4号 2层

5、邮编号码：201203

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年 3月 26日