证券代码: 300381

证券简称: 溢多利

公告编号: 2019-006

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于重大资产重组限售股份解禁并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售的股份为 2015 年发行股份收购新合新 70%股权的部分对价股份;
- 2、本次解除限售股份数量为 14,022,390 股,占公司总股本的 3.4474%;本次实际可上市流通的股份数量为 14,022,390 股,占公司总股本的 3.4474%。
 - 3、本次限售股份可上市流通日期为2019年1月21日(星期一)。

一、本次限售股份取得的基本情况

2015年11月30日,公司获得中国证监会"证监许可[2015]2692号"《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向刘喜荣发行13,354,658股股份、向李军民发行2,298,160股股份、向冯战胜发行755,564股股份、向符杰发行419,343股股份、向欧阳支发行251,854股股份、向常德沅澧产业投资控股有限公司发行437,938股股份购买相关资产。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,新增股份数量为17,517,517股,该等股份已于2016年1月7日在深圳证券交易所创业板上市,本次发行后公司总股本为120,058,099股。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

2015年11月30日,公司获得中国证监会"证监许可[2015]2692号"《关于

核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司非公开发行不超过15,527,023股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,新增股份数量为15,527,023股,该等股份已于2016年7月18日在深圳证券交易所创业板上市,本次发行后公司股本增至135,585,122股。

2016年9月19日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》,以公司总股本135,585,122股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。2016年10月18日,本次权益分派完成除权除息,公司总股本增至406,755,366股。

截至本公告发布之日,公司总股本为 406,755,366 股,其中有限售条件股份数量为 60,604,509 股,占公司总股本的 14.90%。

三、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、股份锁定承诺

刘喜荣承诺:本次交易中取得的溢多利向其发行的股份,自股份取得之日(2016年1月7日)起12个月内不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让等。锁定期满后,在目标公司第一期《专项审核报告》出具后,且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起,可转让本次交易获得股份总数的35%;在目标公司第二期《专项审核报告》出具后,且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起,可转让本次交易获得股份总数的30%;在目标公司第三期《专项审核报告》以及《减值测试报告》出具后,交易对方履行完毕全部补偿义务,且刘喜荣持有其通过本次交易取得的上市公司股份总数剩余35%的部分已满36个月后,刘喜荣持有的该等股份可全部转让。

在锁定期内,未经溢多利书面同意,交易对方不得将其持有的溢多利股份质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制。

本次股份发行结束后,由于溢多利送红股、转增股本等原因增持的股份,亦

应遵守上述锁定期及禁止设定质押等权利限制的约定。

2、盈利补偿承诺

根据公司与交易对方的约定,交易对方承诺 2015 年、2016 年、2017 年新合新合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币6,000 万元、7,800 万元、10,140 万元(以下简称"承诺净利润",该承诺净利润不包括本次交易配套募集资金投资项目所产生的损益)。

根据瑞华会计师事务所出具的《关于广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(瑞华核字[2018]40020008 号),新合新 2015 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润金额6,116.86 万元,与承诺净利润6,000 万元相比超额完成116.86 万元;2016 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润金额7,934.21 万元,与承诺净利润7,800 万元相比超额完成134.21 万元;2017 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润金额9,596.86 万元,与承诺净利润10,140.00万元差额-543.14 万元。2015 年、2016 年均已完成业绩承诺,2017 年未完成业绩承诺,三年累计实现净利润较累计承诺净利润差额-292.07 万元。按照协议约定的补偿方式计算,刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方应补偿金额为640.52 万元。截至2018 年7月2日,刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方已将上述补偿款汇入公司指定的账户中,2017 年度业绩承诺补偿义务已履行完毕。

截至本公告日,刘喜荣持有的其通过本次交易取得的上市公司股份总数剩余 35%的部分已满 36 个月,刘喜荣持有的该等股份可全部转让。

3、其他承诺

除上述承诺外,刘喜荣还作出了《关于提供材料真实、准确、完整的承诺》。 截至本公告日,刘喜荣严格履行了上述各项承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为2019年1月21日(星期一);

- 2、本次解除限售的股份数量为 14,022,390 股,占公司总股本的 3.4474%;
- 3、本次申请解除股份限售的股东为1位自然人股东;
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限 售数量(股)	本次可实际 上市流通数 量(股)	本次可实际上市流通数量 占公司总股本的比例(%)
1	刘喜荣	14,022,390	14,022,390	14,022,390	3. 44 74
合计		14,022,390	14,022,390	14,022,390	3.4474

五、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量 (股)	比例 (%)	(+, -)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	60,604,509	14.90%	-14,022,390	46,582,119	11.45%
二、无限售流通股	346,150,857	85.10%	14,022,390	360,173,247	88.55%
三、总股本	406,755,366	100.000%		406,755,366	100.00%

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书;
- 2、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 二〇一九年一月十七日