湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

部分限售股份解除限售的专项核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市

公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定，湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”或“独立财务顾问”)作为广东风

华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”、“风华高科”)发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问和持续

督导机构，对风华高科本次限售股份解除限售事项进行了审慎核查，并出具核查意见

如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司向珠海

绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】

2390 号)，公司向奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）原

股东珠海绿水青山投资有限公司（以下简称“绿水青山”）、珠海中软投资顾问有限

公司（以下简称“中软投资”）等共8户股东非公开发行股票67,766,866股，用于购

买奈电科技100%股权；向北京华山弘业股权投资有限公司（有限合伙）等共5名认购

对象非公开发行股票20,136,297股，用于募集配套资金。本次发行新增股份共

87,903,163股已于2015年12月29日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2015

年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》等相关公告。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司本次发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金各发行对象认购的数量及限售期如下：

序号 发行股份购买资产的发行对象 发行数量（股） 限售期（月）

1
珠海绿水青山投资有限公司

3,469,286 12

4,625,715 24

15,033,573 36

小计 23,128,574

2 旭台国际投资股份有限公司 8,290,280  12

3 广东省科技风险投资有限公司 8,711,327  12

4 泰扬投资有限公司 8,406,431  12

5 珠海中软投资顾问有限公司

1,088,916 12

1,451,888 24

4,718,635 36

小计 7,259,439

6 珠海诚基电子有限公司 7,077,953  12

7 新疆长盈粤富股权投资有限公司 1,836,638  12

8 拉萨市长园盈佳投资有限公司 3,056,224  12

小计 67,766,866

序号 发行股份募集配套资金的发行对象 发行数量（股） 限售期（月）

1 博时基金管理有限公司 4,343,105  12

2 中铁宝盈资产管理有限公司 3,148,751  12

3 申万菱信基金管理有限公司 2,388,707  12

4 北京华山弘业股权投资基金（有限合伙） 2,171,552  12

5 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 8,084,182  12

小计 20,136,297

合计 87,903,163

二、本次解除限售股份的流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2019 年 2 月 11 日。

2、本次解除限售股份的股东为绿水青山和中软投资，涉及户数为2户，解除限售

的股份数量为19,752,208股，占公司总股本的比例为2.21%。

3、本次解除限售股份明细如下：

序

号

股东账户名称 持股数量

（股）

其中持有的限售

股份数量（股）

本次解除限

售数量（股）

解除限售股份占公

司总股本的比例

1 珠海绿水青山投资有限公司 17,346,444 15,033,573 15,033,573 1.68%

2 珠海中软投资顾问有限公司 5,444,623 4,718,635 4,718,635 0.53%

 合  计 22,791,067 19,752,208 19,752,208 2.21%

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目
本次变动前

本次变动数
本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、有限售条件股份 19,782,208 2.21% -19,752,208 30,000 0.0034%

1、国家持股 0 0 0 0 0

2、国有法人持股  0 0 0 0 0

3、其他内资持股 19,782,208 2.21% -19,752,208 30,000 0.0034%

其中：境内非国有法人持股 19,782,208 2.21% -19,752,208 30,000 0.0034%

境内自然人持股 0 0 0 0 0

4、外资持股 0 0 0 0 0

5、高管持股 0 0 0 0 0

二、无限售条件股份 875,450,903 97.79% 19,752,208 895,203,111 99.9966%

1、人民币普通股 875,450,903 97.79% 19,752,208 895,203,111 99.9966%

2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0

3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0

4、其他  0 0 0 0 0

三、股份总数  895,233,111 100% 0 895,233,111 100%

4

四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

承诺方 承诺类型 承诺主要内容 承诺时间 期限 履行情况

绿 水 青

山、

中软投资

业绩承诺

奈电科技2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润应不低于人民币

4,500万元、人民币5,100万元和人民币6,100万元（以下简称“预测净利润”），三年累计扣除非经常性

损益后归属于母公司的净利润不低于15,700万元。如存在风华高科在2015年度、2016年度和2017年度三

年承诺期内或之前，以本次重大资产重组配套募集的资金或自有资金向奈电科技进行资金投入的情形，

则预测净利润为奈电科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金

额。投入资金的资金成本以投入资金金额、中国人民银行同期贷款利率以及资金投入存续期间计算。

2015 年

4 月 24 日

3 年

（2015

年至

2017

年）

2015 年、

2016年及

2017年均

完成业绩

承诺

股份锁定

承诺

因在本次交易中以资产认购而取得的风华高科的股份，自本次发行的股份登记至本公司名下之日起12个

月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至本公司名下之日起满12个月后，按照如下方式分批

解锁：（1）自本次发行的股份登记至本公司名下之日起届满十二（12）个月之日和本公司在《广东风华

高新科技股份有限公司与珠海绿水青山投资有限公司、珠海中软投资顾问有限公司关于奈电软性科技电

子（珠海）有限公司之业绩补偿协议》（以下称“《业绩补偿协议》”）中利润补偿义务履行完毕之日

中的较晚日起，可以转让本公司取得的风华高科股票的15%，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除

外；（2）自本次发行的股份登记至本公司名下之日起届满二十四（24）个月之日和本公司在《业绩补偿

协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起，可以转让本公司取得的风华高科股票的20%，但按照

《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；（3）自本次发行的股份登记至本公司名下之日起至三十六（36）

个月届满之日和本公司在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起，可以转让本公

司取得的其余风华高科股票，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会和深

圳证券交易所的有关规定执行。本次交易取得的风华高科的股份锁定期若应监管部门要求需要进行调整

的，则进行调整。

2015 年 12

月 29 日
3 年

严格按承

诺履行

其他承诺 包括资产权属承诺、规范关联交易和减少同业竞争的承诺、任职年限承诺、放弃优先认购的承诺、特定

情况下股份锁定的承诺等。

2015 年 12

月 29 日

 严格按承

诺履行

1、根据立信会计师事务所出具的《关于奈电软性科技电子（珠海）有限公司 2015

年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字（2016）第 310287 号），奈电科技

2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 5,196.41 万元,超额完成原承诺

的 2015 年度业绩目标(4,500 万元)。

根据立信会计师事务所出具的《关于奈电软性科技电子（珠海）有限公司 2016 年业

绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字（2017）第 ZI10120），奈电科技 2016

年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 5,273.21 万元,超额完成原承诺的

2016 年度业绩目标(5,100 万元)。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于奈电软性科技电子（珠

海）有限公司 2017 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2018）050039 号），

奈电科技 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 6,271.46万元,超额完

成原承诺的 2017 年度业绩目标(6,100 万元)。

2、截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了

相关承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本核查意见

出具日,本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也

未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

故绿水青山、中软投资本次可解除限售的股数分别为 15,033,573 股、4,718,635 股。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，湘财证券就风华高科本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资

产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金中所做出的承诺的情形。

3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易

所的相关规定。

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的专项

核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

  （袁媛）                         （闫沿岩）

湘财证券股份有限公司

2019 年 2 月 1 日