证券代码：002072         证券简称：凯瑞德         公告编号：2019-D026

凯瑞德控股股份有限公司

关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于 2019 年 4 月 30 日停牌一天，并于 2019 年 5 月 6 日开市起

复牌；

2、公司股票自 2019 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”特别处理，股

票简称由“凯瑞德”变更为“*ST 凯瑞”；

3、实施退市风险警示后，证券代码不变，仍为 002072；

4、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

一、实施退市风险警示的主要原因

根据《深圳 证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）款的相关规

定，因以下情形，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的

特别处理：

1、公司 2017 年、2018 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值；

2、公司 2018 年度经审计的期末净资产为负值；

3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了无

法表示意见的审计报告。

二、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股；

2、公司股票简称由“凯瑞德”变更为“*ST凯瑞”；

3、实行退市风险警示后公司的证券代码不变，仍为002072；

4、实施退市风险警示的起始日：2019年5月6日；

5、实行退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

针对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无法表示意见涉

及事项，公司董事会将积极督促公司采取措施改善经营状况和财务状况，持续

跟踪上述相关工作的进展，维护公司与中小股东的合法权益，尽快撤销退市风

险警示。公司将采取措施如下：

1、公司将进一步优化公司治理结构，规范三会运作，完善权力监督制衡机

制，提高内控管理水平和执行力，通过建立和运行常态化的内部控制保障机制，

促进公司转入良性发展轨道。

2、公司将在现有互联网业务基础上，全力拓展贸易业务，打造公司新的业

务和盈利增长点，改善公司经营业绩。

3、积极寻求和实施战略合作，提升公司资产结构和质量，提升盈利水平，

消除当前净利润、净资产为负的状况，实现公司的健康可持续经营。

4、针对公司当前涉诉事项，公司已聘请律师团队对公司存在的未决诉讼事

项进行全面核查和梳理，持续关注这些案件的进展情况，及时履行信息披露义

务。

5、截至本公告日，中国证监会对公司的调查尚在进行中，结论尚不明确，

公司将积极配合中国证监会的调查，力争早日结案完毕,同时公司将严格按照相

关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2019 年度继续出现

以下情形之一，公司股票及其衍生品种将自 2019 年年度报告公告之日起暂停上

市：1、经审计的净利润继续为负值；2、经审计的期末净资产继续为负值；3、财

务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

股票被暂停上市后，如公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相

应情形，公司股票将面临终止上市交易的风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼（三盛大厦）101－104

邮编：100085

电话：010-86390816

传真：010-86390817

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

                                      2019年4月30日

特别提示：