# 江苏雅百特科技股份有限公司

# 关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相 应情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

### 一、特别提示

2018年7月4日,公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科 技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(中小板函【2018】 第5号),公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,被中国证监会移送公 安机关。公司股票于2018年7月5日停牌一天,并于2018年7月6日起复牌,被实行 "退市风险警示"特别处理, 公司股票简称由"雅百特"变更为"\*ST百特", 公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日,已满三十个交易日。经 公司申请,公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。本次因公司主要银行账户 被冻结触发其他风险警示, 公司股票继续维持停牌状态, 公司股票简称仍为"\*ST 百特",公司股票代码仍为"002323",股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

## 二、实行其他风险警示的主要原因及相关影响

1、因公司部分债务出现逾期,部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。 公司董事会经核查认为:公司被冻结账户含公司基本账户和主要往来账户,为公 司主要账户。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第(二)款的规 定,公司主要银行账号被冻结,公司股票需被实施"其他风险警示"。

#### 2、对公司的影响

目前公司因债务问题,公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司资金周转

产生一定影响,但暂时不会对公司的主营业务的经营活动造成重大影响。

# 三、公司银行帐号被冻结的基本情况

户名	开户行	账户性质	账号	账户余额 (元)
山东雅百特 科技有限公 司	中国农业银行盐城中汇支行	一般户	10400101040555551	241, 991. 29
	中国农业银行三亚滨海支行	一般户	21-752001040005074	80. 89
	中国银行山东枣庄分行营业部	基本户	224723452994	-
	中国银行海门开发区	一般户	491063222950	104, 129. 74
	中国建设银行肇庆鼎湖支行	一般户	44050170830100000159	38, 071. 58
	建设银行顺德锦湖支行	农民工专户	44050166734300000095	852, 391. 12
	南京银行海门支行	一般户	06120120030001760	431. 97
	建行闵行支行	一般户	31001531320050070123	5, 326. 88
	渤海银行上海分行营业部	一般户	2000288697000182	49, 405. 16
	兴业银行济宁分行	一般户	376510100100316774	183, 231. 00
	招行上海淮海支行	一般户	513902873010705	99. 59
	招行深圳分行营业部	一般户	513902873010307	0. 02
	枣庄农商银行兴利支行	一般户	90402070020100080448	4, 775. 09
	工商银行市中支行	一般户	1605020119200351340	57. 34
江苏雅百特 科 技股份有限 公司	江苏银行盐城文峰支行	一般户	12330188000013058	1, 319. 89
	兴业银行盐城分行营业部	一般户	402010100100155405	11. 90
	中国农业银行股份有限公	基本户	10400101040015622	383, 043. 88
	司盐城中汇支行
	南京银行南通分行海门支行	一般户	06120120030002326	293. 22
	工行盐都支行	一般户	1109661819000880166	26, 593. 49

	建行龙岗支行	一般户	32001735040059999666	-
	建行城南支行	一般户	32001735038059698888	1, 186. 60
上海孟弗斯	兴业银行济宁分行	一般户	376510100100335328	112. 90
新能源科技	渤海银行上海分行营业部	一般户	2000288734000178	0.17
有限公司	工行虹桥开发区支行	基本户	1001242709300421186	870, 708. 84
江苏孟弗斯	中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行	基本户	10400101040249783	28. 53
新能源科技	建行城南支行	一般户	32050173503800000719	9, 067. 78
有限公司	建行徐汇支行	一般户	31050173360000001803	120.06

截至 5 月 31 日,公司总计有 54 个账户,13 个基本户,38 个一般账户及 3 个农民工专户。其中 27 个账户被冻结,分别为 22 个一般户、4 个基本户、1 个农民工专户。累计冻结账户账面余额 485.05 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.31%。公司被冻结的主要银行账户具体情况如下:

户名	开户行	账户性质	账号	账户余额
山东雅百特科技有限公司	中国银行山东枣庄分行营业部	基本户	224723452994	-

公司主要业务集中于山东雅百特科技有限公司,中国银行山东枣庄分行营业 部账户是山东雅百特科技有限公司基本户,公司业务主要在基本户进行收付结算,其为公司主要银行账户。

四、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1(二)条的规定,公司股票将被实施其他风险警示。公司特向投资者做如下风险提示:

- 1、公司股票继续维持停牌状态;
- 2、实行其他风险警示后公司证券代码不变, 仍为"002323";
- 3、实行其他风险警示后的股票简称不变,仍为"\*ST百特";
- 4、实行其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为5%。

# 五、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

1、为了维护公司和广大中小股东利益,公司通过协调有关机关、冻结申请人、项目付款方等,获取各方诉求后,对诉求进行分解、分类工作,搁置争议,寻找多方利益共同点,最大程度找到可行性方案,保障冻结人权益的基础上,减少影响项目施工的正常推进,同时力争尽快解决银行账户被冻结事项。

- 2、通过加大应收账款回收,一定程度缓解流动性问题。
- 3、通过增加业务收入,提高造血功能。

4、认真研究产业政策、监管政策和行业动态,研究制定公司发展战略,积 极寻求和培育新的利润增长点,谋求公司长期可持续发展。

## 六、实行其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式

电话: 021-32579998

传真: 021-32579996

联系地址:上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求,对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2019年7月10日