证券代码：002396               证券简称：星网锐捷           公告编号：临 2019-46

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于股东股份减持超比例的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“星网锐捷”）

于 2019 年 9 月 9 日收到公司股东新疆维实创业投资股份有限公司（以下简称

“新疆维实”）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》（以下简称“《告

知函》”），根据《告知函》，新疆维实减持了公司股份，且本次减持存着违规情况，

现就有关事项披露如下：

一、本次违规减持公司股票的情况

公司于 2019 年 4 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露

公告》（公告编号：临 2019-16）（以下简称“减持计划公告”），公司股东新疆维

实计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 180 日内，通过集中竞价方式减

持本公司股份不超过 8,595,200 股(占本公司总股本的比例不超过 1.4736%)，其

中，90 个自然日内通过集中竞价交易减持的股份数量不超过 5,832,802 股，占

公司总股本的比例不超过 1%。

2019 年 6 月 12 日公司披露了《关于持股 5%以上股东减持数量过半的进展公

告》（公告编号：临 2019-28）；2019 年 6 月 14 日公司披露了《关于持股 5%以上

股东减持至持股 5%以下的提示性公告》（公告编号：临 2019-29）。（以上公告详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。）

2019 年 6 月 14 日至 2019 年 9 月 9 日期间，新疆维实通过集中竞价的方式

合计减持公司股票 3,389,393 股，占公司总股本的 0.5811%。

截止本公告日，新疆维实尚持有公司股票 25,774,604 股，占公司总股本的

4.4189%。

二、关于违规交易情况的说明

因工作人员计算失误，新疆维实上述减持违反了公司于 2019 年 4 月 11 日披

露的减持计划公告，合计减持的股份数超出计划 8,595,200 股(占本公司总股本

的比例不超过 1.4736%)，实际减持股份数为 8,606,396 股，占公司总股本的

1.4755%。

三、本次事件处理

（一）新疆维实已经意识到上述减持行为构成违规减持，并进行了深刻的自

查反省，表示会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票的

证券账户的管理，加强事先和公司及监管部门的沟通，防止此类事情的再次发生。

（二）公司将向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的

股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此

类情况再次发生。

四、备查文件

新疆维实出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 9 日