邦讯技术股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票可能被暂停上市的原因

邦讯技术股份有限公司(以下简称"公司")2017年度、2018 年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损,根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第13.1.1条第(一)项"上市公司最近三年 连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润 为依据),深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市"的规定,若公 司 2019 年度经审计净利润为亏损,深圳证券交易所可能暂停公司股 票上市。

二、公司股票停牌安排及暂停上市决定

若公司 2019 年度经审计净利润为亏损,则根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定,公司股票将自公司披露 2019 年年度报告之日起停牌,深圳证券交易所将于公司股票停牌后 十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、董事会已采取和将采取的措施

- 1、上市公司加快引入战略投资者,积极努力进行股权或债权融 资,成立专门的催收工作团队,积极回收应收账,采取多种措施解决 公司经营发展中的流动性问题。
- 2、公司积极布局抢抓 5G 发展机遇,调整优化经营策略,创新经 营模式,以适应 5G 发展的要求。

- 3、公司严格控制开工条件,对己中标工程项目根据公司资金状况合理安排投资和施工,保障工程项目顺利实施。
- 4、不断完善经营管理,严格控制经营费用和项目成本,强化人 才队伍建设,提质增效。

四、其他事项

- 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,上市公司连续两年亏损的,在披露其后首个半年度报告时,应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,之后每五个交易日发布一次,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
- 2、公司流动资金紧张,引起业务合同纠纷,导致公司部分银行账户被冻结;由于缺乏资金进行游戏推广,子公司北京点翼科技有限公司手游业务基本停滞;在资金短缺的情况下,不能及时支付供应商货款;员工薪资不能按时支付,分公司及办事处大量员工离职,对公司的日常经营和业务产生了较大影响。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
- 3、2019 年 1-9 月,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,58.48 万元,比上年同期增加 49.27%。
- 4、公司于 2020 年 3 月 5 日披露了《2019 年度业绩快报》,2019 年归属于上市公司股东的净利润为 618.75 万元。本次业绩快报数据 为公司初步核算结果,未经审计机构审计,2019 年业绩的具体财务 数据将在公司 2019 年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性决策, 注意投资风险。
- 5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司 董 事 会 2020年3月10日