证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2020-028

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司股票实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”、“公司”）因其

实际控制人非经营性资金占用，公司股票触及其他风险警示情形。

2、公司股票（股票简称：群兴玩具，股票代码：002575）自 2020 年 4 月

21 日上午开市起停牌一天，自 2020 年 4 月 22 日上午开市起复牌。

3、自 2020 年 4 月 22 日上午开市起，公司股票交易被实施其他风险警示，

公司股票简称由“群兴玩具”变更为“ST 群兴”，股票代码仍为“002575”，

股票交易日涨跌幅限制为 5%。

一、实行其他风险警示情形的主要原因

公司于 2020 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公

司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：

2020-027）。截至本公告披露日，公司实际控制人非经营性占用公司资金余额为

28,873.00 万元（不含利息），占公司最近一个年度经审计净资产的 32.13%。

公司实际控制人于 2020 年 4 月 20 日出具了《承诺函》，承诺将通过现金偿

还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题，也将尽最

大努力敦促其关联方返还占用资金，并按照基准贷款年利率支付占用期间产生的

返还利息。

具体的返还计划为：本公告披露后的三个工作日返还现金人民币 2,000万元；

2020 年 6 月 20 日前返还现金不低于 5,000 万元；2020 年 9 月 20 日前返还现金

或等值的资产不低于 5,000 万元；2020 年 12 月 20 日前采取现金或等值的资产方

式将剩余的部分（含利息）全部返还，并争取提前偿还。

综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条及第 13.3.2

条的相关规定，触发了“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形。

二、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行其他

风险警示。公司特向投资者做如下风险提示：

1、实行其他风险警示的起始日：2020 年 4 月 22 日开市起；

2、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实行其他风险警示，自 2020 年 4

月 21 日（星期二）开市起停牌 1 天，于 2020 年 4 月 22 日（星期三）开市起复

牌；

3、实行其他风险警示后，公司股票简称由“群兴玩具”变为“ST群兴”；

4、实行其他风险警示后，公司股票代码不变，仍为“002575”；

5、实行其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为 5%。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司将全力督促控股股东继续通过多渠道努力筹措资金，并切实督促实际控

制人落实还款计划，尽快偿还占用公司的资金。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊

登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

         广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                           2020 年 4 月 20 日