证券代码：002426         证券简称：胜利精密          公告编号：2020-061

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度、

2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。

2、公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自 2020 年 4 月 29

日开市起停牌一天，自 2020 年 4 月 30 日开市起复牌。

3、自 2020 年 4 月 30 日开市起，公司股票交易将被实施退市风险警示，公司

股票简称由“胜利精密”变更为“*ST 胜利”，股票代码仍为“002426”，股票

交易日涨跌幅限制为 5%。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股

2、简称：由“胜利精密”变更为“*ST 胜利”

3、证券代码：002426

4、实行退市风险警示的起始日：2020 年 4 月 30 日

5、实行退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制为 5%

二、实行退市风险警示的主要原因

鉴于公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2020 年 4 月

29 日开市起停牌一天，自 2020 年 4 月 30 日开市起被实施“退市风险警示”。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司因 2018 年、2019 年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公

司董事会正在积极主动采取措施，努力提升公司业绩，争取撤销退市风险警示，

主要措施如下：

1、在地方政府和金融机构的纾困支持下，公司将进一步减轻资产负担，加速

回笼资金，以最大化降低公司借贷成本，恢复良好的资金流动性。

2、回归精密制造核心主业，与战略客户共同发展，持续优化工艺流程和产品

结构，提高制造工厂的智能化率，进一步提高市占率，保持规模优势、高技术壁

垒和核心竞争力。

3、调整智能制造的业务发展布局，在服务好消费电子行业龙头客户的同时，

重点关注OLED和半导体等利润和市场成长空间大的细分领域，保持智能制造业务

的稳步发展和领先布局优势。

4、坚定一站式、一体化贴近客户的服务模式，发挥生产工厂、研发中心和海

外营运中心的国际布局，发挥多年积累的优势，坚持重视研发和创新，实现持续

稳定发展。

5、加强公司治理、完善管理流程，尤其是集团对各子公司的信息化、系统化

管控，加大内部控制监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力。

四、股票可能被暂停上市或者终止上市的风险提示

据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2020 年度经审计的

净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投

资风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系电话：0512-69207028

2、传真号码：0512-69207112

3、电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

4、邮政编码：215500

5、通讯地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020年4月28日