证券代码：002176      证券简称：江特电机     公告编号：临 2020-017

江西特种电机股份有限公司

关于公司股票交易实行退市风险警示暨停牌公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

 1、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 4 月 29 日开

市起停牌一天，并于 2020 年 4 月 30 日开市起复牌。

 2、公司股票自 2020 年 4 月 30 日开市起实行“退市风险警示”，股票简称由“江

特电机”变更为“*ST 江特”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%，公司股票代码不变。

 由于公司 2018 年度、2019 年度连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退

市风险警示”，现将有关事项公告如下：

 一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

 1、股票种类仍为人民币普通股；

 2、股票简称由“江特电机”变更为“*ST江特”；

 3、股票代码仍为“002176”；

 4、公司股票自 2020 年 4 月 29 日开市起停牌一天，并于 2020 年 4 月 30 日开市

起复牌；

 5、公司股票自 2020 年 4 月 30 日开市起实行“退市风险警示”，实行“退市风险

警示”后公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

 二、实行退市风险警示的主要原因

 公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1,660,478,742.26 元，

2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-2,024,446,318.12 元。由于连续

两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1

条第（一）项的规定，公司股票交易实行退市风险警示。

 三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

 公司于 2018 年度、2019 年度出现连续亏损，主要是因为受国家新能源汽车补贴

政策退坡，碳酸锂价格持续下跌，国内外经贸关系影响，公司主要子公司九龙汽车

和米格电机业绩出现下滑甚至亏损，造成较大金额的商誉减值，同时公司处置资产、

提取资产减值等对利润造成较大影响，导致公司连续 2 年亏损。

 为维护广大投资者的利益，围绕实现 2020 年度“扭亏为盈”的目标，公司董事

会制定了 2020 年度工作重点方向：

 围绕公司发展战略，公司将逐步退出汽车产业，聚焦电机、锂盐行业发展。通

过自主研发技术，持续的装备投入和市场开拓，在巩固和扩大建机电机、起重冶金

电机、风电电机、伺服电机细分市场龙头地位的基础上，释放军工电机产销量。通

过持续的技术创新和成本控制，凸显锂云母提锂及市场竞争优势，扩大产量，成为

国内锂云母提锂龙头企业。为实现经营目标，公司将采取以下措施：

 1、 大力拓展电机新产品、新市场。积极制定激励政策，促进研发和营销两条

线，深入了解市场需求，大力开发新市场、新产品。抓住国家对基础建设投入、老

旧小区改造带来公司主导电机订单饱满的机会，通过提高产品交付效率，提升产品

质量等措施，继续扩大公司在起重冶金电机、电梯扶梯电机等行业的市场占有率。

结合军工电机订单增长，快速提升军工电机产量，并在新材料应用等领域积极寻找

机会。

 2、通过释放宜丰矿区的锂资源加工综合利用能力，提高矿石资源的利用率和自

给率，同时不断优化工艺，加强精细化管理，降低锂盐加工成本，产业链竞争优势

逐渐显现，有效的提升锂盐盈利能力。年产 1 万吨氢氧化锂生产线已经进入安装调

试期，公司将尽快实现氢氧化锂的投产，丰富锂盐产品，增加盈利来源。

 3、战略聚焦，积极处置不良和呆滞资产。公司通过处置九龙汽车使得影响公司

业绩的重大不确定因素排除，通过实施战略聚焦，更好的保障做强做大电机和锂盐

产业，同时积极处置不良和呆滞资产，积极推进各类应收款的回收速度，增加经营

性现金流，降低资金成本，提高盈利能力。

 4、提升公司经营管理能力，向管理要利润。 公司将积极推动各个产业的提质

降本工作，成立工作小组，专项推进，做深做细，从人、机、料、法、环多个维度

大范围大力度的开展提质降本工作，挖掘内部潜力。 围绕提升管理效率，优化管

理流程，强化执行效果，通过实施卓越绩效，精细化生产等多种方式，提升公司的

经营管理能力，通过管理效率的提升、管理漏洞的查补、管理团队积极性的提高来

实现盈利能力的提升。

 四、公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

 若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市；在法定披露期限内披露经审计的暂停

上市后首个年度报告若业绩继续亏损，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广

大投资者注意投资风险。

 五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：闵银章、王乐

联系电话：0795-3266280

传 真：0795-3274523

联系邮箱：jiangte@jiangte.com.cn

通讯地址：江西省宜春市袁州区环城南路 581 号

邮政编码：336000

特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

二 0 二 0 年四月二十九日