证券代码：300051          证券简称：三五互联        公告编号：2021-090

厦门三五互联科技股份有限公司

关于公司股票将被实施其他风险警示的提示性公告暨停牌公告

特别提示

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第9.4条

的规定，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且

公司最近一年(2020年度)审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”

事项段的无保留意见之审计报告，公司股票交易将被实施其他风险警示

2、公司股票将于公告披露后停牌一天(停牌时间：2021年4月23日开市起)；

自复牌之日(复牌时间：2021年4月26日开市)起，深圳证券交易所将对公司股票交

易实施其他风险警示；公司股票简称由“三五互联”变更为“ST三五”，股票代

码仍为“300051”，股票交易日涨跌幅限制为20％

3、公司目前经营正常；公司拟采取相关措施改善持续经营能力，努力提升绩

效，以保障广大投资者的合法权益；公司敬请投资者理性投资，注意投资风险

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕最近三个会计年度扣除非

经常性损益前后净利润均为负值，且公司2020年度审计报告类型为带“与持续经

营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见之审计报告；根据相关规定，公司

股票交易将被实施其他风险警示。公司现将相关情况公告如下：

一、关于将被实施其他风险警示的事项概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

1、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润如下表所示：

项目

年度
扣除非经常性损益前净利润 扣除非经常性损益后净利润

2018年度 -345,853,243.26 -350,281,560.96

2019年度 -257,255,734.85 -265,308,948.62

2020年度 -93,777,162.86 -84,497,367.38

2、最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(亦称“审计机构”)对公司2020年度的财

务报告进行审计后，出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留

意见的《审计报告》，即：公司最近一年(2020年度)审计报告显示公司持续经营

能力存在不确定性。

3、公司股票交易将被实施其他风险警示

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》“第九章  风

险警示”第9.4条“上市公司出现下列情形之一的，本所(深圳证券交易所)对其股

票交易实施其他风险警示：(六)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净

利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”

的规定，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且

公司2020年度审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无

保留意见之审计报告，公司股票交易将被实施其他风险警示(股票简称前将被冠以

“ST”字样)。

公司股票将于本公告披露后停牌一天(停牌时间：2021年4月23日开市起)；自

复牌之日(复牌时间：2021年4月26日开市)起，深圳证券交易所将对公司股票交易

实施其他风险警示；公司股票简称由“三五互联”变更为“ST三五”，股票代码

仍为“300051”，股票交易日涨跌幅限制为20％。

公司目前经营正常。

二、公司已采取的措施及拟采取的措施

公司拟采取相关措施改善持续经营能力，努力提升绩效，以保障广大投资者

的合法权益：

1、公司近三年产生亏损的主要原因系子公司深圳市道熙科技有限公司商誉减

值所致。当前，深圳市道熙科技有限公司立足于自身，研发重点逐渐向手游、H5

游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产品线；积极开

拓游戏发行业务渠道。截止2020年末，公司自有平台的主要游戏2款，研发测试运

营的产品2款，主要有《PPXY》进阶版和《FHLT》，其中《PPXY》进阶版，已完成

游戏开发并上线运营测试，目前在持续进行玩法体验优化以及根据线上数据持续

调优开发，进行更全面贴合用户的系统优化工作。《FHLT》已经完成游戏核心玩

法开发，现阶段进行玩法体验优化以及数据调优活动开发工作。

2、精简冗余机构,提升资源利用效益。一方面，为提高公司营销服务网络效

率，公司裁撤部分分子公司以实现优化整合公司资源的目的，提高机构服务的效

率。2020年度，公司已经注销厦门三五互联科技股份有限公司佛山分公司、东莞

分公司、无锡分公司、宝安分公司以及子公司泉州三五互联信息科技有限公司、

苏州三五互联信息技术有限公司等六家分子公司，并将持有的北京亿中邮信息技

术有限公司95.50％股权转让给北京安可信创信息技术有限公司。未来，公司将进

一步整合组织架构，调整及优化人员结构。另一方面，子公司天津三五互联移动

通讯有限公司加强营销力度，努力扩展租赁渠道，通过提高产业园出租率减少亏

损，采取多种方式盘活资产，提高资源的使用效率。

3、结合公司的资金需求及债务偿还情况，开源节流，继续维持与现有金融机

构的合作，计划新增其他合作银行和贷款额度，争取有效降低融资成本，具体包

括：(1)维持兴业银行信用贷款额度，用于支付传统业务日常运营成本；(2)为尽

可能降低资金成本，不排除上市公司根据整体资金的情况对信托贷款先行偿还，

并在其他融资机构资金到位后予以置换。

2021年度，公司将通过巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，

拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务。公司积极参与5G、物联网、卫星互联网

等新型信息基础设施建设，为广大客户提供个性化语音、流量、卫生通讯、应急

通信等一站式通信解决方案，在新的行业领域探寻利润增长点。并且，公司制定

费用与成本控制计划，结合绩效考核对整体费用进行控制；通过提高人均产能、

优化人力结构等方式控制关键费用，通过不断革新产品开发理念、开发新技术、

优化产品结构等方式来降低产品成本，提高利润水平。

随着公司各项经营规划的有效实施，在各方的大力支持下，公司预计将实现

持续、稳定、健康发展。

三、风险提示

公司将持续关注前述事项进展情况，严格按照法律法规规定和规则要求及时

履行信息披露义务。公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、公司联系方式

公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、现场人员接

待等方式对接投资者，在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人

员及时回应投资者的问询。

公司对接投资者的主要方式如下：

1、联系电话：0592-2950819

2、电子邮箱：zqb@35.cn

3、联系地址：厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦

公司再次提请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日