证券代码：002740         证券简称：爱迪尔        公告编号：2022-038 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于公司将被实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票自 2022 年 4 月 29 日开市起停牌一天，自 2022 年 5 月 5 日开市

起复牌。

2、公司股票将于 2022 年 5 月 5 日开市起被实施其他风险警示，届时公司股

票简称将由“爱迪尔”变为“ST 爱迪尔”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%，

证券代码保持不变。

一、被实施其他风险警示的原因

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度被大华

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具了保留意

见的审计报告，该报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，且公司最近三

个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。除此外，大华会计师

事务所针对公司编制的《内部控制自我评价报告》涉及的 2021 年 12 月 31 日与

财务报表相关的内部控制有效性，出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条及《深圳证券交易所交易

规则》第 4.5.5 条相关规定，公司股票将于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警

示，届时公司股票简称将由“爱迪尔”变为“ST 爱迪尔”，公司股票交易日涨跌

幅限制为 5%，证券代码保持不变。

二、董事会拟采取的措施

（一）全力协助深圳市中级人民法院和预重整管理人推进公司破产重整事宜，

以期改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归可持续发展轨道。

（二）江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司两家核心子公司与母

公司协同发展，爱迪尔、千年、克拉美三个品牌齐头并进，从行业上游采购、到

中游的加工直到下游加盟或直营销售方面深度融合，降低采购成本，拓展销售渠

道，充分实现同行业并购所产生的协同效益，实现 1+1+1＞3。具体如下：

1、在业务发展方面，爱迪尔、千年、克拉美三个品牌协调发展，共同开拓，

在扭转因公司资金紧张及负面新闻造成的营收下降趋势。

2、零售业务方面：品牌转型、综合运作，线下直营业务，具体从“产品、

客户、团队”各角度全面保障利润提升。线上电商业务在流量“公域”，建设完

整的“线上平台品牌矩阵”。

3、加盟业务：打造标杆、重点支持、外部助力、合作盈利。加盟运营业务，

集中资源、聚焦重点，搭建团队扶持优质加盟商。加盟拓展业务，明确分配原则，

寻找协助开发团队。

4、经销业务：强专业、多模式、快周转、保利润，利用品牌款及差异化产

品优势，不同于常规加盟模式进行产品批发和植入，不断提升产品更新迭代的速

度，打造品牌核心爆品，再配合极具竞争力的批发政策，以产品渗透渠道。

5、新零售业务：多元合作、项目增长，抓住直播电商及直播风口，聚焦华

夏首礼、增加多元化项目合作,发挥专属定制化研发特色。

（三）在拓展业务开源的同时，一方面，重点清收历史应收账款，另一方面，

严控信用销售规模，做好存货管理。具体如下：

1、全力清收历史应收账款

（1）制度及人员保障。公司在市场部设立了专门的应收账款管理岗位，全

面负责公司应收账款的管理。从制度入手，将市场人员的奖金等与其负责客户的

回款情况严格挂钩。

（2）逾期罚息。对于现有应收账款，严格对照签订的销售合同进行清理。

逾期 1 个月以内的，按照逾期金额的 0.06%/日计收逾期利息。

（3）逾期 1 个月以上仍未收回的，采购收货等手段进行清收。不配合收货

的，采取发律师函、起诉等方式解决。

（4）对采取法律手段仍然未能收回的应收账款，及时计提损失，进一步夯

实应收账款质量。

2、严格控制新的应收账款的产生

（1）对于目前有应收账款余额的下游客户，在欠款结清之前，不安排发货。

（2）新客户只考虑现款现货，不得欠款。为营销需要，宁愿牺牲部分利润，

也要现金收款。

3、做好存货管理

（1）牺牲加工费，对款式过时的库存商品及时进行拆解；

（2）加强财务部门与业务联动，做好业务及财务预测，尽量保持最低限度

的存货规模。

（四）公司将组织财务部门人员进一步学习《企业会计准则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，

提升财务人员专业能力及财务管理素质，杜绝再次出现相关情形。

三、风险提示及其他说明

公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，

及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

        2022 年 4 月 28 日