浙商证券股份有限公司

关于伊戈尔电气股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为伊戈尔

电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）向特定对象发行股票的保

荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，

对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查

情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414 号），公司向 17 名特定投资者发行

人民币普通股股票 89,671,636 股，发行价格为人民币 13.19 元/股。本次向特定对

象发行股票新增股份已于 2023 年 08 月 18 日在深圳证券交易所上市，股票限售

期为自本次发行股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 301,970,255

股增加至 391,641,891 股。

2、股份发行后至公告披露日公司股本变动情况

截至公告披露日，公司股本数量变化情况如下：

（1）2023 年 9 月 26 日，公司完成 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票

激励计划回购注销部分限制性股票手续，本次回购注销共计 776,000 股限制性股

票，公司总股本由 391,641,891 股减少至 390,865,891 股；

（2）2023 年 10 月 19 日，公司完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计

划预留授予限制性股票股份登记手续，本次授予 374,000 股限制性股票，公司总

股本由 390,865,891 股增加至 391,239,891 股；

（3）2023 年 11 月 08 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计

划预留授予股票期权第一个行权期集中行权手续，本次行权新增股份数量 79,800

股，公司总股本由 391,239,891 股增加至 391,319,691 股。

综上，截至本公告披露日，公司总股本为 391,319,691 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计17名，分别为：吉安市吉州区创新产

业发展引导基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、UBS AG、

中国银河证券股份有限公司、荆捍、湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选

27号私募证券投资基金、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－江西赣江新区

财投晨源股权投资中心（有限合伙）、广东恒健国际投资有限公司、国泰君安证

券股份有限公司、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司－东源投资融安

1号私募证券投资基金、余建平、薛小华、吴广玲、中电科投资控股有限公司、

泰康基金管理有限公司（代“招商银行股份有限公司－泰康新锐成长混合型证券

投资基金”）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司。

2、上述17名股东在公司向特定对象发行股票时均承诺自公司本次发行结束

之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不转让其本次所认购的股份。截

至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，

公司也不存在对上述股东违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年02月29日（星期四）；

2、本次解除限售股份的数量为89,671,636股，占无限售条件股份的31.80%，

占公司目前总股本的22.92%；

3、本次解除股份限售的股东数为17名，涉及到的证券账户总数为95户；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号 股东名称 证券账户名称
所持限售股

份总数

本次解除限

售股份数量

1

吉安市吉州区创新产业发展

引导基金合伙企业（有限合

伙）

深圳博中私募股权基金管理有限公司－吉安

市吉州区创新产业发展引导基金合伙企业

（有限合伙）

5,307,050 5,307,050

2 广东粤科资本投资有限公司 广东粤科资本投资有限公司 2,653,525 2,653,525

3 UBS AG UBS AG 2,653,525 2,653,525

4 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 5,534,495 5,534,495

5 荆捍 荆捍 2,653,525 2,653,525

6

湖南轻盐创业投资管理有限

公司－轻盐智选 27 号私募证

券投资基金

湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选

27 号私募证券投资基金
2,782,410 2,782,410

7

深圳市达晨财智创业投资管

理有限公司－江西赣江新区

财投晨源股权投资中心（有

限合伙）

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－江

西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合

伙）

6,065,200 6,065,200

8 广东恒健国际投资有限公司 广东恒健国际投资有限公司 11,372,251 11,372,251

9 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 5,761,940 5,761,940

10

东源（天津）股权投资基金

管理股份有限公司－东源投

资融安 1 号私募证券投资基

金

东源（天津）股权投资基金管理股份有限公

司－东源投资融安 1 号私募证券投资基金
3,032,600 3,032,600

11 余建平 余建平 2,653,525 2,653,525

12 薛小华 薛小华 2,956,785 2,956,785

13 吴广玲 吴广玲 4,836,997 4,836,997

14 中电科投资控股有限公司 中电科投资控股有限公司 3,790,750 3,790,750

15

泰康基金管理有限公司（代

“招商银行股份有限公司－

泰康新锐成长混合型证券投

资基金”）

招商银行股份有限公司－泰康新锐成长混合

型证券投资基金
2,653,525 2,653,525

16

诺德基金管理有限公司

诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺

德基金浦江 107 号单一资产管理计划
295,190 295,190

17
诺德基金－浙商云行成长私募证券投资基金

－诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划
67,745 67,745

18
诺德基金－浙江吉晟资产管理有限公司－诺

德基金浦江 569 号单一资产管理计划
16,936 16,936

19
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基

金浦江 987 号单一资产管理计划
711,323 711,323

20
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基

金浦江 668 号单一资产管理计划
109,687 109,687

21 诺德基金－永禧永尚私募证券投资基金－诺 404,878 404,878

德基金浦江 811 号单一资产管理计划

22
诺德基金－弈熠增高 7 号私募证券投资基金

－诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划
10,162 10,162

23
诺德基金－弈熠涵金 8 号私募证券投资基金

－诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划
6,775 6,775

24
诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量

化对冲 6 号集合资产管理计划
33,872 33,872

25
诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量

化对冲 15 号集合资产管理计划
10,839 10,839

26
诺德基金－偕沣华二号私募证券投资基金－

诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划
135,490 135,490

27
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券投资基金

－诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划
7,582 7,582

28
诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基

金浦江 202 号单一资产管理计划
135,490 135,490

29
诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量化

对冲 9 号单一资产管理计划
5,420 5,420

30
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基

金浦江 89 号单一资产管理计划
109,687 109,687

31
诺德基金－量利元启 23 号私募证券投资基金

－诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划
33,872 33,872

32
诺德基金－量利元启 20 号私募证券投资基金

－诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划
33,872 33,872

33
诺德基金－蓝墨专享 3 号私募投资基金－诺

德基金浦江 992 号单一资产管理计划
37,908 37,908

34
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金－诺

德基金浦江 787 号单一资产管理计划
10,162 10,162

35
诺德基金－江苏苏豪投资集团有限公司－诺

德基金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划
33,872 33,872

36
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基

金浦江 120 号单一资产管理计划
4,048,522 4,048,522

37

诺德基金－华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产

管理计划－诺德基金浦江 1033号单一资产管

理计划

67,745 67,745

38

诺德基金－洪运瑞恒汇增壹号私募证券投资

基金－诺德基金浦江 1085号单一资产管理计

划

227,445 227,445

39
诺德基金－恒安标准人寿保险有限公司－诺

德基金浦江 931 号单一资产管理计划
40,647 40,647

40

诺德基金－恒安标准领创未来累积式分红保

险（B 款）－诺德基金浦江 932号单一资产管

理计划

27,098 27,098

41 诺德基金－恒安标准金福瑞两全保险（分红 270,980 270,980

型）－诺德基金浦江 936 号单一资产管理计

划

42
诺德基金－恒安标准恒鑫智享年金保险－诺

德基金浦江 935 号单一资产管理计划
338,725 338,725

43
诺德基金－国元证券股份有限公司－诺德基

金浦江 958 号单一资产管理计划
33,872 33,872

44
诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺

德基金浦江 600 号单一资产管理计划
101,618 101,618

45
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基

金浦江 878 号单一资产管理计划
548,438 548,438

46
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基

金浦江 588 号单一资产管理计划
1,722,720 1,722,720

47
诺德基金－光大银行－诺德基金滨江拾贰号

集合资产管理计划
32,518 32,518

48
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基

金浦江 66 号单一资产管理计划
338,725 338,725

49
诺德基金－财达证券股份有限公司－诺德基

金浦江 922 号单一资产管理计划
20,323 20,323

50
诺德基金－般胜招龙 8 号私募证券投资基金

－诺德基金浦江 360 号单一资产管理计划
60,652 60,652

51

诺德基金－MIAO HUBERT HUI JUN－诺德

基金创新定增量化对冲 10号单一资产管理计

划

5,420 5,420

52

财通基金管理有限公司

财通基金－中信建投证券股份有限公司－财

通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划
758,150 758,150

53
财通基金－中韩人寿保险有限公司－财通基

金中韩人寿 1 号单一资产管理计划
379,075 379,075

54
财通基金－中国华电集团资本控股有限公司

－财通基金享盈 1 号单一资产管理计划
379,075 379,075

55
财通基金－中国国际金融股份有限公司－财

通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划
303,260 303,260

56

财通基金－中兵资产富兵 5 号私募证券投资

基金－财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理

计划

75,815 75,815

57
财通基金－浙江中邦实业发展有限公司－财

通基金安吉 551 号单一资产管理计划
151,630 151,630

58
财通基金－长城证券股份有限公司－财通基

金天禧定增 56 号单一资产管理计划
151,630 151,630

59
财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005号单

一资产管理计划
75,815 75,815

60
财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002号单

一资产管理计划
75,815 75,815

61
财通基金－粤财信托·湘盐 1 号集合资金信

托计划－财通基金湘盐 2 号单一资产管理计
1,667,930 1,667,930

划

62
财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉渤海

人寿 1 号资产管理计划
1,895,375 1,895,375

63
财通基金－永荣福建长乐一号私募股权投资

基金－财通基金享盈 11 号单一资产管理计划
75,815 75,815

64

财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券投资

基金－财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产

管理计划

75,815 75,815

65
财通基金－衍复价值一号私募证券投资基金

－财通基金衍复定增一号单一资产管理计划
75,815 75,815

66
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资基金

－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划
75,815 75,815

67
财通基金－谢浩－财通基金上南金牛单一资

产管理计划
75,815 75,815

68
财通基金－维科控股集团股份有限公司－财

通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划
151,630 151,630

69

财通基金－添添牛万家共兴私募证券投资基

金－财通基金天禧定增万家共兴单一资产管

理计划

113,722 113,722

70
财通基金－四时之言 7 号私募证券投资基金

－财通基金开赢 2 号单一资产管理计划
75,815 75,815

71

财通基金－上海寅亮企业管理咨询服务合伙

企业（有限合伙）－财通基金寅亮单一资产

管理计划

75,815 75,815

72
财通基金－上海朗程财务咨询有限公司－财

通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划
75,815 75,815

73

财通基金－山东信托·德善齐家 231 号家族

信托－财通基金玉泉 1017号单一资产管理计

划

379,075 379,075

74
财通基金－瑞华健康保险股份有限公司－财

通基金瑞华保险 4 号单一资产管理计划
303,260 303,260

75
财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定增量

化精选 1 号集合资产管理计划
630,023 630,023

76
财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 号单一

资产管理计划
22,745 22,745

77
财通基金－南京银行－财通基金定增量化创

新 1 号集合资产管理计划
128,127 128,127

78
财通基金－六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金

－财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划
227,445 227,445

79
财通基金－李彧－财通基金玉泉 1003 号单一

资产管理计划
75,815 75,815

80
财通基金－李仙华－财通基金天禧定增 169

号单一资产管理计划
151,630 151,630

81
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财

通基金君宜庆礼单一资产管理计划
151,630 151,630

82
财通基金－久银鑫增 1 号私募证券投资基金

－财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划
75,815 75,815

83

财通基金－江西铜业（北京）国际投资有限

公司－财通基金玉泉合富 96 号单一资产管理

计划

758,150 758,150

84

财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万

能产品－财通基金玉泉 978 号单一资产管理

计划

1,137,225 1,137,225

85
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基

金君享永熙单一资产管理计划
1,956,027 1,956,027

86
财通基金－恒泰证券股份有限公司－财通基

金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划
379,075 379,075

87
财通基金－国元证券股份有限公司－财通基

金天禧国元 2 号单一资产管理计划
227,445 227,445

88
财通基金－国新证券股份有限公司－财通基

金玉泉合富 97 号单一资产管理计划
75,815 75,815

89

财通基金－贵山丰利定增 9 号私募证券投资

基金－财通基金天禧定增贵山一号单一资产

管理计划

121,304 121,304

90
财通基金－光大银行－西南证券股份有限公

司
227,445 227,445

91
财通基金－杜彦晖－财通基金臻盈 1 号单一

资产管理计划
75,815 75,815

92

财通基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司

－传统产品－财通基金玉泉 932 号单一资产

管理计划

447,309 447,309

93
财通基金－财达证券股份有限公司－财通基

金财达定增 1 号单一资产管理计划
379,075 379,075

94

财通基金－北京人寿保险股份有限公司－传

统险－财通基金玉泉 1051号单一资产管理计

划

113,723 113,723

95
财通基金－北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资

基金－财通基金风炎 1 号单一资产管理计划
37,908 37,908

合  计 89,671,636 89,671,636

四、本次解除限售股份后的股本结构变化

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质
本次变动前 本次变动股

份数量（股）

本次变动后

股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例

有限售条件股份 109,298,579 27.93% -89,671,636 19,626,943 5.02%

无限售条件股份 282,021,112 72.07% 89,671,636 371,692,748 94.98%

总股本 391,319,691 100.00%  391,319,691 100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理

结果为准

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规

和规范性文件的要求，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法

律法规及限售承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。浙商

证券对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司向特定

对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：

                王 新          杨 文 超
    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商证券股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限公司
 20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