证券代码：300943         证券简称：春晖智控          公告编号：2024-017

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次发行股份及支付现金方式购买资产事项尚未签署正式收购协议，最终股

份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条

款等由交易各方另行签署正式协议确定。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深

圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：春晖智控，股票代码：300943）自 2025

年 3 月 5 日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

该事项尚存较大不确定性，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法

规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、停牌事由和工作安排

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“春晖智控”）正在筹

划通过发行股份及支付现金方式购买资产事项（以下简称“本次交易”或“本次重

组”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造

成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：

春晖智控，证券代码：300943）自 2025 年 3 月 5 日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 3 月

19 日前按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于

2025 年 3 月 19 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的

主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风

险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组

事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称

本次交易的标的公司为浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称“春晖仪表”或

“标的公司”），基本情况如下：

公司名称 浙江春晖仪表股份有限公司

统一社会信用代码 91330604609670696C

住所 浙江省绍兴市上虞区曹娥工业区明月路

法定代表人 邹华

注册资本 4,141.5109万元

公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围

一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置

销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；

电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金

属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材

料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）。许可项目：民用核安全设备制造（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以审批结果为准）。

成立日期 1994年 05月 21 日

营业期限 1994年 5月 21日至长期

（二）主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司的全部股

东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预

案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，本次交易不会导致公

司实际控制人变更。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具

体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。因标的公司估值及定价尚未

最终确定，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过 5%，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交

易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

（四）本次重组的意向性文件

公司与标的公司控股股东签署了《收购意向书》，约定公司购买标的公司股份。

最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、

违约条款等由交易各方另行签署正式协议确定。

上述协议为双方关于本次重组的意向协议，仅为双方达成并确认初步交易之目

的，本次重组方案仍在论证过程中，方案的具体细节有待双方进一步磋商，双方的

权利义务以正式签署的最终协议为准。

（五）本次重组涉及的中介机构

截至本公告披露日，上市公司尚未完成本次交易相关中介机构的聘请工作。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审

议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项，目前正处于筹划阶段，具

体交易方案仍在商讨论证中，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2、《收购意向书》；

3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重

组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 8 号——重大资产重组》第三十条情形的说明文件；

4、本所要求的其他文件。

特此公告

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2025年 3月 5日