成都华神集团股份有限公司 股东持股变动报告书

上市公司名称:成都华神集团股份有限公司

上市公司股票简称:华神集团

股票代码:000790

上市地点:深圳证券交易所

信息披露义务人:

公司名称:成都新兴创业投资有限责任公司

住 所:成都高新区高新大道创业路 18 号高新大厦

通讯地址:成都高新区高新大道创业路 18 号高新大厦

联系电话:028-85328598

传真:028-85156741

联系人: 马红

股份变动性质:减持股份

签署日期: 2004年6月28日

公司名称:深圳好亦特贸易发展有限公司

住 所:深圳市福田区百花四路长乐花园 A - 2F

通讯地址:深圳市福田区百花四路长乐花园 A - 2F

联系电话:0755-83218523

传真:0755-83218523

联系人: 张健

股份变动性质:减持股份

签署日期: 2004年6月28日

公司名称:成都长华置业有限责任公司

住 所:双流西南航空港开发区

通讯地址:双流西南航空港开发区

联系电话:028-89537979

传真: 028-85884234

联系人:张劲松

股份变动性质:减持股份

签署日期: 2004年6月28日

特别提示

- (一) 报告人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称 披露办法)及相关的法律、法规编写本报告。
- (二) 报告人签署本报告已获得必要的授权和批准;
- (三) 依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务 人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的成都华神集团股份有限公司的股份。

截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制成都华神集团股份有限公司的股份。

- (四) 本次持股变动因通过协议转让引起,股权转让协议自签署之日起生效。
- (五) 本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除上述信息披露义务人外,没有委托或者授权其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	信息披露义务人介绍	2
第二节	信息披露义务人持股变动情况	7
第三节	前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	7
第四节	其他重大事项	7
第五节	备查文件	8

释义:

除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:

华神集团:成都华神集团股份有限公司

重庆国信:重庆国际信托投资有限公司

新兴创投:成都新兴创业投资有限责任公司

深圳好亦特:深圳好亦特贸易发展有限公司

成都长华:成都长华置业有限责任公司

股份转让:指成都新兴创业投资有限责任公司、深圳好亦特贸易发展有限公司、成都长华

置业有限责任公司三公司拟出让现分别持有的华神集团法人股给重庆国际信托投资有限公

司,共计3600万股。

元:指人民币元

第一节信息披露义务人介绍

一、成都新兴创业投资有限责任公司

公司名称:成都新兴创业投资有限责任公司

住所:成都高新区高新大道创业路 18 号高新大厦

法定代表人:张学果

注册资本:(人民币)壹亿元

法人营业执照注册号码:5101091000964-1

企业代码: 72538533-1

企业类型及经济性质:有限责任公司

主要经营范围:项目投资、股权投资、投资管理及咨询业务(不含证券投资咨询)

经营期限: 1994年6月14日至2004年6月14日

税务登记证号码: _510100725385331(地税)

董事情况:

姓名	职务	国籍	长期居住地	有无其他国家居留权
张学果	董事长	中国	成都	无
刘维志	董事	中国	山东	无
陈嘉伟	董事	中国	上海	无
孙建国	董事	中国	南通	无
郭小平	董事	中国	北京	无
周强	董事	中国	成都	无
申书龙	董事	中国	成都	无

持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况:

本公司未持有或控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

二、深圳好亦特贸易发展有限公司

公司名称:深圳好亦特贸易发展有限公司

住所:深圳市福田区百花四路长乐花园 A - 2F

法定代表人:韩建刚

注册资本:1050万元

法人营业执照注册号码:19227295-8

企业代码:19227295-8

企业类型及经济性质:有限责任公司

主要经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);生物工程技术服务;企业营销策划服务。

经营期限: 1984年9月17日至2030年4月20日

税务登记证号码:440301745166427(国税) 20017023 (地税)

董事情况:

姓名	职务	国籍	长期居住地	有无其他国家居留权
韩建刚	执行董事	中国	西安	无

持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况:

本公司未持有或控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

三、成都长华置业有限责任公司

公司名称:成都长华置业有限责任公司

住所:双流西南航空港开发区

法定代表人:罗世钦

注册资本:(人民币)壹仟万元

法人营业执照注册号码:5101221800754

企业代码: 20238819-7

企业类型及经济性质:有限责任公司

主要经营范围:农业技术咨询服务,园艺,物业管理服务,批发零售农副产品(不含棉花、

蚕茧、烟叶、粮油)。

经营期限: 1996年1月25日至2016年12月31日

税务登记证号码:510122202388197(国税) 51012220238819-7(地税)

董事情况:

姓名	职务	国籍	长期居住地	有无其他国家居留权
罗世钦	董事长	中国	深圳	无
李玢	董事	中国	成都	无
何广卫	董事	中国	南京	无

持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况:

本公司未持有或控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

第二节 信息披露义务人持股变动情况

一、截止到 2004 年 6 月 28 日,按照股份转让合同,新兴创投、深圳好亦特、成都长华将出让华神集团非流通一般法人股 36,000,000 股,持股比例为 28.129%,已超过华神集团公开发行在外股份的 5%。

二、协议转让股份的情况

2004年6月28日,新兴创投、深圳好亦特、成都长华分别与重庆国信签署股份转让合同,协议转让新兴创投所持有的华神集团非流通一般法人股2305.8万股,占华神集团已发行股份总数的18.02%;深圳好亦特所持有的华神集团非流通一般法人股810万股,占华神集团已发行股份总数的6.33%;成都长华所持有的华神集团非流通一般法人股484.2万股,占华神集团已发行股份总数的3.78%;转让价格均为每股2.3元人民币,转让总金额为8280万元人民币。上述股份合计3600万股,占华神集团总股本的28.129%。协议规定:在协议签署生效股权过户完成后十个工作日内重庆国信分别向新兴创投、深圳好亦特、长华置业支付90%的股权转让款;工商注册变更完成后十个工作日内重庆国信分别向新兴创投、深圳好亦特、长华

注:新兴创投为华神集团第二大股东 深圳好亦特为华神集团第四大股东 成都长华为华神集团第五大股东

三、本次股份转让无附加特殊条件,无补充协议。协议双方就股权行使不存在其他安排;不存在出让人持有、控制的华神集团其余股份情况。

第三节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

新兴创投在提交此报告前六个月内没有买卖华神集团挂牌交易股份行为。 深圳好亦特在提交此报告前六个月内没有买卖华神集团挂牌交易股份行为。 成都长华在提交此报告前六个月内没有买卖华神集团挂牌交易股份行为。

第四节 其他重大事项

协议转让方新兴创投、深圳好亦特、成都长华所转让华神集团的股份不存在未清偿其对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形。

新兴创投、深圳好亦特、成都长华所转让华神集团的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节备查文件

1、新兴创投的法人营业执照复印件:

- 2、新兴创投的机构代码证复印件;
- 3、新兴创投的税务登记证复印件;
- 4、深圳好亦特的法人营业执照复印件;
- 5、深圳好亦特的机构代码证复印件;
- 6、深圳好亦特的税务登记证复印件;
- 7、成都长华的法人营业执照复印件;
- 8、成都长华的机构代码证复印件;
- 9、成都长华的税务登记证复印件;
- 10、 股权转让协议(三份);
- 11、 中国证监会或者证券交易所要求的其他材料。

"本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任"。

法定代表人: 张学果(签章) 成都新兴创业投资有限责任公司(盖章) 签署日期:二00四年六月二十九日

法定代表人: 韩建刚(签章)
深圳好亦特贸易展有限公司(盖章)
签署日期:二00四年六月二十九日

法定代表人:罗世钦(签章) 成都长华置业有限责任公司(盖章) 签署日期:二00四年六月二十九日