证券代码:000699   简称: *ST 佳纸  公告编号:2006-14

佳木斯金地造纸股份有限公司

股票停牌及将被暂停上市的提示性公告

公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

      本公司于 2006 年 4 月 29 日披露 2005 年年度报，因 2003 年、2004 年、

2005 年连续三年亏损，根据深交所《上市规则》的规定，公司股票将于 2006

年 5 月 8 日起连续停牌。深交所将在 10 个交易日内做出本公司股票是否暂

停上市的决定。

本公司存在暂停上市的风险：

㈠如我公司股票暂停上市,公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的

证券公司签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保

荐机构；如果公司股票终止上市，则委托具有股票代办转让资格的机构提供

代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登

记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。㈡如果公

司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：

如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结

算机构。㈢如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让

系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转

让系统的有关事宜。如果 2006 年度本公司继续亏损，本公司股票存在终止

上市风险。

      本公司将按要求，做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司联系地址：佳木斯市光复路 306 号

 邮政编码：154005

    联系电话：0454-8377217

    联系传真：0454-8375080

    联 系 人：罗陈

                    佳木斯金地造纸股份有限公司

                         董  事  会

                      二○○六年四月二十八日