证券简称：*ST 托普     证券代码：000583    公告编号：20060525

           四川托普软件投资股份有限公司股票暂停上市公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

      一、四川托普软件投资股份有限公司股票种类：A 股股票，简称：*ST 托普，证券代码：

000583，暂停上市起始日：2006 年 5 月 10 日。

      二、2006 年 5 月 8 日，本公司接到深圳证券交易所深证上[2006]37 号《关于四川托普

软件投资股份有限公司股票暂停上市的决定》，因公司 2003 年、2004 年、2005 年连续三年

亏损，根据中国证监会颁布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第五

条及《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.2 条的规定，决定公司股票自 2006 年 5 月 10 日

起暂停上市。

      三、由于公司主要经营性资产和股权被冻结、拍卖，公司财务状况严重恶化，人员流失，

资金严重缺乏，业务停滞。公司管理层虽经尽最大努力，但因巨额债务负担无法彻底解决，

公司目前已处于极其困难的境地。公司董事会将尽最大努力来维护公司股东的利益。

      四、根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在股

票暂停上市期间，如符合下列条件，公司董事会将在暂停上市后首个年度报告披露后五个工

作日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请：

    （一）在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告；

    （二）经审计的年度财务会计报告显示公司实现盈利。

      五、根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如出

现下列情形之一，公司将被深圳证券交易所终止股票上市：

    （一）未能在法定期限内披露暂停上市后首个年度报告；

    （二）在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损；

    （三）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢

复上市申请；

    （四）恢复上市申请未被受理；

    （五）恢复上市申请未被核准；

    （六）公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在本所规定的期限内仍不

能达到上市条件；

    （七）在股票暂停上市期间，股东大会作出终止上市决议；

    （八）公司因故解散或法院宣告公司破产后裁定终结破产程序；

    （九）深圳证券交易所规定的其情形。

      六、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

      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      在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳

证券交易所的要求规范运作，切实履行信息披露法律法规，及时对公司重要事项作出信息披

露。

    特此公告。

                       四川托普软件投资股份有限公司董事会

                             2006 年 5 月 9 日