证券代码：000568  证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简称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窖 公告编号 2007

泸州老窖股份有限公司董事会

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

   1、本次限售股份上市流通数量为 42,069,983 股，占总股本的

4.83%。

   2、本次限售股份上市流通日为 2007 年 1 月 12 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案要点

非流通股股东泸州市国有资产管理局以自有股份向全体流通股股

东送股，送股比例为每 10 股送 3 股。

2、股权分置改革相关股东会日期：2005 年 10 月 27 日

   3、股权分置改革方案实施日期：2005 年 11 月 3 日

   二、原非流通股股东关于限售股份上市流通的承诺及履行情况

1、限售股份持有人承诺情况

在股权分置改革方案中，公司非流通股股东泸州市国有资产管理

局就限售股份上市流通作出了如下承诺：

⑴泸州市国有资产管理局所持有的本公司非流通股股份在取得

流通权后的十二个月内不上市交易或转让。以上期限届满后，通过交

易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内

不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所

挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一时，自该事实

发生之日起两个工作日内做出公告。

⑵泸州市国有资产管理局在所持有的本公司非流通股股份取得

流通权后，在十二个月锁定期满后的两年内，当价格低于 4.2 元/股

（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送

股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）

时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的泸州老窖股份。

⑶在公司股权分置改革方案实施之后，泸州市国有资产管理局将

在股东大会上提议并投赞成票：泸州老窖今后五年的现金分红比例不

低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的 70%。

⑷追送股份承诺条款

泸州市国有资产管理局承诺，如果公司 2006-2008 年度的净利润

不能满足以下条件，启动股份追送承诺条款: 2006 年度公司扣除非经

常性损益后、以总股本 841,399,673 股计算的每股收益不低于 0.2 元

/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至 2006 年 12 月 31 日期间

发生股本变更时，则对每股收益作相应调整），2007 年度、2008 年度

每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于 30%（不可抗

力因素除外）。以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审

计报告为准。

如果公司 2006-2008 年度的会计报表被出具了非标准无保留意

见的审计报告时，追送股份承诺条款启动。

股份追送承诺条款启动时，公司将在股份追送承诺条款启动当年

年度股东大会结束后的 10 个交易日内发布关于追加送股的股权登记

日公告，由泸州市国有资产管理局将其执行对价安排后剩余的部分股

份向股权登记日在册的除泸州市国有资产管理局以外的流通股股东

实施追加送股，追加送股的股份总数为 12,805,943 股（相当于按照

股权分置改革前流通股 256,118,873 股每 10 股追送 0.5 股，如果从

股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于

公司派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量

进行相应调整），追加送股仅限一次，追加送股实施期限为当年年度

股东大会结束后的 30 日内。自本股权分置改革方案实施之日起，用

于追送的 12,805,943 股股份由登记公司实行临时保管，该部分股份

仍为有限售条件流通股。

2、限售股份持有人承诺履行情况

上述承诺正在严格履行中，其中，本公司 2005 年现金分红比例

为当年实现净利润的 114.88%，完全符合第三项承诺的要求。本公司

董事会将督促泸州市国有资产管理局继续信守承诺。

三、本次上市流通的限售股份情况

1、数量：42,069,983 股（本公司 2005 年年度报告中“限售期满

新增可上市交易股份数量”误填为 25,422,257 股，应为 42,069,983

股）。

2、上市流通日期：2007 年 1 月 12 日

3、上市流通限售股份持有人：泸州市国有资产管理局

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

                                              单位：股

本次变动前
本次变动增减

（＋，－）
本次变动后

数量 比例  数量 比例

一、有限售条件股份 538,469,314 61.793% -42,069,983 496,399,331 56.966%
1、国家持股
2、国有法人持股 524,341,139 60.172% -42,069,983 482,271,156 55.344%
3、境内非国有法人持股  10,874,000  1.247%   10,874,000  1.247%
4、高管持股     24,175  0.002%      24,175 0.002%
5、其他   3,230,000  0.370%    3,230,000 0.370%

二、无限售条件股份 332,930,359  38.206% +42,069,983 375,000,342 43.034%
1、人民币普通股 332,930,359  38.206% +42,069,983 375,000,342 43.034%
2、境内上市的外资股 0 0  0 0
3、境外上市的外资股 0 0  0 0
4、其他 0 0  0 0

三、股份总数 871,399,673 100%  871,399,673 100%

备注：本公司于 2006 年 11 月非公开发行股票 30,000,000 股，相

应增加有限售条件流通股 30,000,000 股；该部分有限售条件股份将

于 2007 年 12 月 4 日上市流通。

五、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构华西证券有限公司及保荐人认为，泸州老窖限售持有人

履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。泸州老窖本次限售

股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市

流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行

限售安排。泸州老窖本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券

法》和〈上市公司股权分置改革管理办法〉等法律、法规的有关规定。

本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

六、其它事项

1、泸州市国有资产管理局在股权分置改革中所支付给流通股股

东的对价，全部由该局以自身所持股份支付，不存在第三方为该局垫

付对价的情况。

2、泸州市国有资产管理局不存在非经营性占用公司资金的情形，

公司也未向该局提供违规担保。

七、备查文件

1、泸州老窖股份有限公司限售股份上市流通申请表。

2、华西证券有限责任公司关于泸州老窖股份有限公司部分限售股

份上市流通的核查报告。

特此公告

泸州老窖股份有限公司

                                   董事会

                             二○○七年一月十一日