证券代码：000836            证券简称：鑫茂科技             公告编号：2007-011

天津鑫茂科技股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。特别提示：

    1、本次限售股份实际可上市流通数量为 2809175 股。

    2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 3 月 19 日。

    一、 股权分置改革方案概述：

    1、股权分置改革对价方案要点：

    天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）与上市公司进行资产置换，

以向上市公司注入优质资产并从上市公司置出不良资产的形式来支付股权分置改革的对价；

除鑫茂集团外的其他非流通股股东向流通股股东以送股方式作为对价安排，流通股股东每持

有 10 股获得 1.82 股股份。

    2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

    2006 年 1 月 16 日，公司 2006 年第一次临时股东大会通过股权分置改革方案。

    3、股权分置改革方案实施日：

    2006 年 2 月 20 日

    二、 本次限售股份可上市流通安排：

    1、本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 3 月 19 日；

    2、本次可上市流通股份的总数 2809175 股，占限售股份总数的 8.56%、无限售条件股份

总数的 3.12％和公司股份总数的 2.29％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如

下：

序

号
限售股份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称

持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限售股

份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股）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流

通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
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

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份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
1
开益国际咨询研究中心

（天津）
209175 209175 0.64% 0.17%

2
丹东菊花电器（集团）有

限公司
2600000 2600000 7.92% 2.12%

三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

以上可上市流通限售股份持有人在股权分置改革中承诺：所持非流通股股份获得上市流

通权之日起，12 个月不转让或上市交易。各上市流通限售股份持有人均按照承诺事项履行,

所持股份尚在锁定期间。

    四、股本变动结构表

                                                                      单位：股

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

1、有限售条件的流通股 32814489 30005314

其中：国家持股

      国有法人持股 209175 0

      境内非国有法人持股 32587630 29987630

      境内自然人持股 17684 17684

      境外法人持股

      境外自然人持股

      其他

2、无限售条件的流通股 89940063 92749238

3、总股份 122754552 122754552

    五、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，截至保荐机构核查报告出具日，鑫茂科技各原限售股份持有人全部履行了承诺

人在股权分置改革方案中作出的各项承诺。鑫茂科技本次限售股份上市流通并不影响其他股

改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺

的要求继续实行限售安排。鑫茂科技本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券

法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限

售》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同

意公司本次限售股份上市流通。

    六、备查文件

    1、限售股份上市流通申请表

2、保荐机构核查报告

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 3 月 15 日