证券代码：000537         证券简称：广宇发展      公告编号：2007-006 号

天津广宇发展股份有限公司

关于部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次限售股份可上市流通数量为 90,469,048 股。

  2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 3 月 19 日。

  一、股权分置改革方案概述

  1、股权分置改革对价方案要点：

以公司股改前流通股本 166,228,258 股为基数，用资本公积金向方案实施股

份变更登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.411 股。上述对价水平

若换算成非流通股股东送股方案，相当于每 10 股流通股获送 3 股。在转增股份

实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。

  2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

  2006 年 3 月 7 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议。

  3、股权分置改革方案实施日：2006 年 3 月 17 日。

  二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

   公司非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履

行情况

限售股份持有人名称 承诺内容 承诺履行情况

天津南开生物化工有限公

司

其持有原非流通股份在 12 个月内不上市交易或转让。在

上述期限届满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易

出售的数量不超过股份总数的 5%，24 个月不超过 10%。
履行承诺中

天津现代居然之家家具有

限公司

知悉并承诺继续履行天津南开戈德集团有限公司在股权

分置改革期间所做出的承诺，将根据竞得股份的相应比例

履行相应承诺。
履行承诺中

王秋平

知悉并承诺继续履行天津南开戈德集团有限公司在股权

分置改革期间所做出的承诺，将根据竞得股份的相应比例

履行相应承诺。
履行承诺中

张书强

知悉并承诺继续履行天津南开戈德集团有限公司在股权

分置改革期间所做出的承诺，将根据竞得股份的相应比例

履行相应承诺。
履行承诺中

其他 116 家非流通股股东
其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，十二个

月内，不上市交易或者转让。
履行完成

  四、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 3 月 19 日；

2、本次申请可上市流通股份的总数 90,469,048 股，占限售股份总数的

37.71％、无限售条件股份总数的 33.16％和公司股份总数的 17.65％，限售股份

持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号 限售股份持有人名称

持有限售

股份数

(股)

本次可上

市流通股

数（股）

本次可上

市流通股

数占限售

总数的比

例

本次可上

市流通股

数占无限

售条件股

份总数的

比例

本次可上

市流通股

数占公司

股份总数

的比例

1

河南同源公司电脑电器经营

部 410400 410400 0.171% 0.150% 0.080%

2

北京国际信托投资公司北信

经营部 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

3 豫信有限公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

4 中国新技术创业投资公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

5

东风汽车工业财务公司证券

部 136800 136800 0.057% 0.050% 0.027%

6 三亚鹿回头实业发展公司 820800 820800 0.342% 0.301% 0.160%

7 华联汽车发展有限公司 519840 519840 0.217% 0.191% 0.101%

8

浙江奉化县肖王庙镇舒美服

装厂 35568 35568 0.015% 0.013% 0.007%

9 海口震达工贸有限公司 273600 273600 0.114% 0.100% 0.053%

10 天津海顺制衣有限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

11 天津电气传动设计研究所 136800 136800 0.057% 0.050% 0.027%

12 国家海洋局海洋技术研究所 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

13 金马医学生物工程有限公司 519840 519840 0.217% 0.191% 0.101%

14 天津市工会管理干部学院 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

15

河北省曲阳县西庞家洼煤矿

驻津办 15048 15048 0.006% 0.006% 0.003%

16

中国医学科学院天津协和医

学科技 13680 13680 0.006% 0.005% 0.003%

17 天津青年报社 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

18

天津市华学工业局职工疗养

院 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

19

天津市河西区海峡技术经济

开发部 13680 13680 0.006% 0.005% 0.003%

20 天津市第一法律顾问处 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

21

天津纺织工业学院高新技术

服务公 13680 13680 0.006% 0.005% 0.003%

22 天津市信息工程公司 16416 16416 0.007% 0.006% 0.003%

23 中钢海洋工程服务有限公司 530784 530784 0.221% 0.195% 0.104%

24 天津超力洗衣有限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

25 天津自行车二厂 54720 54720 0.023% 0.020% 0.011%

26

天津市北效区金联五金化工

综合部 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

27 天津市中环半导体公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

28 天津大学建筑设计研究院 123120 123120 0.051% 0.045% 0.024%

29 天津那波装璜工业有限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

30 天津日报社广告处 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

31 天津市东郊区中环机械厂 49248 49248 0.021% 0.018% 0.010%

32 天津劝业杨 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

33 天津河西房地产开发公司 65664 65664 0.027% 0.024% 0.013%

34

海南广告影视公司北方服务

中心 4104 4104 0.002% 0.002% 0.001%

35 今晚报社 136800 136800 0.057% 0.050% 0.027%

36 天津市津隆综合贸易公司 13680 13680 0.006% 0.005% 0.003%

37

天津市经济开发区物资供销

公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

38 天津市广告制作策化中心 24624 24624 0.010% 0.009% 0.005%

39

西洼第二煤矿经营部驻津办

事处 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

40 华北信息报社 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

41 天津大享时装公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

42 天津华升物产有限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

43 天津市财税信息中心 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

44 利科生物有限公司 54720 54720 0.023% 0.020% 0.011%

45 天津市信飞商贸易公司 54720 54720 0.023% 0.020% 0.011%

46 铁道部第三勘测设计院 273600 273600 0.114% 0.100% 0.053%

47 天津市财经学校 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

48 (和)星火服务部 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

49 天津金马工业发展有限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

50 天津远景电子公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

51 天津市猫不闻速冻食品公司 8208 8208 0.003% 0.003% 0.002%

52

万联达制模制品（深圳）有限

公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

53

金华信托投资公司天津证券

部 136800 136800 0.057% 0.050% 0.027%

54 张书强 2750000 956336 0.399% 0.351% 0.187%

55 江苏联合信托投资公司 410400 410400 0.171% 0.150% 0.080%

56

天津市贝特科技发展有限公

司 114912 114912 0.048% 0.042% 0.022%

57 王秋平 5500000 1912672 0.797% 0.701% 0.373%

58

北方国际集团天津医药保健

品进出口有限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

59 天津税务师事务所 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

60 天津银利房产开发有限公司 54720 54720 0.023% 0.020% 0.011%

61 天津市欣惠贸易服务公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

62 上海双亚照明电器有限公司 57000 57000 0.024% 0.021% 0.011%

63 上海高南输送机械厂 342000 342000 0.143% 0.125% 0.067%

64 上海金通物产公司 380000 380000 0.158% 0.139% 0.074%

65 天津津益联合公司 2586000 2586000 1.078% 0.948% 0.504%

66 上海林奇建筑装潢有限公司 182400 182400 0.076% 0.067% 0.036%

67 深圳介其投资发展有限公司 285000 285000 0.119% 0.104% 0.056%

68 北京德恒有限责任公司 820800 820800 0.342% 0.301% 0.160%

69 上海凯马科技发展有限公司 38000 38000 0.016% 0.014% 0.007%

70 上海恒宇实业有限公司 179000 179000 0.075% 0.066% 0.035%

71 上海海辉劳动服务部 50000 50000 0.021% 0.018% 0.010%

72

天津市中都钢材经销有限公

司 65664 65664 0.027% 0.024% 0.013%

73 沈阳联亚实业发展公司 684000 684000 0.285% 0.251% 0.133%

74 海南金元投资控股有限公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

75 中国通信建设总公司 410400 410400 0.171% 0.150% 0.080%

76 上海事杰商贸有限公司 150000 150000 0.063% 0.055% 0.029%

77 上海贝泽贸易有限公司 95000 95000 0.040% 0.035% 0.019%

78 天津市升华实业总公司 114000 114000 0.048% 0.042% 0.022%

79 上海良欣装饰装潢有限公司 95000 95000 0.040% 0.035% 0.019%

80

上海迪士比办公设备制造合

作公司 50000 50000 0.021% 0.018% 0.010%

81

上海东方潮实业发展有限公

司 30000 30000 0.013% 0.011% 0.006%

82 上海鹏云储运服务部 95000 95000 0.040% 0.035% 0.019%

83 中信天津工业发展公司 2900160 2900160 1.209% 1.063% 0.566%

84 上海同升地基工程有限公司 173000 173000 0.072% 0.063% 0.034%

85

天津开发区硕名贸易有限公

司 82080 82080 0.034% 0.030% 0.016%

86 上海辽达科技发展有限公司 190000 190000 0.079% 0.070% 0.037%

87 上海华淦商务咨询有限公司 240000 240000 0.100% 0.088% 0.047%

88 上海沪东物资供应有限公司 190000 190000 0.079% 0.070% 0.037%

89 江苏德华汽车发展有限公司 410400 410400 0.171% 0.150% 0.080%

90 天津国际投资有限公司 1094400 1094400 0.456% 0.401% 0.213%

91 北京标准咨询有限公司 164160 164160 0.068% 0.060% 0.032%

92 上海智一贸易有限公司 50000 50000 0.021% 0.018% 0.010%

93 天津市红苹果工贸有限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

94 天津大学 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

95 上海石斛经贸有限公司 50000 50000 0.021% 0.018% 0.010%

96

安徽国元信托投资有限责任

公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

97 天津南开生物化工有限公司 102725130 25635879 10.685% 9.397% 5.000%

98 天津市工农化工有限公司 207936 207936 0.087% 0.076% 0.041%

99 山东鲁能恒源置业有限公司 16000000 16000000 6.669% 5.865% 3.121%

100 天津泰达集团有限公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

101 海南合旺实业投资有限公司 510000 510000 0.213% 0.187% 0.099%

102

南安市永新水暖设备有限公

司 50000 50000 0.021% 0.018% 0.010%

103

达美健牌车业（天津）有限公

司 54720 54720 0.023% 0.020% 0.011%

104 天津市红桥区兰兰百货店 13680 13680 0.006% 0.005% 0.003%

105 北京天安特种玻璃研究所 273600 273600 0.114% 0.100% 0.053%

106 北京海淀信友技术开发公司 273600 273600 0.114% 0.100% 0.053%

107

天津市正士包装机械实业有

限公司 27360 27360 0.011% 0.010% 0.005%

108 北京沃德工艺品有限公司 410400 410400 0.171% 0.150% 0.080%

109 天津莱特赫斯涂料有限公司 54720 54720 0.023% 0.020% 0.011%

110

天津市和平区饮食公司天津

烤鸭店 13680 13680 0.006% 0.005% 0.003%

111

天津现代居然之家家具有限

公司 19250000 6694353 2.790% 2.454% 1.306%

112 中国航空机载设备总公司 410400 410400 0.171% 0.150% 0.080%

113 上海悉海制冷设备有限公司 100000 100000 0.042% 0.037% 0.020%

114

北方国际信托投资股份有限

公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

115 申银万国证券股份有限公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

116 天津信托投资有限责任公司 60192 60192 0.025% 0.022% 0.012%

117

北京恒通信托投资有限责任

公司 547200 547200 0.228% 0.201% 0.107%

118 中国光大国际信托投资公司 3420000 3420000 1.425% 1.254% 0.667%

119 方正证券有限责任公司 1368000 1368000 0.570% 0.501% 0.267%

120 海南豪帮投资发展有限公司 2473800 2473800 1.031% 0.907% 0.482%

 合计 185494938 90469048 37.708% 33.163% 17.645%

 五、股本变动结构表

本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后 股份类型

数量（股） 比例（%）

变动数（股）

数量（股） 比例（%）

一、有限售条件的流

通股

1、国家持股

2、国有法人持股 49,424,041 9.639 -3,206,592 46,217,449 9.014

3、境内非国有法人持

股

161,628,346 31.523 -76,331,095 85,297,251 16.636

4、境内自然人持股

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、内部职工股

8、高管股份

9、投资者配售股份

10、其他 28,868,000 5.630 -10,931,361 17,936,639 3.498

有限售条件的流通股

合计

239,920,387 46.793 -90,469,048 149,451,339 29.149

二、无限售条件的流

通股

1、人民币普通股 272,797,194 53.206 +90,469,048 363,266,242 70.851

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件的流通股

合计

272,797,194 53.206 +90,469,048 363,266,242 70.851

三、股份总数 512,717,581 100 0 512,717,581 100

  六、保荐机构核查报告的结论性意见

  渤海证券有限责任公司的保荐代表人就公司部分限售股份持有人持有的限

售股份申请上市流通事宜出具如下结论性意见：

  经核查，截至本报告出具日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇

发展”）限售股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。广

宇发展本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份

上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安

排。广宇发展本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》

等法律、法规、规则的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

本保荐人同意广宇发展本次限售股份上市流通。

  七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营

性资金占用及公司对该股东违规担保；

  2、限售股份持有人所持有的公司股份若触及其承诺，公司将及时公告提示

广大投资者。

  八、备查文件

  1、限售股份上市流通申请表

  2、保荐机构核查报告

  3、深交所要求提供的其他文件

天津广宇发展股份有限公司

董事会

  2007 年 3 月 16 日