证券代码：000583        证券简称：S*ST 托普       公告编号：20070422

四川托普软件投资股份有限公司

股票终止上市风险提示性公告

__________________________________________________
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已在 2006 年 10 月 31 日披露的公司 2006 年第三季度报告中预计 2006 年全年公

司经营业绩将出现亏损，并于 2006 年 10 月 31 发布了公司 2006 年全年预亏公告。由于公司

2003 年、2004、2005 年连续三年亏损，公司股票交易已于 2006 年 5 月 10 日被深圳证券交

易所暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条的有关规定，若 2006 年

公司继续亏损，公司股票将被终止上市。
公司已分别在 2006 年 8 月 10 日披露的公司 2006 年中期报告及 2006 年 1—9 月份业绩

预亏公告、2006 年 10 月 31 日披露的公司 2006 年第三季度报告及 2006 年全年业绩预亏公

告、2007 年 4 月 13 日披露的业绩修正公告中对股票退市作过风险提示并提醒广大投资者注

意投资风险，且于 2007 年 1 月 10 日、2007 年 2 月 10 日、2007 年 3 月 13 日、2007 年 3 月

21 日、2007 年 4 月 9 日、2007 年 4 月 16 日刊登了终止上市风险提示公告，深交所自公司

2006 年年度报告批露后 15 个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。敬请投资者注意

投资风险。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注
意投资风险。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司咨询方式和电话：传真及电话 028-87688251
来函请寄：四川省成都市沙湾东一路新 2 号明阳大厦 415 室  邮编：610031

联系人： 何昌军

    特此公告。

                      四川托普软件投资股份有限公司

                       2007年4月23日