证券代码: 000557 证券简称: ST银广夏 公告编号: 20070010

# 广夏(银川)实业股份有限公司董事局 股票交易异常波动公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于股票交易异常情况的说明

本公司股票(简称: ST银广夏,代码: 000557)于2007年4月23日、4月23日、4月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上,根据有关规则,属股票交易异常波动的情形。

### 二、关注、核实情况的说明

针对上述情况,本公司开展了相关核实工作。经向本公司经营层、控股股东和实际控制人征询,本公司经营活动正常,没有应披露而未披露的重大信息。

- 1、证券虚假陈述民事诉讼:本公司于2007年2月15日发布了关于大成基金管理有限公司向人民法院提起诉讼的公告,该基金管理公司要求本公司赔偿其作为基金管理人所管理的景福证券投资基金和景宏证券投资基金的损失合计人民币24,640.0139万元,本公司尚未接到人民法院进一步通知,诉讼结果及对本公司财务状况的影响尚难预料;
- 2、债务重组方面:本公司因借款和担保形成的债务负担依然沉重,债务危机尚未消除, 近年来一直致力于解决债务问题,但存在较大不确定性,目前没有新的进展;
  - 3、资产重组方面:经向控股股东查证,控股股东对本公司目前没有资产整合计划。
- 4、本公司 2006 年度的财务数据已经中勤万信会计师事务所审计,公司将于 2007 年 4 月 27 日刊登 2006 年年度报告和 2007 年第一季度报告,预计季度报告净利润为负。

<u> </u>
一、2006年度主要财务数据和指标
项 目	2006 年度	2005 年度	增减幅度(%)
主营业务收入	17,669,020.03	42,978,261.11	-58.89%
净利润	-18,261,687.02	6,641,792.36	-374.95%
扣除非经常性损益后的净利润	-35,380,728.20	-13,752,830.89	157.3%
经营活动产生的现金流量净额	2,645,271.97	5,430,453.86	-51.3%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产 (万元)	380,212,641.93	501,847,000.36	-24.24%
净资产 (万元)	-465,489,299.62	-880,793,213.70	-47.15%
每股净资产 (元)	-0.79	-1.74	-54.60%

#### 二、经营业绩和财务状况情况说明

- 1、由于缺乏资金和缺少专门人才,公司在销售渠道建设和广告宣传方面的投入较
- 少, 使成品酒的市场开拓依然面临困难, 原酒销售市场价格和数量也低于上年同期;
  - 2、公司年初调整销售政策,2006年销售酿酒葡萄3,000吨直接冲减了基地成本、

未计入 2006 年收入。

## 三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事局确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、本公司董事局提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

**六、根据《深圳证券交易所股票上市规则》**,本公司股票于刊登本公告的当日上午 10:30 复牌。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司 董 事 局 二〇〇七年四月二十六日