沈阳银基发展股份有限公司 限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- □ 本次有限售条件流通股可上市流通数量为68,772,479股。 □ 本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年6月15日。
 - 一、股权分置改革方案的相关情况:
- 1、股权分置改革方案要点:公司以现有流通股股份 178,549,353 股为基数,以截至 2005 年 12 月 31 日经审计的公司资本公积金向全体流通股股东定向转增 67,848,754 股,即流通股股东每 10 股获得 3.8 股的转增股份。方案实施后非流通股股东总体送出率约为 20%。
 - 2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期: 2006年6月5日。
 - 3、股权分置改革方案实施日: 2006年6月15日
- 二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况:
 - 1、法定承诺事项
- (1) 承诺所持原非流通股股份的上市流通须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于分步上市流通的规定及其他相关规定。
- (2)保证忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。
 - (3) 保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受

的损失。

2、特别承诺事项

除法定最低承诺外,控股股东沈阳银基企业有限公司作出的额外承诺如下:

沈阳银基企业有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内,其通过深圳证券交易所挂牌交易的减持价格不低于 7.00 元(相当于本次股权分置改革公告前一个交易日收盘价的 150%)。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对上述减持价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易,卖出资金归上市公司所有。

公司于 2007 年 4 月 26 日实施 2006 年度分红派息方案,向全体股东 每 10 股送 5 股红股,派 1.00 元人民币现金,同时每 10 股转增 3 股进 行资本公积金转增股本,此次除权除息后其通过深圳证券交易所挂牌交易的减持价格不低于 3.83 元。

履行情况:公司股权分置改革实施后的十二个月内,原非流通股股东 所持股份未上市交易或转让。

三、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对垫付对价情形及偿还情况。

四、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保。

五、股改实施后至今公司总股本变化情况

经2006年度股东大会审议通过,公司以2007年4月25日为股权登记日,以公司现有总股本337,670,179股为基数,向全体股东每10 股送5股红股,派1.00 元人民币现金;同时,按照每10 股转增3 股的比例进行资本公积金转增股本。分红派息后,总股本增至607,806,322股。各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

六、本次有限售条件流通股上市流通安排

1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2007年6月15日;

2、本次有限售条件流通股可上市流通数量为68,772,479股,占公司股份总数的11.31%,具体情况如下:

	(N) (C) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N
序号	股东代码	股东名称	解除限售股份	解除限售股份占
/ 1 3	7927311 (1: 3	70CA - 1 1A	数量(股)	总股本比例(%)
1	0059588123	郭颖	6483634	1.07
2	DDD3400007	辽宁国发股份有限公司	2948400	0.49
3	DDD3400010	沈阳会友实业开发总公司	421200	0. 07
4	DDD3400011	沈阳皇姑区物资经营公司	50544	0. 01
5	DDD3400012	沈阳北站开发区经营部	126360	0.02
6	DDD3400013	沈阳天阳物资经销公司	111618	0.02
7	DDD3400016	沈阳利鑫贸易公司	336960	0.06
8	DDD3400017	沈阳供电物资燃料公司	42120	0. 01
9	DDD3400020	沈阳和平区粮油食品公司	210600	0.03
10	DDD3400021	沈阳沈华对外经济贸易公司	126360	0.02
11	DDD3400025	沈阳钢铁总厂	505440	0.08
12	DDD3400027	沈阳房产联合开发公司	252720	0.04
13	DDD3400028	吉林市物资回收公司	252720	0.04
14	DDD3400029	武汉物资回收公司	252720	0.04
15	DDD3400030	西安物资回收公司	151632	0. 02
16	DDD3400032	重庆物资回收公司	50544	0. 01
17	DDD3400033	辽阳工业纸板厂	50544	0.01
18	DDD3400034	南京市物资回收公司	101088	0.02
19	DDD3400035	包头物资回收公司	101088	0.02
20	DDD3400036	长春不绣钢经营部	25272	0.00
21	0029343949	沈阳三和盛物资贸易有限公司	2809404	0.46
22	0800010536	抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	252720	0.04
23	0800013427	沈阳泰金通商贸有限公司	3360123	0. 55

24	0800018030	辽宁通力机电设备经销有限公司	168480	0.03
25	0800018094	沈阳洁洁商贸有限公司	126360	0.02
26	0800018095	沈阳洁洁卫生保健用品有限公司	540000	0.09
27	0800019537	沈阳信丰网络发展有限公司	1749600	0. 29
28	0800006815	沈阳银顺隆投资有限公司	16773912	2. 76
29	0800006820	沈阳银基企业有限公司	30390316	5. 00
	合 计		68772479	11. 31

上述股东所持股份的冻结情况

序号	股东名称	冻结股数(股)	冻结类型
1	沈阳银基企业有限公司	85907566	质押
2	沈阳三和盛物资贸易有限公司	2592000	司法
3	抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	252720	司法
4	沈阳沈华对外经济贸易公司	126360	司法

公司控股股东沈阳银基企业有限公司持有有限售股份 125,907,566 股,本次解除限售股份 30,390,316 为未冻结股份。

七、本次有限售条件流通股上市流通前后股本结构变动表

单位:股

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件股份	164, 298, 762	68, 772, 479	95, 526, 283
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	164, 298, 762	68, 772, 479	95, 526, 283
其中:境内法人持股	157, 806, 095	62, 288, 845	95, 517, 250
境内自然人持股	6, 492, 667	6,483,634	9, 033
4、外资持股
其中:境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件股份	443, 507, 560	68, 772, 479	512, 280, 039
1、人民币普通股	443, 507, 560	68, 772, 479	512, 280, 039
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	607, 806, 322	0	607, 806, 322

八、保荐机构核查的结论性意见

经核查,截至保荐机构核查报告出具日,银基发展各原限售股份持有人(沈阳银基企业有限公司等)全部履行了承诺人在股权分置改革方案中作出的各项承诺。银基发展本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行,此次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。银基发展本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

九、备查文件

- 1、有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会 二 00 七年六月九日