股票简称：* ST 长钢       股票代码：000569      编号：2007-035

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
关于解除股份限售的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 144,280,550 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 8 月 21 日。

一、股权分置改革方案概述

    1、股权分置改革方案要点

公司以股权分置改革前流通股总股本 147,929,412 股为基数，以

资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增

59,171,765 股，流通股每 10 股获得 4 股的转增股份，非流通股股东

所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通

股股东送股方案，相当于每 10 股流通股获送 2.9 股。在转增股份实

施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。

    2、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    公司股权分置改革方案经 2006 年 7 月 31 日 2006 年第二次临时

股东大会暨相关股东会议表决通过。

    3、股权分置改革方案以 2006 年 8 月 14 日作为股权登记日实施,

公司股票于 2006 年 8 月 15 日实施后首次复牌。

    4、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、此次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时做出

的承诺及承诺履行情况

限售股份持有人名称 承诺内容
承诺

履行情况

攀钢集团四川长城特殊钢有限

责任公司

承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之

日起，在36个月内不通过交易所挂牌出售。
履行承诺

上海上科科技投资有限公司等

其他 72 名持有公司限售股份

的股东

持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日

起，在12个月内不上市交易或者转让；

在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售

的股份在12个月内不超过公司股份总数的5％，

在24个月内不超过10％。

履行承诺

    三、此次申请解除所持股份限售的股东之间不存在垫付对价情形

及偿还情况。

    四、此次申请解除所持股份限售的股东不存在对公司的非经营性

资金占用，也不存在公司为股东提供违规担保的情况。

五、股改实施日至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

股改实施日至今，公司总股本未发生变化。

期初数 本期增减变动（+、-） 期末数
项目

金额 比例 发行

新股
送股

公积金
转股 其他 小计 金额 比例

一、有限售条件股份

1.国家持股

2.国有法人持股 485,514,725 64.36% 485,514,725 64.36%

3.其他内资持股 61,698,050 8.18% 61,698,050 8.18%

其中：境内法人持股 61,698,050 8.18% -3,665,000 -3,665,000 58,033,050 7.69%

境内自然人持股  3,665,000 3,665,000 3,665,000 0.49%

4.高管持股 55,860 0.01%    -14,490 -14,490 41,370 0.01%

5.外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份合计 547,268,635 72.55%     -14,490 -14,490 547,254,145 72.55%

二、无限售条件股份

1.人民币普通股 207,045,316 27.45%    14,490 14,490 207,059,806 27.45%

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

期初数 本期增减变动（+、-） 期末数
项目

金额 比例 发行

新股
送股

公积金
转股 其他 小计 金额 比例

4.其他

无限售条件股份合计 207,045,316 27.45%    14,490 14,490 207,059,806 27.45%

三、股份总数 754,313,951 100.00%  754,313,951100.00%

    六、此次限售股份上市流通安排

    1、此次限售股份上市流通时间为 2007 年 8 月 21 日；

    2、此次限售股份上市流通数量为 144,280,550 股，占公司股份

总数的 19.13%，具体如下：

序

号
股东名称

持有有限售

条件的流通

股股份数量

（单位：股）

持有有限售

条件的流通

股股份占公

司总股本比

例

本次上市数量
（单位：股）

剩余有限售

条件的流通

股股份数量

（单位：股）

1 上海上科科技投资有限公司  29,000,000 3.8446% 29,000,000 0

2 河北证券有限责任公司  23,100,000 3.0624% 23,100,000 0

3 深圳国际信托投资有限责任公司  19,554,150 2.5923% 19,554,150 0

4 攀枝花钢铁（集团）公司  11,550,000 1.5312% 11,550,000 0

5 深圳深业物流集团股份有限公司   6,930,000 0.9187%  6,930,000 0

6 深圳中财投资发展公司   5,775,000 0.7656%  5,775,000 0

7 深圳市物业发展（集团）股份有限公司   5,775,000 0.7656% 5,775,000 0

8 施辉   3,465,000 0.4594%  3,465,000 0

9 桂林市香桂苑酒楼有限公司   3,465,000 0.4594%  3,465,000 0

10 深圳市旗扬投资有限公司   3,465,000 0.4594%  3,465,000 0

11 深圳市投资控股有限公司   2,390,850 0.3170%  2,390,850 0

12 中国人民保险公司绵阳分公司   2,310,000 0.3062%  2,310,000 0

13 中国长城资产管理公司   2,310,000 0.3062%  2,310,000 0

14 中国平安保险（集团）股份有限公司   2,310,000 0.3062%  2,310,000 0

15 中润经济发展有限责任公司   1,732,500 0.2297%  1,732,500 0

16 深业(深圳)工贸发展有限公司   1,155,000 0.1531%  1,155,000 0

17 上海高盈投资咨询有限公司   1,155,000 0.1531%  1,155,000 0

18 深圳市宝安区投资管理有限公司   1,155,000 0.1531%  1,155,000 0

19 深圳农村商业银行股份有限公司   1,155,000 0.1531%  1,155,000 0

20 四川双马投资集团有限公司   1,155,000 0.1531%   1,155,000 0

21 深业集团（深圳）有限公司   1,155,000 0.1531%  1,155,000 0

22 深圳市有色金属财务有限公司   1,155,000 0.1531%  1,155,000 0

23 上海沁扬贸易有限公司   1,100,000 0.1458%  1,100,000 0

24 合肥融信通讯系统工程有限公司   1,100,000 0.1458%  1,100,000 0

25 海南盈讯贸易有限公司 850,000 0.1127%    850,000 0

26 深圳市创超佳实业有限公司    710,000 0.0941%    710,000 0

27 上海紫邦工贸有限公司    700,000 0.0928%    700,000 0

28 深圳市英特投资有限公司    577,500 0.0766%    577,500 0

29 深圳市先科激光电视有限总公司    577,500 0.0766%    577,500  0

30 四川材料与工艺研究所    577,500 0.0766%    577,500 0

31 深业集团(深圳)物业管理有限公司    577,500 0.0766%    577,500 0

32 杭州国梁经济信息咨询有限公司    500,000 0.0663%    500,000 0

33 上海世涛贸易有限公司    500,000 0.0663%    500,000 0

34 深圳市藏龙实业有限公司    500,000 0.0663%    500,000 0

35 中国人民保险公司江油市支公司    346,500 0.0459%    346,500 0

36 上海万馨投资管理有限公司    300,000 0.0398%    300,000 0

37 深圳市珈安进出口贸易有限公司    300,000 0.0398%    300,000 0

38 上海都汇商贸有限公司    250,000 0.0331%    250,000 0

39 海南荣信投资咨询有限公司    250,000 0.0331%    250,000 0

40 上海步欣工贸有限公司    231,000 0.0306%    231,000 0

41 上海旭文公众电脑屋合作公司    200,000 0.0265%    200,000 0

42 厦门益龙达进出口有限公司    200,000 0.0265%    200,000 0

43 上海日美制衣有限公司    200,000 0.0265%    200,000 0

44 上海鸿驰信息技术有限公司    175,000 0.0232%    175,000 0

45 四川遂宁万源天燃气有限公司    173,250 0.0230%    173,250 0

46 海南朗迪贸易有限公司    150,000 0.0199%    150,000 0

47 徐斌荣 140,000 0.1856% 140,000 0

48 成都川农冶金物资供销公司    115,500 0.0153%    115,500 0

49 深圳市韶深贸易有限公司    115,500 0.0153%    115,500 0

50 涟源钢铁集团有限公司    115,500 0.0153%     115,500 0

51 四川雷剑企业发展总公司    115,500 0.0153%    115,500 0

52 江油市民政福利公司    115,500 0.0153%    115,500 0

53 四川南充市南铁再生物资有限公司    115,500 0.0153%    115,500 0

54 德力西集团蚌埠工业电器有限公司    100,000 0.0133%    100,000 0

55 成都泰克电子有限公司    100,000 0.0133%    100,000 0

56 上海恒旺贸易有限公司    100,000 0.0133%    100,000 0

57 上海金桥特种阀门研究所    100,000 0.0133%    100,000 0

58 上海古兰商务咨询有限公司    100,000 0.0133%    100,000 0

59 上海明羿工贸有限公司    100,000 0.0133%    100,000 0

60 四川省江油市物资回收利用公司     69,300 0.0092%     69,300 0

61 徐寅 60,000 0.0079% 60,000 0

62 上海服装集团敦煌领带有限公司     55,000 0.0073%     55,000 0

63 上海恒树贸易有限公司     50,000 0.0066%     50,000 0

64 通用(上海)医疗器材有限公司     50,000 0.0066%     50,000 0

65 南京鑫麟化工设备有限责任公司     50,000 0.0066%      50,000 0

66 上海寻建投资咨询有限公司     50,000 0.0066%     50,000 0

67 上海海辉劳动服务部     50,000 0.0066%     50,000 0

68 上海复荣针织服装有限公司     50,000 0.0066%     50,000 0

69 上海易松经贸有限公司     50,000 0.0066%     50,000 0

70 厦门广视通数据网络有限公司     50,000 0.0066%      50,000 0

 股份总数 144,280,550 19.13% 144,280,550 0

    3、此次有限售条件的流通股与股改说明书所载情况的差异：

（1）深圳祥源印刷包装有限公司持有的全部本公司限售股份

3,465,000 股于 2006 年 9 月 13 日被法院强制执行进行公开拍卖，被

自然人施辉竞拍取得，2006 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司已办理过户手续，并对该部分股份进行了锁定。施

辉因持有本公司限售股份 3,465,000 股而成为本公司股东，深圳祥源

印刷包装有限公司不再是公司股东。

（2）公司股东中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部持有

公司限售股份 1,732,500 股，根据中国证券监督管理委员会和中国人

民银行的有关决定，对中国经济开发信托投资公司的清算工作正在进

行之中。根据国家财政部的有关决定，中国经济开发信托投资公司深

圳证券营业部持有的公司限售股份 1,732,500 股转让给中润经济发

展有限责任公司，该部分股份于 2007 年 3 月已在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理了过户手续，登记公司继续对其进行了

锁定。

（3）公司股东上海荣寅贸易有限公司持有的 200,000 股本公司

限售股份因该企业注销登记，已不再持有本公司股份。自然人徐斌荣、

徐寅因分别承继公司限售股份 140,000 股、60,000 股而成为公司股

东，该部分股份已于 2007 年 4 月在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司已办理了过户手续，并继续对其进行了锁定。

由于以上原因，导致本次有限售条件的流通股上市情况与股改说

明书所载情况存在差异。

4、公司有限售条件的流通股股东江油宏业机电设备公司、江油

中坝镇农村合作会分别持有本公司有限售条件的流通股 63,000 股、

52,500 ，因该两名股东持有公司实物股票尚未办理注销手续，公司

董事会也无法与之取得联系，因此其所持限售股份此次无法办理解除

限售手续。望该两名股东见本公告后，尽快与公司联系。

    5、此次有限售条件的流通股上市为公司首次安排有限售条件（仅

限股权分置改革形成）的流通股上市。

七、公司股本结构变动表

本次变动前 本期增减变动（+、-） 本次变动后
项目

数量 比例(%)发行

新股
送股

公积金
转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 547,254,145 72.55    -144,280,550 -144,280,550 402,973,595 53.42

1.国家持股

2.国有法人持股 485,514,725 64.36 -82,698,000 -82,698,000 402,816,725 53.40

3.其他内资持股 61,739,420 8.19 -61,582,550 -61,582,550 156,870 0.02

其中：

境内非国有法人持股 58,033,050 7.69 -57,917,550 -57,917,550 115,500 0.01

境内自然人持股 3,706,370 0.50 -3,665,000 -3,665,000 41,370 0.01

4.外资持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份 207,059,806 27.45   144,280,550 144,280,550 351,340,356 46.58

1.人民币普通股 207,059,806 27.45     144,280,550 144,280,550 351,340,356 46.58

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

三、股份总数 754,313,951 100.00 754,313,951 100.00

八、保机构核查意见

根据国信证券有限责任公司的核查，截至本核查报告签署之日，

我们就上海上科科技投资有限公司等 70 名有限售条件的流通股股东

所持全部限售股份的上市流通问题出具如下结论性意见：

（一）此次申请解除限售的 70 名股东不存在违反股权分置改革

承诺的行为；

（二）此次申请解除限售的 70 名股东遵守了股权分置改革时做

出的各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

（三）公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合

国家关于股权分置改革相关的法律、法规和深圳证券交易所相关规则

的规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。

    九、备查文件

    1、公司提出的解除股份限售申请表；

    2、保荐机构国信证券有限责任公司出具的书面核查意见。

    特此公告。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十六日