浙江华峰氨纶股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通数量为17,979,000股,实际可上市流通数量为17,979,000股。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月23日。

一、公司新股发行及股本状况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]52号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股A股3,550万股于2006年8月23日在深圳证券交易所上市交易,公司总股本为14,200万股。 2007年4月18日公司实施资本公积金转增股本每10股转增3股,转增后公司总股本为18,460万股。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2007年8月23日。
- 2、本次可上市流通股份总数17,979,000股,占公司股份总数的9.74%。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

| 序 | 限售股份持有 | 持有限售股份数量 | 本次可上市流通股份数 | 本次可上市流通股份数量占公司股 | |
|----|--------|-----------|------------|-----------------|--|
| 号 | 人名称 | (股) | 量(股) | 份总数的比例 | |
| 1 | 叶芬弟 | 4,095,000 | 4,095,000 | 2.22% | |
| 2 | 杨建华 | 1,755,000 | 1,755,000 | 0.95% | |
| 3 | 夏成林 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0.55% | |
| 4 | 徐宁 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 5 | 夏岩林 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 6 | 李善军 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 7 | 陈棉楷 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 8 | 周良金 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 9 | 吉立军 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 10 | 余和林 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 11 | 林道友 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 12 | 叶锡坤 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 13 | 郑建光 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 14 | 张玉钦 | 975,000 | 975,000 | 0.53% | |
| 15 | 姜新民 | 390,000 | 390,000 | 0.21% | |

| A 11. | 17 070 000 | 17.070.000 | 0.740/ |
|-------|------------|------------|--------|
| 台 订 | 17,979,000 | 17,979,000 | 9.74% |

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人在公司上市时承诺: 自公司股票上市之日即2006年8月23 日起十二个月内不转让其持有的股份。上述承诺已严格履行。

四、股份变动情况表

| 股份类型 | 变动前(股) | 本次变动 (股) | | 变动后(股) |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 100 J J C II | | 增 | 减 | |
| 一、有限售条件的流通股 | 138,450,000 | | 17,979,000 | 120,471,000 |
| 其中: 1、国家持股 | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | |
| 3、境内非国有法人持股 | 59,670,000 | | | 59,670,000 |
| 4、境内自然人持股 | 78,780,000 | | 17,979,000 | 60,801,000 |
| 5、境外法人持股 | | | | |
| 6、境外自然人持股 | | | | |
| 7、其他 | | | | |
| 二、无限售条件的流通股 | 46,150,000 | 17,979,000 | | 64,129,000 |
| 三、股份总数 | 184,600,000 | 17,979,000 | 17,979,000 | 184,600,000 |

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 二〇〇七年八月二十日