证券代码：002076              证券简称：雪莱特                公告编号：2007-031

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于

发起人股东限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次有限售股份可上市流通数量为 37,103,331 股，实际可上市流通数量

为 14,214,464 股；

2.本次有限售股份可上市流通日为 2007 年 10 月 25 日。

  一、公司新股发行及股本状况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］82 号文核准，广东雪莱

特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 A 股

2,600 万股，并于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市交

易，公司总股本 102,372,598 股。公司 2006 年度实施了每 10 股转增 8 股并

分配现金股利 1 元（含税）的利润分配方案，公司总股本增加到 184,270,676

股。

  二、本次限售股份可上市流通安排

    1.本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 10 月 25 日；

2.本次可上市流通股份的总数 37,103,331 股，占公司股份总数的 20.14%。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份持

有人名称

持有限售股份

（股）

本次可上市流

通股(股)

本次可上市流通股数占

公司股份总数的比例

1 冼树忠 8,248,241 8,248,241 4.48%

2 张  明 6,186,181 6,186,181 3.36%

3 李正辉 6,186,180 6,186,180 3.36%

4 黄云龙 5,773,768 5,773,768 3.13%

5 李跃琪 3,436,767 3,436,767 1.86%

6 李拥民 3,299,295 3,299,295 1.79%

7 谷长寿 481,147 481,147 0.26%

8 孙家祥 481,147 481,147 0.26%

9 曾素芬 412,412 412,412 0.22%

10 杨正名 343,676 343,676 0.19%

11 高光义 343,676 343,676 0.19%

12 赵永清 343,676 343,676 0.19%

13 刘雪梅 343,676 343,676 0.19%

14 田家贵 343,676 343,676 0.19%

15 韩荣保 302,436 302,436 0.16%

16 张兴国 302,436 302,436 0.16%

17 何润婵 274,941 274,941 0.15%

18 合计 37,103,331 37,103,331 20.14%

说明：

1、限售股份持有人冼树忠作为本公司董事，本次实际可流通股份为其所持

股份总数 8,248,241 股的 25%，即 2,062,060 股，剩余 75%的股份将作为董事、

高级管理人员持股被冻结；限售股份持有人张明作为本公司董事，本次实际可流

通股份为其所持股份总数 6,186,181 股的 25%，即 1,546,545 股，剩余 75%的股

份将作为董事持股被冻结；限售股份持有人李跃琪作为本公司监事，本次实际可

流通股份为其所持股份总数股 3,436,767 股的 25%，即 859,192 股，剩余 75%的

股份将作为监事持股被冻结。

2、限售股份持有人李正辉，作为公司第一届董事会董事兼副总经理，于 2007

年 8 月 25 日辞去公司董事职务，于 2007 年 8 月 27 日经董事会决议辞去公司副

总经理职务。至 2008 年 2 月 26 日前，不得转让其所持有的本公司股份。

因李正辉与公司控股股东柴国生发生股权赠与纠纷，已获广东省高级人民法

院（2007）粤高法立保字第 9 号《民事裁定书》批准，现持有的公司股票 6,186,180

股被查封、冻结。

3、限售股份持有人李拥民，作为公司第一届监事会监事，于 2007 年 10 月

15 日届满不再连任。至 2008 年 4 月 14 日前，不得转让其所持有的本公司股份。

    三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

控股股东柴国生及其关联股东王毅、陈红、陈伟承诺自雪莱特股票上市之日

起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的雪莱特股份，也不由雪莱

特回购本人持有的股份。

公司其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的

雪莱特股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

经核查：公司的 21 个发起人股东所持股份未发生转让、委托他人管理及回

购的情况。

四、股份变动情况表

本次变动(股)
股份类型 变动前(股)

增 减
变动后(股)

有限售条件的

流通股
137,470,676  14,214,464 123,256,212

其中：1、国家

持股

2、国有法人持

股

3、其他内资持

股 137,470,676  14,214,464 123,256,212

其中：

境内法人持股

境内自然人持

股 137,470,676  14,214,464 123,256,212

４、外资持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持

股

二、无限售条

件股份 46,800,000 14,214,464  61,014,464

三、股份总数 184,270,676   184,270,676

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司

    2007 年 10 月 24 日