国信证券有限责任公司

关于广东巨轮模具股份有限公司

限售股份上市流通的核查报告

保荐人名称： 国信证券有限责任公司 上市公司A股简称： 巨轮股份

保荐代表人姓名： 廖家东 上市公司A股代码： 002031

本保荐人保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所：

广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“巨轮股份”、“公司”)股权分置改

革方案已于2005年10月26日实施完毕，至2007年10月25日，公司股权分置改革完

成将满24个月。根据巨轮股份股权分置改革方案中原非流通股股东(即公司限售

股份持有人)的承诺，自2007年10月25日起，公司限售股份持有人持有的部份限

售股份将可以上市流通。国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)作为巨

轮股份股权分置改革的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中小企业板上

市公司限售股份上市流通实施细则》(以下简称《细则》)的有关规定，出具关于

巨轮股份限售股份上市流通的核查报告。

本核查报告所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实(包括通过巨轮股

份取得的公司股权分置改革其他当事人的有关材料)均由巨轮股份提供。巨轮股

份已向本保荐人保证：其所提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料、

意见、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承

担全部责任。

一、巨轮股份股权分置改革方案的相关情况

1、股权分置改革基本情况

（1）股权分置改革方案

巨轮股份的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权向方案实施股权

登记日登记在册的流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股流通股将获得巨

轮股份非流通股股东支付的3.5股股份。

（2）股权分置改革方案的执行情况

巨轮股份股权分置改革方案于2005年10月18日经相关股东会议审议通过，实

施股权分置改革的股份变更登记日为2005年10月24日，对价股份上市交易日为

2005年10月26日。

2、股权分置改革方案中追加对价的实施情况

巨轮股份股权分置改革方案无追加对价安排。

二、巨轮股份限售股份持有人在股权分置改革时做出的承诺及其

履行情况

1、公司限售股份持有人在股权分置改革时做出的承诺

根据巨轮股份股权分置改革方案，公司限售股份持有人揭阳市外轮模具研究

开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、洪惠平、郑明略承诺如下：

（1）自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。

（2）在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，

出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个

月内不超过百分之十。

（3）自然人股东洪惠平、郑明略同时承诺：“在本人任职期间直至本人离

职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票”。

2、公司限售股份持有人的承诺履行情况

经核查，截至本核查报告签署之日：

揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、洪惠平、

郑明略持有的公司限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下

简称“登记公司”)锁定，未上市交易；上述限售股份持有人未以其持有的限售

股份为标的与任何人签署任何转让协议，该等限售股份未发生转让。

通过对股东承诺履行情况的核查，国信证券认为，巨轮股份限售股份持有人

严格按照承诺的约定切实履行其承诺。

二、巨轮股份自股权分置改革实施后至今股本结构变化和股东持

股变化情况

1、巨轮股份自股权分置改革实施后至今股本结构的变化情况

2007年1月8日，巨轮股份向社会公开发行20,000万元可转换公司债券，并自

2007年7月9日开始实施转股。

2007年9月10日，经巨轮股份2007年第二次临时股东大会审议通过,公司2007

年度中期资本公积金转增股本方案为：以股权登记日（2007年9月17日）收市时

公司总股本184,561,182股为基数，向全体股东每10股转增3股。转增后公司总股

本由184,561,182股增加至239,929,536股。

本次资本公积金转增股本前后股份变动情况如下表：

转增前 转增后

数量 比例(%)
资本公积金转增股本

数量 比例(%)

一、有限售条件股份 116,610,000   63.18 34,983,000 151,593,000   63.18

1、国家持股        -      -              -           -      -

2、国有法人持股        -      -              -           -      -

3、其它内资持股 116,610,000   63.18 34,983,000 151,593,000   63.18

其中：境内法人持股 58,305,000   31.59 17,491,500 75,796,500   31.59

境内自然人持股 58,305,000   31.59 17,491,500 75,796,500   31.59

4、外资持股        -      -              -           -      -

其中：境外法人持股        -      -              -           -      -

境外自然人持股        -      -              -           -      -

二、无限售条件股份 67,951,182   36.82 20,385,345 88,336,527   36.82

1、人民币普通股 67,951,182   36.82 20,385,345 88,336,527   36.82

2、境内上市的外资股        -      -              -           -      -

3、境外上市的外资股        -      -              -           -      -

4、其它        -      -              -           -      -

三、股份总数 184,561,182  100.00 55,368,354 239,929,536  100.00

2、巨轮股份自股权分置改革实施后至今有限售条件流通股的变化情况

截止本报告签署日，巨轮股份有限售条件的流通股股东持股情况如下表：

 限售股份持有人名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股票性质

揭阳市外轮模具研究开发有限公司 56,847,375    23.690 有限售条件流通股

洪惠平 37,898,250    15.795 有限售条件流通股
郑明略 37,898,250    15.795 有限售条件流通股
揭阳市飞越科技发展有限公司 18,949,125     7.900 有限售条件流通股
合计 151,593,000    63.180 0

注：洪惠平、郑明略持有的合计75,796,500股股票由中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司以“高管股份”的形式予以锁定。

三、其他有关情况说明

1、巨轮股份限售股份持有人所持有的公司限售股份均未涉及国资、外资。

2、担任公司高级管理人员的洪惠平、郑明略根据旧《公司法》第147条第二

款的规定，承诺其在任职期间不转让所持该公司的股票。但根据2005年10月27

日修订后的《公司法》和巨轮股份新《公司章程》的有关规定，董事、监事、高

级管理人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之

二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

四、巨轮股份本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通时间为2007年10月26日。

2、本次可上市流通股份的总数10,796,500股，占限售股份总数的7.12％、

无限售条件股份总数的12.16％和公司股份总数的4.49％；限售股份持有人本次

限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份持

有人名称

持有限售股份

数

本次可上市

流通股数

本次可上市

流通股数占

限售股份总

数的比例

本次可上市

流通股数占

无限售条件

股份总数的

比例

本次可上

市流通股

数占公司

股份总数

的比例

1

揭阳市外轮

模具研究开

发有限公司

56,847,375 10,796,500 7.12% 12.16% 4.49%

合   计 56,847,375 10,796,500 7.12% 12.16% 4.49%

3、巨轮股份限售股份持有人所持股份被质押的说明

2006年9月，巨轮股份申请公开发行不超过人民币2亿元可转换公司债券时，

中国光大银行深圳分行为本次可转换公司债券发行提供担保，为此，揭阳市外轮

模具研究开发有限公司将其持有的巨轮股份非国有限售流通股35,423,750股、揭

阳市飞越科技发展有限公司将其持有的巨轮股份非国有限售流通股14,576,250

股分别质押给中国光大银行深圳分行，股份质押派生的红股及配股一并予以质押

登记，质押期限为五年，至质权人申请解除质押登记为止。截止2007年10月22

日，揭阳市外轮模具研究开发有限公司被冻结股数为46,050,875股，揭阳市飞越

科技发展有限公司被冻结股数为18,949,125股，已按照有关规定申请锁定。

4、巨轮股份限售股份持有人所持股份以“高管股份”形式锁定的说明

洪惠平、郑明略分别持有巨轮股份限售流通股37,898,250股已由中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股份”的形式予以锁定，未列入本次限

售股份可上市流通的股东名单中。

5、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异

本保荐机构意见：本次有限售条件的流通股上市情况与《广东巨轮模具股份

有限公司股权分置改革说明书》所载情况一致。

本保荐机构意见：经核查，巨轮股份本次申请上市流通的有限售条件的流通

股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定以及持有有限售条件

的流通股股东在股权分置改革中所做出的相关承诺。

五、对有关证明文件的核查情况

为了核查巨轮股份限售股份持有人股权分置改革承诺的履行情况，以及与之

相关的其他情况，国信证券认真核查了以下文件：

1、巨轮股份股权分置改革说明书；

2、巨轮股份限售股份持有人分别出具的关于各自股权分置改革承诺履行情

况的说明；

3、巨轮股份限售股份持有人A股股票账户近一年间关于巨轮股份股票的交易

纪录；

4、巨轮股份出具的关于公司限售股份持有人股权分置改革承诺履行情况的

说明；

5、巨轮股份最新的《公司章程》。

六、保荐人结论性意见

根据国信证券的核查，截至本核查报告签署之日，巨轮股份限售股份持有人

均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。公司本次部分限售

股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《细则》等法律、法规、规章和深

圳证券交易所有关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

特此报告。

保荐代表人：

廖家东

国信证券有限责任公司

2007年10月23日