证券代码：000571    证券简称：新大洲 A   公告编号：临 2007-026

新大洲控股股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份上市流通数量为 239,153,711 股。

2、本次限售股份上市流通日为 2007 年 11 月 20 日。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革方案基本内容

1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持 10 股

流通股将获得非流通股股东支付的 2.3 股对价股份。全体非流通股股东共计支付

77,547,904 股股份。

2、非流通股股东承诺：

（1）本次股权分置改革方案实施后，公司全体非流通股股东对于获得流通权的

股份的上市交易或转让履行相关法定承诺。

（2）公司全体非流通股股东承诺：在不履行或者不完全履行承诺的情况下，将

赔偿其他股东因此而遭受的损失。

（3）公司全体非流通股股东声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除

非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

（4）由青岛统力星商贸有限公司代为垫付对价的济南金锐通科贸有限公司、济

南精世通商贸有限公司、济南世纪风商贸有限公司、济南金瀚实业有限公司、济南

百盛咨询服务部等五家股东所持本公司有限售条件的流通股股份如上市流通，须经

青岛统力星商贸有限公司及本公司的同意。

（二）通过股权分置改革方案的相关股东会日期：2006 年 9 月 4 日新大洲控股

股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。

（三）股权分置改革方案实施日：2006 年 11 月 10 日

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 11 月 20 日

2、本次可上市流通股份的总数为 239,153,711 股，占公司总股本的 32.49%，各

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号 股东名称
持有有限售

条件流通股

份数（股）

持有有限售

条件流通股

数占公司总

股本比例

本次可上市

流通股数

（股）

本次可上市

流通股数占

公司总股本

比例

剩余有限售

条件流通股

份数（股）

1 海南新元农业开发有限公司 89,481,652 12.16% 36,803,200 5.00% 52,678,452
2 上海浩洲车业有限公司 65,414,333 8.89% 36,803,200 5.00% 28,611,133
3 云南赐慧投资有限公司 31,345,865 4.26% 31,345,865 4.26% 0
4 洋浦丰裕实业发展有限公司 29,001,429 3.94% 29,001,429 3.94% 0
5 上海盟督贸易有限公司 26,946,838 3.66% 26,946,838 3.66% 0
6 洋浦金瑞实业有限公司 20,040,799 2.72% 20,040,799 2.72% 0
7 宏源证券股份有限公司 19,807,331 2.69% 19,807,331 2.69% 0
8 海南斯力特机动车配件有限公司 16,111,905 2.19% 16,111,905 2.19% 0
9 洋浦功成实业有限公司 15,306,310 2.08% 15,306,310 2.08% 0

10 天津摩托集团有限公司 2,416,786 0.33% 2,416,786 0.33% 0
11 青岛统力星商贸有限公司 1,958,307 0.27% 1,958,307 0.27% 0
12 洋浦金拓发展有限公司 1,208,393 0.16% 1,208,393 0.16% 0
13 山东创艺装饰工程有限公司 412,465 0.06% 412,465 0.06% 0
14 济南新视野工贸有限公司 402,798 0.05% 402,798 0.05% 0
15 济南金骑成功商务有限公司 225,567 0.03% 225,567 0.03% 0
16 济南天润运输有限公司 193,343 0.03% 193,343 0.03% 0
17 济南金锐通科贸有限公司 218,000 0.03% 0  218,000
18 济南精世通商贸有限公司 200,000 0.03% 0  200,000
19 济南世纪风商贸有限公司 200,000 0.03% 0  200,000
20 济南金瀚实业有限公司 150,000 0.02% 0  150,000
21 济南百盛咨询服务部 140,000 0.02% 0  140,000
22 济南新光速科技有限公司 88,615 0.01% 88,615 0.01% 0
23 烟台市智多多服装有限责任公司 80,560 0.01% 80,560 0.01% 0

合   计 321,351,296 43.66% 239,153,711 32.49% 82,197,585

注 1：2007 年 10 月，海南赐慧实业股份有限公司将所持本公司有限售条件的流

通股 31,345,865 股，全部转让给云南赐慧投资有限公司。两公司为同一控制人控制

下的企业，云南赐慧投资有限公司出具了《承诺函》，承诺继续遵守海南赐慧实业股

份有限公司在股改方案中作出的所有承诺并承诺履行相应义务，其所持股份可以市

流通。

    注 2：济南金锐通科贸有限公司、济南精世通商贸有限公司、济南世纪风商贸

有限公司、济南金瀚实业有限公司、济南百盛咨询服务部等五家公司因未偿还青岛

统力星商贸有限公司代为垫付的对价，其所持本公司有限售条件的流通股股份本次

不能上市流通。

三、本次可上市流通限售股份持有人的履约情况

本公司本次可上市流通的有限售条件流通股持有人均严格履行了在股权分置改

革时所做出的承诺。

四、股本结构变动表

本次变动前 本次变动后

数量 比例

本次增减变动

（＋/－） 数量 比例

一、有限售条件的流通股合计 321,416,152 43.67% -239,153,711 82,262,441 11.18%

1、国家及国有法人持股 19,807,331 2.69% -19,807,331 0 0.00%

2、境内一般法人持股 301,543,965 40.97% -219,346,380 82,197,585 11.17%

3、高管股 64,856 0.01% 64,856 0.01%

二、无限售条件的流通股合计 414,647,848 56.33% 239,153,711 653,801,559 88.82%

人民币普通股 414,647,848 56.33% 239,153,711 653,801,559 88.82%

三、股份总数 736,064,000 100.00% 0 736,064,000 100.00%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

根据申银万国证券股份有限公司的核查，出具如下结论性意见：

1、截至本意见出具日，新大洲限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出

的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；

2、新大洲董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、

规章和交易所规则。

六、其他事项

（一）本公司第一大股东海南新元农业开发有限公司在限售股份解除限售后六

个月以内暂无通过证券交易系统出售 5%以上解除限售流通股计划。海南新元农业

开发有限公司承诺：如果公司计划未来通过证券交易系统出售所持新大洲控股股份

有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，

公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

（二）在公司股权分置改革过程中，由本公司其他股东代为支付对价的济南金

锐通科贸有限公司、济南精世通商贸有限公司、济南世纪风商贸有限公司、济南金

瀚实业有限公司、济南百盛咨询服务部等五家公司所持本公司限售股份暂不能上市

流通，需向代为垫付对价的青岛统力星商贸有限公司偿还代为垫付的股份，取得其

同意后可由本公司董事会向深圳证券交易所申请限售股份上市流通。

（三）申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性

资金占用及上市公司对该股东的违规担保；

（四）公司高管持有的股份将在其任职期间及离职后按照国家相关法律、法规

和规范性文件的规定由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。

（五）限售股份持有人所持的公司股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广

大投资者。

（六）本次上市流通的 18 名限售股份持有人于 2007 年 11 月 19 日不得变更相

关数据。

七、备查文件

（一）限售股份上市流通申请表；

（二）保荐机构核查意见书。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

二○○七年十一月十七日