股票代码：002085          股票简称：万丰奥威         公告编号：2007-052

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于发起人股东限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次有限售股份可上市流通数量为 26,507,250 股，实际可上市流通数

量为 20,125,875 股；

2、本次有限售股份可上市流通日为 2007 年 11 月 28 日。

一、公司新股发行及股本状况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］108 号文核准， 浙江万

丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 A 股

8,000 万股，并于 2006 年 11 月 28 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公

司总股本 258,500,000 股。公司 2006 年度实施了每 10 股送 0.5 股、转增 0.5 股的

利润分配及资本公积金转增方案，公司总股本增加到 284,350,000 股。

二、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 11 月 28 日；

2.本次可上市流通股份的总数 26,507,250 股,占公司股份总数的 9.32%。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份

持有人名称

持有限售股

份数

本次可上市

流通股数

本次可上市流通股数

占公司股份总数的比

例

1 中国汽车技术研究中心 9,817,500 9,817,500 3.45%

2 张天民 3,927,000 3,927,000 1.38%

3 夏越璋 2,945,250 2,945,250 1.04%

4 朱训明 1,963,500 1,963,500 0.69%

5 俞林 1,963,500 1,963,500 0.69%

6 蔡竹妃 1,963,500 1,963,500 0.69%

7 吕永新 1,963,500 1,963,500 0.69%

8 程天虹 1,963,500 1,963,500 0.69%

合   计 26,507,250 26,507,250 9.32%

说明：

1、限售股份持有人朱训明作为本公司董事、总经理，本次实际可流通股份

为其所持股份总数 1,963,500 股的 25%，即 490,875 股，剩余 75%的股份将作为

董事、高级管理人员持股被冻结。

2、限售股份持有人夏越璋，作为公司第二届董事会董事、副董事长，于 2007

年 9 月 28 日届满不再连任，至 2008 年 3 月 27 日前,不得转让其所持有的本公司

股份；限售股份持有人俞林，作为公司第二届董事会董事，于 2007 年 9 月 28

日届满不再连任，至 2008 年 3 月 27 日前,不得转让其所持有的本公司股份。

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情

况

公司发起人股东中国汽车技术研究中心、张天民、夏越璋、朱训明、俞林、

蔡竹妃、吕永新、程天虹均承诺：自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转

让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。

经核查：上述限售股份持有人所持股份未发生转让、委托他人管理及回购

的情况。

四、股份变动情况表

本次变动
股份类型 变动前（股）

增 减
变动后（股）

一、有限售条件

股份
196,350,000  26,507,250 169,842,750

1、国家持股

2、国有法人持股 9,817,500  9,817,500 0

3、其他内资持股 186,532,500  16,689,750 169,842,750

其中：境内非国

有法人持股
127,627,500   127,627,500

境内自然人持股 58,905,000  16,689,750 42,215,250

4、外资持股

其中：
境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件

股份
88,000,000 26,507,250  114,507,250

三、股份总数 284,350,000   284,350,000

五、备查文件：限售股份上市流通申请表

特此公告

    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                                      董事会

2007 年 11 月 23 日